
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA ŞEHZADELER Manisa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 11. SINIF KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI - 5 68 85 445 9884

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 11,31 10,07 8,79 3,56 3,27 2,74 2,02 3,50 1,14 1,65 1,21 1,35 1,66 1,59 1,26 10,20 6,41 8,59 1,82 3,73 0,89 2,56 2,43 1,96 3,66 2,52 3,03 38,44 34,73 29,75 194,970 205,180 197,020 204,810

Okul Ortalaması 8,32 13,89 4,85 2,98 4,74 1,80 1,64 5,29 0,31 1,43 1,76 0,99 1,03 2,00 0,53 2,43 7,83 0,47 1,17 3,79 0,22 0,54 3,29 -0,28 1,00 2,96 0,26 20,54 45,55 9,15 135,840 165,050 116,070 132,730

KATILIMLAR

1 173 SENANUR SEZER 11A 16 9 13,75 6 2 5,50 3 6 1,50 4 1 3,75 1 1 0,75 4 1 3,75 2 0 2,00 36 20 31,00 203,455 3531 269,045 991 138,891 3453 219,809 2534

2 0 HAYRU NİSA ARSLAN 11A 23 6 21,50 4 5 2,75 2 8 0,00 4 1 3,75 1 4 0,00 1 9 -1,25 35 33 26,75 197,832 3796 291,375 607 242,139 1923

3 598 BİNNUR TURŞAK 11A 15 8 13,00 7 1 6,75 3 5 1,75 4 0 4,00 1 3 0,25 4 3 3,25 1 1 0,75 35 21 29,75 197,435 3810 271,751 928 127,460 3866 211,397 2773

4 583 KEVSER YAVAŞ 11A 16 11 13,25 6 4 5,00 5 5 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 34 23 28,25 186,082 4382 287,790 660 192,495 3414

5 739 HÜMEYSA ŞENGÖNÜL 11A 17 7 15,25 3 2 2,50 2 6 0,50 2 3 1,25 3 1 2,75 2 5 0,75 29 24 23,00 181,830 4620 250,926 1413 105,245 5011 211,220 2780

6 89 ZÜLAL AYDIN 11A 15 12 12,00 7 3 6,25 3 7 1,25 3 1 2,75 2 0 2,00 2 2 1,50 0 1 -0,25 32 26 25,50 181,627 4630 261,594 1160 108,892 4759 193,300 3382

7 734 MÜZEYYEN BULUT 15 9 12,75 4 6 2,50 3 3 2,25 5 0 5,00 3 1 2,75 1 2 0,50 31 21 25,75 181,252 4660 268,418 1014 103,500 5149 192,182 3427

8 342 BÜŞRA BAKŞİ 11A 14 12 11,00 4 2 3,50 1 3 0,25 2 1 1,75 1 2 0,50 4 0 4,00 26 20 21,00 177,030 4898 214,908 2383 127,930 3825 202,202 3081

9 377 TUĞBA YILMAZ 11A 15 10 12,50 4 4 3,00 2 7 0,25 3 2 2,50 1 2 0,50 2 3 1,25 2 0 2,00 29 28 22,00 175,962 4967 226,966 2019 121,441 4100 195,201 3317

10 497 MERVENUR ALKAN 11E 14 4 13,00 2 2 1,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 17 8 15,00 158,112 6011 205,044 2708 189,162 3521

11 543 FATMA EBRAR AKGÜN 11A 14 11 11,25 3 4 2,00 2 7 0,25 2 2 1,50 2 2 1,50 1 9 -1,25 24 35 15,25 152,155 6351 211,888 2473 170,594 4172

12 287 BERRE ÇÖLLÜ 11A 13 9 10,75 3 6 1,50 3 4 2,00 1 1 0,75 3 2 2,50 0 8 -2,00 23 30 15,50 149,592 6527 217,928 2294 162,339 4459

13 73 RÜMEYSA AKGÜL 11A 10 11 7,25 3 5 1,75 5 4 4,00 1 1 0,75 1 1 0,75 1 2 0,50 1 1 0,75 22 25 15,75 149,330 6547 196,674 2995 108,265 4817 153,792 4774

14 822 MERVE DOĞRU 11E 11 9 8,75 7 3 6,25 0 8 -2,00 3 2 2,50 0 4 -1,00 21 26 14,50 148,452 6590 197,615 2961 161,085 4505

15 443 SUDE DURMAZEL 11A 13 17 8,75 3 6 1,50 3 7 1,25 2 3 1,25 1 4 0,00 2 5 0,75 24 42 13,50 148,405 6596 186,497 3352 105,245 5011 165,850 4342

16 710 FİLİZ YİLDİRİM 11A 12 14 8,50 4 5 2,75 4 6 2,50 1 4 0,00 1 2 0,50 22 31 14,25 147,400 6649 195,870 3029 159,340 4569

17 198 SİNEM ASLAN 11C 12 10 9,50 3 4 2,00 3 3 2,25 2 2 1,50 2 2 1,50 0 7 -1,75 2 5 0,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 24 35 15,25 147,115 6666 212,379 2452 155,202 4729

18 0 MERYEM YILMAZ 11B 13 10 10,50 2 2 1,50 0 3 -0,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 1 3 0,25 16 21 10,75 143,502 6867 176,477 3698 170,124 4188

19 692 SEVGİ DOLAŞ 11D 12 12 9,00 3 4 2,00 0 6 -1,50 1 2 0,50 1 1 0,75 17 25 10,75 141,425 7009 173,948 3785 162,830 4435

20 71 NİSANUR BOZTAŞ 11A 11 15 7,25 3 4 2,00 3 5 1,75 1 3 0,25 2 3 1,25 0 3 -0,75 20 33 11,75 137,640 7229 183,968 3431 145,850 5011

21 25 GÜLTANIŞ 11E 4 26 -2,50 2 8 0,00 3 7 1,25 2 3 1,25 1 4 0,00 11 19 6,25 6 4 5,00 2 8 0,00 2 8 0,00 33 87 11,25 135,837 7339 98,443 5806 175,400 2512 122,266 5738

22 95 AFRA SUDE YAVAŞ 11E 11 14 7,50 2 1 1,75 0 2 -0,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 14 18 9,50 135,615 7354 165,066 4092 152,360 4805

23 115 AYŞENUR AKDENİZ 11B 7 17 2,75 4 5 2,75 1 4 0,00 1 1 0,75 3 0 3,00 4 7 2,25 20 34 11,50 135,170 7379 160,500 4271 115,715 4349 133,499 5407

24 501 SÜMEYYE NUR ARİK 11C 10 9 7,75 1 0 1,00 2 2 1,50 0 3 -0,75 13 14 9,50 134,190 7442 169,988 3915 149,340 4904

25 409 ZEYNEPBOZKURT 11B 9 7 7,25 2 2 1,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 11 11 8,25 132,542 7527 156,968 4403 150,615 4866

26 902 MİNE BELGİ 11C 9 11 6,25 1 4 0,00 1 3 0,25 2 2 1,50 1 2 0,50 14 22 8,50 130,857 7632 157,929 4372 143,635 5080

27 6610 ZEYNEP ADNAN MAHMUD 11E 10 20 5,00 1 9 -1,25 0 10 -2,50 2 3 1,25 1 4 0,00 8 22 2,50 4 6 2,50 1 9 -1,25 2 8 0,00 29 91 6,25 130,687 7643 119,028 5452 125,401 3946 150,793 4860

28 468 ZEYNEP ÇALKIN 11D 6 8 4,00 3 6 1,50 1 5 -0,25 3 2 2,50 3 1 2,75 16 22 10,50 129,970 7686 169,225 3957 127,930 5579

29 355 RÜVEYDA ALPTEKİN 11B 5 8 3,00 7 1 6,75 1 6 -0,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 2 6 0,50 16 22 10,50 129,095 7744 165,421 4082 103,500 5149 124,127 5689
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA ŞEHZADELER Manisa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 11. SINIF KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI - 5 68 85 445 9884

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 11,31 10,07 8,79 3,56 3,27 2,74 2,02 3,50 1,14 1,65 1,21 1,35 1,66 1,59 1,26 10,20 6,41 8,59 1,82 3,73 0,89 2,56 2,43 1,96 3,66 2,52 3,03 38,44 34,73 29,75 194,970 205,180 197,020 204,810

Okul Ortalaması 8,32 13,89 4,85 2,98 4,74 1,80 1,64 5,29 0,31 1,43 1,76 0,99 1,03 2,00 0,53 2,43 7,83 0,47 1,17 3,79 0,22 0,54 3,29 -0,28 1,00 2,96 0,26 20,54 45,55 9,15 135,840 165,050 116,070 132,730

KATILIMLAR

30 912 EDANUR ÇELİK 11E 9 10 6,50 2 3 1,25 0 3 -0,75 0 1 -0,25 11 17 6,75 127,870 7810 146,968 4709 145,380 5024

31 23 BİLGE BULUT 11E 10 20 5,00 4 6 2,50 2 8 0,00 1 4 0,00 1 4 0,00 18 42 7,50 126,100 7909 150,793 4582 134,910 5340

32 502 EDA KÖSE 11D 8 18 3,50 3 6 1,50 2 6 0,50 2 3 1,25 2 3 1,25 17 36 8,00 123,825 8023 153,029 4515 124,440 5674

33 646 11E 5 6 3,50 7 3 6,25 2 6 0,50 0 4 -1,00 14 19 9,25 123,720 8027 167,323 4015 118,087 5855

34 917 AYŞENUR TAŞDEMİR 11D 7 20 2,00 5 5 3,75 1 9 -1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 19 38 9,50 123,570 8042 161,618 4228 113,970 5960

35 0 ESMANUR BİNGÖL 11B 6 16 2,00 4 2 3,50 3 5 1,75 2 2 1,50 1 3 0,25 2 8 0,00 18 36 9,00 122,560 8099 158,441 4358 113,970 5960

36 257 MERYEM DEMİR 11D 7 23 1,25 5 5 3,75 3 7 1,25 3 2 2,50 1 4 0,00 19 41 8,75 120,412 8222 156,383 4419 108,735 6074

37 237 RUMEYSA G *FİDAN 11A 11 19 6,25 1 9 -1,25 2 8 0,00 1 4 0,00 1 4 0,00 0 7 -1,75 1 2 0,50 1 1 0,75 1 3 0,25 19 57 4,75 119,325 8274 135,694 5045 97,325 5298 132,517 5436

38 5550 SEMANUR KUŞÇU 11D 7 19 2,25 2 8 0,00 4 6 2,50 3 2 2,50 1 4 0,00 0 2 -0,50 1 1 0,75 18 42 7,50 119,085 8293 147,480 4692 101,285 5250 112,539 5996

39 505 TABAREK  ALASALİ 11E 3 13 -0,25 3 6 1,50 3 3 2,25 0 1 -0,25 5 9 2,75 1 6 -0,50 1 3 0,25 16 41 5,75 118,192 8339 120,501 5410 117,617 4247 115,736 5916

40 121 ELİF ASLAN 11B 7 18 2,50 1 2 0,50 0 1 -0,25 2 3 1,25 1 2 0,50 11 26 4,50 118,067 8348 119,048 5448 111,912 4623 125,401 5657

41 733 BEYZA AKÇILAR 11B 6 8 4,00 6 8 4,00 116,840 8415 127,930 5223 127,930 5579

42 628 ÜMMÜGÜLSÜM MİRZEOĞUL 11C 7 13 3,75 7 13 3,75 115,787 8460 126,185 5259 126,185 5619

43 935 LİN HARNUK 11E 2 5 0,75 2 1 1,75 0 3 -0,75 0 1 -0,25 3 3 2,25 1 3 0,25 0 3 -0,75 0 1 -0,25 8 20 3,00 113,297 8581 110,010 5604 110,950 4656 119,539 5813

44 465 NURCAN ORHAN 11B 3 5 1,75 2 8 0,00 1 6 -0,50 0 1 -0,25 2 3 1,25 8 23 2,25 111,665 8678 107,460 5666 108,735 4765 120,166 5798

45 528 BAHARR EKİNCİİ 11D 8 17 3,75 3 7 1,25 0 5 -1,25 0 1 -0,25 1 10 -1,50 3 6 1,50 0 2 -0,50 15 48 3,00 110,757 8718 124,597 5308 95,893 5310 116,656 5895

46 547 ELANUR İRGALİ 11B 3 27 -3,75 4 6 2,50 0 10 -2,50 1 4 0,00 0 5 -1,25 11 19 6,25 2 8 0,00 0 10 -2,50 3 7 1,25 24 96 0,00 107,687 8859 135,694 3566 113,541 5976

47 43 HİRANUR KAYA 11B 3 5 1,75 3 5 1,75 107,367 8869 112,225 5571 112,225 5999

48 784 TESLİME OKKALI 11C 3 27 -3,75 4 6 2,50 3 7 1,25 1 4 0,00 0 5 -1,25 8 22 2,50 1 9 -1,25 4 6 2,50 3 7 1,25 27 93 3,75 107,012 8884 89,718 5851 133,343 3638 89,718 6540

49 44 SEDANUR KAYA 11B 2 3 1,25 2 3 1,25 105,262 8945 108,735 5626 108,735 6074

50 487 NESLİHAN DOLAŞ 11A 5 18 0,50 1 9 -1,25 2 8 0,00 2 3 1,25 0 5 -1,25 3 9 0,75 13 52 0,00 103,067 9026 95,559 5826 105,245 5011 108,265 6098

51 647 ZEYNEP ÜLGEN 11B 5 25 -1,25 3 7 1,25 2 7 0,25 2 3 1,25 1 4 0,00 7 23 1,25 2 8 0,00 2 8 0,00 1 9 -1,25 25 94 1,50 103,042 9028 108,756 5625 100,794 5262 99,226 6375

52 590 ESMA İNAN 11C 7 19 2,25 2 5 0,75 0 5 -1,25 2 3 1,25 1 2 0,50 1 10 -1,50 0 3 -0,75 0 2 -0,50 0 2 -0,50 13 51 0,25 100,735 9091 123,656 5335 106,186 6138

53 858 EBRU GÜVERCİN 11D 4 8 2,00 0 5 -1,25 1 4 0,00 0 1 -0,25 0 6 -1,50 1 5 -0,25 1 1 0,75 0 3 -0,75 7 33 -1,25 97,802 9167 104,441 5743 104,441 6181

54 445 MİNE AKARSU 11C 4 14 0,50 0 7 -1,75 1 4 0,00 0 1 -0,25 0 2 -0,50 1 6 -0,50 0 4 -1,00 0 1 -0,25 6 39 -3,75 92,767 9229 87,618 5859 103,500 6192

55 97 GÜNEŞ ÖZCAN 11E 5 5 3,75 2 8 0,00 1 3 0,25 1 4 0,00 9 20 4,00 125,422 5281 100,010 6260

56 76 HÜMEYRA DEDEŞ 11D 6 24 0,00 1 8 -1,00 2 7 0,25 3 1 2,75 12 40 2,00 112,716 5558 100,010 6260

57 0 0 0 0,00 100,010 6260

58 0 0 0 0,00 100,010 6260
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA ŞEHZADELER Manisa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 11. SINIF KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI - 5 68 85 445 9884

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 11,31 10,07 8,79 3,56 3,27 2,74 2,02 3,50 1,14 1,65 1,21 1,35 1,66 1,59 1,26 10,20 6,41 8,59 1,82 3,73 0,89 2,56 2,43 1,96 3,66 2,52 3,03 38,44 34,73 29,75 194,970 205,180 197,020 204,810

Okul Ortalaması 8,32 13,89 4,85 2,98 4,74 1,80 1,64 5,29 0,31 1,43 1,76 0,99 1,03 2,00 0,53 2,43 7,83 0,47 1,17 3,79 0,22 0,54 3,29 -0,28 1,00 2,96 0,26 20,54 45,55 9,15 135,840 165,050 116,070 132,730

KATILIMLAR

59 0 0 0 0,00 100,010 6260

60 0 0 0 0,00 100,010 6260

61 31600 ZİLAN BUZKAN 11C 0 0 0,00 100,010 6260

62 240 HİRANUR KY 11B 5 19 0,25 1 6 -0,50 1 8 -1,00 1 2 0,50 2 3 1,25 1 7 -0,75 11 45 -0,25 96,990 6423

63 0 MERVENUR AYDIN 11D 3 22 -2,50 2 6 0,50 2 1 1,75 0 3 -0,75 7 32 -1,00 96,854 5818 77,795 6626

64 0 AMNA ALMAHMOUD 11E 0 5 -1,25 0 3 -0,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 1 5 -0,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 0 2 -0,50 2 22 -3,50 89,697 6543

65 15100 HELİN ÖZDEMİR 11C 1 10 -1,50 0 7 -1,75 1 6 -0,50 2 23 -3,75 86,364 6569

66 868 SEVİLAY ARSLAN 11E 2 28 -5,00 2 28 -5,00 65,110 6660

67 233 RUMEYSA SÖBE 11B 4 25 -2,25 1 9 -1,25 0 10 -2,50 0 5 -1,25 0 5 -1,25 5 25 -1,25 1 4 0,00 0 10 -2,50 3 7 1,25 14 100 -11,00 76,364 6632

68 414 RABİA GÜVENDİ K 11C 1 26 -5,50 2 5 0,75 2 8 0,00 0 5 -1,25 0 3 -0,75 0 26 -6,50 0 10 -2,50 1 9 -1,25 2 8 0,00 8 100 -17,00 20,326 6674
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA ŞEHZADELER Manisa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 11. SINIF KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI - 5 68 85 445 9884

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 11,3 10,1 8,79 8,9 9,6 6,49 10,2 6,4 8,59 8,0 8,7 5,87 38,4 34,7 29,74 194,970 205,180 197,020 204,810

Okul Ortalaması 8,3 13,9 4,85 7,1 13,8 3,64 2,4 7,8 0,47 2,7 10,0 0,20 20,6 45,6 9,16 135,840 165,050 116,070 132,730

KATILIMLAR

1 173 SENANUR SEZER 11A 16 9 13,75 14 10 11,50 4 1 3,75 2 0 2,00 36 20 31,00 203,455 1 1 3531 269,045 4 4 991 138,891 1 2 3453 219,809 2 2 2534

2 0 HAYRU NİSA ARSLAN 11A 23 6 21,50 11 18 6,50 1 9 -1,25 35 33 26,75 197,832 2 2 3796 291,375 1 1 607 242,139 1 1 1923

3 598 BİNNUR TURŞAK 11A 15 8 13,00 15 9 12,75 4 3 3,25 1 1 0,75 35 21 29,75 197,435 3 3 3810 271,751 3 3 928 127,460 3 6 3866 211,397 3 3 2773

4 583 KEVSER YAVAŞ 11A 16 11 13,25 18 12 15,00 34 23 28,25 186,082 4 4 4382 287,790 2 2 660 192,495 8 8 3414

5 739 HÜMEYSA ŞENGÖNÜL 11A 17 7 15,25 10 12 7,00 2 5 0,75 29 24 23,00 181,830 5 5 4620 250,926 6 7 1413 105,245 7 16 5011 211,220 4 4 2780

6 89 ZÜLAL AYDIN 11A 15 12 12,00 15 11 12,25 2 2 1,50 0 1 -0,25 32 26 25,50 181,627 6 6 4630 261,594 5 6 1160 108,892 5 13 4759 193,300 7 7 3382

7 734 MÜZEYYEN BULUT 15 9 12,75 15 10 12,50 1 2 0,50 31 21 25,75 181,252 1 7 4660 268,418 1 5 1014 103,500 1 19 5149 192,182 1 9 3427

8 342 BÜŞRA BAKŞİ 11A 14 12 11,00 8 8 6,00 4 0 4,00 26 20 21,00 177,030 7 8 4898 214,908 9 10 2383 127,930 2 5 3825 202,202 5 5 3081

9 377 TUĞBA YILMAZ 11A 15 10 12,50 10 15 6,25 2 3 1,25 2 0 2,00 29 28 22,00 175,962 8 9 4967 226,966 7 8 2019 121,441 4 8 4100 195,201 6 6 3317

10 497 MERVENUR ALKAN 11E 14 4 13,00 3 3 2,25 0 1 -0,25 17 8 15,00 158,112 1 10 6011 205,044 1 13 2708 189,162 1 10 3521

11 543 FATMA EBRAR AKGÜN 11A 14 11 11,25 9 15 5,25 1 9 -1,25 24 35 15,25 152,155 9 11 6351 211,888 10 12 2473 170,594 9 11 4172

12 287 BERRE ÇÖLLÜ 11A 13 9 10,75 10 13 6,75 0 8 -2,00 23 30 15,50 149,592 10 12 6527 217,928 8 9 2294 162,339 11 15 4459

13 73 RÜMEYSA AKGÜL 11A 10 11 7,25 10 11 7,25 1 2 0,50 1 1 0,75 22 25 15,75 149,330 11 13 6547 196,674 11 15 2995 108,265 6 15 4817 153,792 13 19 4774

14 822 MERVE DOĞRU 11E 11 9 8,75 10 17 5,75 21 26 14,50 148,452 2 14 6590 197,615 2 14 2961 161,085 2 16 4505

15 443 SUDE DURMAZEL 11A 13 17 8,75 9 20 4,00 2 5 0,75 24 42 13,50 148,405 12 15 6596 186,497 13 17 3352 105,245 7 16 5011 165,850 10 13 4342

16 710 FİLİZ YİLDİRİM 11A 12 14 8,50 10 17 5,75 22 31 14,25 147,400 13 16 6649 195,870 12 16 3029 159,340 12 17 4569

17 198 SİNEM ASLAN 11C 12 10 9,50 10 11 7,25 0 7 -1,75 2 7 0,25 24 35 15,25 147,115 1 17 6666 212,379 1 11 2452 155,202 1 18 4729

18 0 MERYEM YILMAZ 11B 13 10 10,50 2 6 0,50 0 2 -0,50 1 3 0,25 16 21 10,75 143,502 1 18 6867 176,477 1 19 3698 170,124 1 12 4188

19 692 SEVGİ DOLAŞ 11D 12 12 9,00 5 13 1,75 17 25 10,75 141,425 1 19 7009 173,948 1 20 3785 162,830 1 14 4435

20 71 NİSANUR BOZTAŞ 11A 11 15 7,25 9 15 5,25 0 3 -0,75 20 33 11,75 137,640 14 20 7229 183,968 14 18 3431 145,850 14 24 5011

21 25 GÜLTANIŞ 11E 4 26 -2,50 8 22 2,50 11 19 6,25 10 20 5,00 33 87 11,25 135,837 3 21 7339 98,443 11 52 5806 175,400 1 1 2512 122,266 7 36 5738

22 95 AFRA SUDE YAVAŞ 11E 11 14 7,50 3 4 2,00 14 18 9,50 135,615 4 22 7354 165,066 4 25 4092 152,360 3 20 4805

23 115 AYŞENUR AKDENİZ 11B 7 17 2,75 9 10 6,50 4 7 2,25 20 34 11,50 135,170 2 23 7379 160,500 3 27 4271 115,715 2 10 4349 133,499 3 28 5407

24 501 SÜMEYYE NUR ARİK 11C 10 9 7,75 3 2 2,50 0 3 -0,75 13 14 9,50 134,190 2 24 7442 169,988 2 21 3915 149,340 2 23 4904

25 409 ZEYNEPBOZKURT 11B 9 7 7,25 2 4 1,00 11 11 8,25 132,542 3 25 7527 156,968 5 30 4403 150,615 2 22 4866

26 902 MİNE BELGİ 11C 9 11 6,25 5 11 2,25 14 22 8,50 130,857 3 26 7632 157,929 3 29 4372 143,635 3 26 5080

27 6610 ZEYNEP ADNAN MAHMUD 11E 10 20 5,00 4 26 -2,50 8 22 2,50 7 23 1,25 29 91 6,25 130,687 5 27 7643 119,028 9 44 5452 125,401 2 7 3946 150,793 4 21 4860

28 468 ZEYNEP ÇALKIN 11D 6 8 4,00 10 14 6,50 16 22 10,50 129,970 2 28 7686 169,225 2 22 3957 127,930 2 30 5579

29 355 RÜVEYDA ALPTEKİN 11B 5 8 3,00 9 8 7,00 2 6 0,50 16 22 10,50 129,095 4 29 7744 165,421 2 24 4082 103,500 5 19 5149 124,127 6 35 5689

30 912 EDANUR ÇELİK 11E 9 10 6,50 2 7 0,25 11 17 6,75 127,870 6 30 7810 146,968 6 35 4709 145,380 5 25 5024
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA ŞEHZADELER Manisa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 11. SINIF KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI - 5 68 85 445 9884

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 11,3 10,1 8,79 8,9 9,6 6,49 10,2 6,4 8,59 8,0 8,7 5,87 38,4 34,7 29,74 194,970 205,180 197,020 204,810

Okul Ortalaması 8,3 13,9 4,85 7,1 13,8 3,64 2,4 7,8 0,47 2,7 10,0 0,20 20,6 45,6 9,16 135,840 165,050 116,070 132,730

KATILIMLAR

31 23 BİLGE BULUT 11E 10 20 5,00 8 22 2,50 18 42 7,50 126,100 7 31 7909 150,793 5 33 4582 134,910 6 27 5340

32 502 EDA KÖSE 11D 8 18 3,50 9 18 4,50 17 36 8,00 123,825 3 32 8023 153,029 5 32 4515 124,440 3 34 5674

33 646 11E 5 6 3,50 9 9 6,75 0 4 -1,00 14 19 9,25 123,720 8 33 8027 167,323 3 23 4015 118,087 9 39 5855

34 917 AYŞENUR TAŞDEMİR 11D 7 20 2,00 12 18 7,50 19 38 9,50 123,570 4 34 8042 161,618 3 26 4228 113,970 5 42 5960

35 0 ESMANUR BİNGÖL 11B 6 16 2,00 10 12 7,00 2 8 0,00 18 36 9,00 122,560 5 35 8099 158,441 4 28 4358 113,970 8 42 5960

36 257 MERYEM DEMİR 11D 7 23 1,25 12 18 7,50 19 41 8,75 120,412 5 36 8222 156,383 4 31 4419 108,735 7 47 6074

37 237 RUMEYSA G *FİDAN 11A 11 19 6,25 5 25 -1,25 0 7 -1,75 3 6 1,50 19 57 4,75 119,325 15 37 8274 135,694 15 36 5045 97,325 10 23 5298 132,517 15 29 5436

38 5550 SEMANUR KUŞÇU 11D 7 19 2,25 10 20 5,00 0 2 -0,50 1 1 0,75 18 42 7,50 119,085 6 38 8293 147,480 6 34 4692 101,285 1 21 5250 112,539 6 45 5996

39 505 TABAREK  ALASALİ 11E 3 13 -0,25 6 10 3,50 5 9 2,75 2 9 -0,25 16 41 5,75 118,192 9 39 8339 120,501 8 42 5410 117,617 3 9 4247 115,736 10 41 5916

40 121 ELİF ASLAN 11B 7 18 2,50 1 3 0,25 2 3 1,25 1 2 0,50 11 26 4,50 118,067 6 40 8348 119,048 7 43 5448 111,912 3 11 4623 125,401 5 33 5657

41 733 BEYZA AKÇILAR 11B 6 8 4,00 6 8 4,00 116,840 7 41 8415 127,930 6 37 5223 127,930 4 30 5579

42 628 ÜMMÜGÜLSÜM MİRZEOĞUL11C 7 13 3,75 7 13 3,75 115,787 4 42 8460 126,185 4 38 5259 126,185 4 32 5619

43 935 LİN HARNUK 11E 2 5 0,75 2 5 0,75 3 3 2,25 1 7 -0,75 8 20 3,00 113,297 10 43 8581 110,010 10 47 5604 110,950 4 12 4656 119,539 8 38 5813

44 465 NURCAN ORHAN 11B 3 5 1,75 3 15 -0,75 2 3 1,25 8 23 2,25 111,665 8 44 8678 107,460 11 50 5666 108,735 4 14 4765 120,166 7 37 5798

45 528 BAHARR EKİNCİİ 11D 8 17 3,75 3 13 -0,25 1 10 -1,50 3 8 1,00 15 48 3,00 110,757 7 45 8718 124,597 7 40 5308 95,893 2 24 5310 116,656 4 40 5895

46 547 ELANUR İRGALİ 11B 3 27 -3,75 5 25 -1,25 11 19 6,25 5 25 -1,25 24 96 0,00 107,687 9 46 8859 135,694 1 3 3566 113,541 9 44 5976

47 43 HİRANUR KAYA 11B 3 5 1,75 3 5 1,75 107,367 10 47 8869 112,225 8 46 5571 112,225 10 46 5999

48 784 TESLİME OKKALI 11C 3 27 -3,75 8 22 2,50 8 22 2,50 8 22 2,50 27 93 3,75 107,012 5 48 8884 89,718 6 55 5851 133,343 1 4 3638 89,718 8 62 6540

49 44 SEDANUR KAYA 11B 2 3 1,25 2 3 1,25 105,262 11 49 8945 108,735 10 49 5626 108,735 11 47 6074

50 487 NESLİHAN DOLAŞ 11A 5 18 0,50 5 25 -1,25 3 9 0,75 13 52 0,00 103,067 16 50 9026 95,559 16 54 5826 105,245 7 16 5011 108,265 16 49 6098

51 647 ZEYNEP ÜLGEN 11B 5 25 -1,25 8 21 2,75 7 23 1,25 5 25 -1,25 25 94 1,50 103,042 12 51 9028 108,756 9 48 5625 100,794 6 22 5262 99,226 12 60 6375

52 590 ESMA İNAN 11C 7 19 2,25 5 15 1,25 1 10 -1,50 0 7 -1,75 13 51 0,25 100,735 6 52 9091 123,656 5 41 5335 106,186 5 50 6138

53 858 EBRU GÜVERCİN 11D 4 8 2,00 1 10 -1,50 0 6 -1,50 2 9 -0,25 7 33 -1,25 97,802 8 53 9167 104,441 9 51 5743 104,441 8 51 6181

54 445 MİNE AKARSU 11C 4 14 0,50 1 14 -2,50 1 11 -1,75 6 39 -3,75 92,767 7 54 9229 87,618 7 56 5859 103,500 6 52 6192

55 97 GÜNEŞ ÖZCAN 11E 9 20 4,00 9 20 4,00 125,422 7 39 5281 100,010 11 53 6260

56 76 HÜMEYRA DEDEŞ 11D 6 24 0,00 6 16 2,00 12 40 2,00 112,716 8 45 5558 100,010 9 53 6260

57 0 0 0 0,00 100,010 2 53 6260

58 0 0 0 0,00 100,010 2 53 6260

59 0 0 0 0,00 100,010 2 53 6260

60 0 0 0 0,00 100,010 2 53 6260

                                                2 / 3



OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA ŞEHZADELER Manisa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 11. SINIF KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI - 5 68 85 445 9884

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 11,3 10,1 8,79 8,9 9,6 6,49 10,2 6,4 8,59 8,0 8,7 5,87 38,4 34,7 29,74 194,970 205,180 197,020 204,810

Okul Ortalaması 8,3 13,9 4,85 7,1 13,8 3,64 2,4 7,8 0,47 2,7 10,0 0,20 20,6 45,6 9,16 135,840 165,050 116,070 132,730

KATILIMLAR

61 31600 ZİLAN BUZKAN 11C 0 0 0,00 100,010 7 53 6260

62 240 HİRANUR KY 11B 5 19 0,25 5 19 0,25 1 7 -0,75 11 45 -0,25 96,990 13 61 6423

63 0 MERVENUR AYDIN 11D 3 22 -2,50 4 7 2,25 0 3 -0,75 7 32 -1,00 96,854 10 53 5818 77,795 10 65 6626

64 0 AMNA ALMAHMOUD 11E 0 5 -1,25 1 7 -0,75 1 5 -0,25 0 5 -1,25 2 22 -3,50 89,697 12 63 6543

65 15100 HELİN ÖZDEMİR 11C 1 10 -1,50 0 7 -1,75 1 6 -0,50 2 23 -3,75 86,364 9 64 6569

66 868 SEVİLAY ARSLAN 11E 2 28 -5,00 2 28 -5,00 65,110 13 67 6660

67 233 RUMEYSA SÖBE 11B 4 25 -2,25 1 29 -6,25 5 25 -1,25 4 21 -1,25 14 100 -11,00 76,364 14 66 6632

68 414 RABİA GÜVENDİ K 11C 1 26 -5,50 4 21 -1,25 0 26 -6,50 3 27 -3,75 8 100 -17,00 20,326 10 68 6674
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

MANİSA ŞEHZADELER Manisa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 11. SINIF KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI - 5

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA

Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Puan Puan Puan Puan
Okul

(68)
4,85 1,80 0,31 0,99 0,53 0,47 0,22 -0,28 0,26 9,15 135,840 165,050 116,070 132,730

İlçe
(85)

5,78 (2) 2,02 (2) 0,57 (2) 1,09 (2) 0,65 (2) 0,84 (2) 0,33 (2) -0,08 (2) 0,72 (2) 11,92 (2) 142,880 174,320 120,220 141,010
İl

(445)
8,84 (7) 2,72 (7) 1,39 (8) 1,67 (7) 1,27 (7) 6,54 (8) 0,46 (6) 1,41 (8) 2,91 (8) 27,21 (8) 185,320 197,710 164,750 180,630

Genel
(9884)

8,79 (147) 2,74 (122) 1,14 (110) 1,35 (93) 1,26 (114) 8,59 (175) 0,89 (98) 1,96 (151) 3,03 (154) 29,75 (175) 194,970 205,180 197,020 204,810
Yukarıdaki tabloda okul satırında yazan değerler okulunuza ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, okul ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. İlçe, il ve genel satırlarında ise; ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.
Eğer okul ortalamanız bu değerlere göre daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle ilgili değer gösterilir. Parantez içinde yazılan değerler katılım sayılarıdır.

ŞUBE ORTALAMALARI
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA

Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Puan Puan Puan Puan

(5)
12,75 2,50 2,25 5,00 2,75 0,50 25,75 181,250 268,420 103,500 118,440

11A
(16)

10,80 2,77 1,31 1,75 0,98 0,68 0,08 0,12 0,92 19,41 163,010 218,650 114,590 179,140
11B
(14)

2,12 1,68 -0,57 0,27 0,16 1,02 0,15 -1,00 0,25 4,08 119,400 136,540 112,720 119,490
11C
(10)

2,14 0,31 0,31 0,47 0,19 -1,42 -0,85 -0,10 0,05 1,10 118,350 138,210 133,340 108,050
11D
(10)

2,52 1,20 0,20 1,12 1,00 -1,06 0,42 0,08 0,00 5,48 120,860 140,030 98,590 114,930
11E
(13)

3,42 2,04 -0,27 0,54 -0,06 1,75 1,40 -0,45 -0,15 8,22 131,790 146,020 132,340 128,010

Yukarıdaki şube ortalamaları tablosunda şubelerinize ait ortalamalar okul ortalaması ile kıyaslanmıştır. Şube isimlerinin altında parantez içindeki değerler şube katılımıdır.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
Manisa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi okulunda 68 6

ŞEHZADELER ilçesinde 85 9 2
MANİSA ilinde 445 37 8 6

Genelde 9884 870 196 104 49

DERECELER

Genelde sınava 196 okul katıldı, okulunuz [TYT] puanında 170. [SÖZ] puanında 130. [SAY] puanında 143. [EA] puanında 143. oldu

MANİSA ilinde sınava 8 okul katıldı, okulunuz [TYT] puanında 8. [SÖZ] puanında 6. [SAY] puanında 7. [EA] puanında 7. oldu

ŞEHZADELER ilçesinde sınava 2 okul katıldı, okulunuz [TYT] puanında 2. [SÖZ] puanında 2. [SAY] puanında 2. [EA] puanında 2. oldu
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

MANİSA ŞEHZADELER Manisa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 11. SINIF KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI - 5
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

MANİSA ŞEHZADELER Manisa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 11. SINIF KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI - 5
Bu sayfada kurumunuzdaki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.
Her kazanımın başında köşeli parantez içinde + veya - işaretleri bulunur. Başarı oranı %50 ve üstünde olan kazanımlar için + diğerleri için - işareti kullanılır.

Soru D Y %

TYT Türkçe (62 Öğrenci) 30 8,32 13,89 28

Türkçe 30 8,32 13,89 28
[+] Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin
İçerik ve Özellikleri

1 0,61 0,24 61

[+] Paragrafın Yardımcı Fikirleri
(Düşünceleri)

1 0,65 0,29 65

Soru D Y %

TYT Sosyal (58 Öğrenci) 30 7,09 13,79 24

Tarih-1 10 2,98 4,74 30

Coğrafya-1 10 1,64 5,29 16

Felsefe 5 1,43 1,76 29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1,03 2,00 21

Soru D Y %

TYT Matematik (42 Öğrenci) 30 2,43 7,83 8

Matematik-1 30 2,43 7,83 8

Soru D Y %

TYT Fen (24 Öğrenci) 30 2,71 10,04 9

Fizik 10 1,17 3,79 12

Kimya 10 0,54 3,29 5

Biyoloji 10 1,00 2,96 10
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

MANİSA ŞEHZADELER Manisa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 11. SINIF KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI - 5

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA

Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Puan Puan Puan Puan
Okul

(68)
4,85 1,80 0,31 0,99 0,53 0,47 0,22 -0,28 0,26 9,15 135,840 165,050 116,070 132,730

İlçe
(85)

5,78 (2) 2,02 (2) 0,57 (2) 1,09 (2) 0,65 (2) 0,84 (2) 0,33 (2) -0,08 (2) 0,72 (2) 11,92 (2) 142,880 174,320 120,220 141,010
İl

(445)
8,84 (7) 2,72 (7) 1,39 (8) 1,67 (7) 1,27 (7) 6,54 (8) 0,46 (6) 1,41 (8) 2,91 (8) 27,21 (8) 185,320 197,710 164,750 180,630

Genel
(9884)

8,79 (147) 2,74 (122) 1,14 (110) 1,35 (93) 1,26 (114) 8,59 (175) 0,89 (98) 1,96 (151) 3,03 (154) 29,75 (175) 194,970 205,180 197,020 204,810
Yukarıdaki tabloda okul satırında yazan değerler okulunuza ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, okul ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. İlçe, il ve genel satırlarında ise; ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.
Eğer okul ortalamanız bu değerlere göre daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle ilgili değer gösterilir. Parantez içinde yazılan değerler katılım sayılarıdır.

ŞUBE ORTALAMALARI
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA

Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Puan Puan Puan Puan

(5)
12,75 2,50 2,25 5,00 2,75 0,50 25,75 181,250 268,420 103,500 118,440

11A
(16)

10,80 2,77 1,31 1,75 0,98 0,68 0,08 0,12 0,92 19,41 163,010 218,650 114,590 179,140
11B
(14)

2,12 1,68 -0,57 0,27 0,16 1,02 0,15 -1,00 0,25 4,08 119,400 136,540 112,720 119,490
11C
(10)

2,14 0,31 0,31 0,47 0,19 -1,42 -0,85 -0,10 0,05 1,10 118,350 138,210 133,340 108,050
11D
(10)

2,52 1,20 0,20 1,12 1,00 -1,06 0,42 0,08 0,00 5,48 120,860 140,030 98,590 114,930
11E
(13)

3,42 2,04 -0,27 0,54 -0,06 1,75 1,40 -0,45 -0,15 8,22 131,790 146,020 132,340 128,010

Yukarıdaki şube ortalamaları tablosunda şubelerinize ait ortalamalar okul ortalaması ile kıyaslanmıştır. Şube isimlerinin altında parantez içindeki değerler şube katılımıdır.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
Manisa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi okulunda 68 6

ŞEHZADELER ilçesinde 85 9 2
MANİSA ilinde 445 37 8 6

Genelde 9884 870 196 104 49

DERECELER

Genelde sınava 196 okul katıldı, okulunuz [TYT] puanında 170. [SÖZ] puanında 130. [SAY] puanında 143. [EA] puanında 143. oldu

MANİSA ilinde sınava 8 okul katıldı, okulunuz [TYT] puanında 8. [SÖZ] puanında 6. [SAY] puanında 7. [EA] puanında 7. oldu

ŞEHZADELER ilçesinde sınava 2 okul katıldı, okulunuz [TYT] puanında 2. [SÖZ] puanında 2. [SAY] puanında 2. [EA] puanında 2. oldu
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

MANİSA ŞEHZADELER Manisa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 11. SINIF KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI - 5
Bu sayfada kurumunuzdaki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.
Her kazanımın başında köşeli parantez içinde + veya - işaretleri bulunur. Başarı oranı %50 ve üstünde olan kazanımlar için + diğerleri için - işareti kullanılır.

Soru D Y %

TYT Türkçe (62 Öğrenci) 30 8,32 13,89 28

Türkçe 30 8,32 13,89 28
[-] Söz Öbeklerinde Anlam 2 0,74 1,02 37

[-] Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0,16 0,71 16

[-] Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri
(Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart,
Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin
Açıklayıcısı Olan Yargılar

1 0,21 0,52 21

[-] Paragrafı İkiye Ayırma 1 0,44 0,47 44

[-] Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0,29 0,47 29

[-] Edebi Akımlar 1 0,16 0,60 16

[-] Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye
(1923-1940)

2 0,52 1,21 26

[-] Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0,42 0,32 42

[-] Servetifünun Dönemi şiirinin genel
özelliklerini kavrar.

1 0,24 0,39 24

[-] Saf Şiir 1 0,27 0,45 27

[-] Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek
Kullanımlar

1 0,47 0,45 47

[-] Metindeki Boşlukların Uygun
Sözcüklerle Tamamlanması

1 0,05 0,82 5

[-] Cumhuriyet Dönemi sohbet
yazarlarını tanır.

1 0,37 0,35 37

[-] ROMAN 1 0,29 0,50 29

[-] Dünya Edebiyatında Roman 1 0,11 0,44 11

[-] 1950-1980 arasında eser veren
roman yazarlarını tanır.

2 0,77 0,84 39

[-] Yazım Kuralları 1 0,06 0,68 6

[-] Noktalama İşaretleri 1 0,26 0,47 26

[-] ANLATIM BOZUKLUKLARI 2 0,24 0,58 12

[-] Cümlenin Ögeleri 2 0,32 0,65 16

[-] Cumhuriyet öncesindeki fıkra
türünün genel özelliklerini bilir.

1 0,24 0,60 24

[-] Makale türünün genel özelliklerini
kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini
bilir.

1 0,31 0,45 31

[-] 1923-1950 arasında eser veren
roman yazarlarını tanır.

1 0,11 0,39 11

Soru D Y %

TYT Sosyal (58 Öğrenci) 30 7,09 13,79 24

Tarih-1 10 2,98 4,74 30
[-] 1700-1774 yılları arasındaki süreçte
meydana gelen başlıca siyasi
gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar
üzerinde gösterir.

2 0,64 1,07 32

[-] Avrupa düşüncesinde meydana gelen
değişimleri ve bunların etkilerini analiz
eder.

2 0,38 1,16 19

[-] Avrupa   daki gelişmelere bağlı
olarak Osmanlı idari, askerî ve
ekonomik yapısında meydana gelen
değişimleri analiz eder.

1 0,41 0,38 41

[-] Osmanlı devlet idaresi ve toplum
düzenindeki çözülmeleri önleme
çabalarını analiz eder.

1 0,24 0,52 24

[-] Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi
Devrimi ile birlikte devlet-toplum
ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü
kavrar.

2 0,52 0,88 26

[-] XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet
içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak
girişimlerini açıklar.

2 0,79 0,74 40

Coğrafya-1 10 1,64 5,29 16
[-] Türkiye   de tarım sektörünün
özelliklerini açıklar.

2 0,41 1,02 21

[-] Tarımın Türkiye ekonomisindeki
yerini açıklar.

1 0,07 0,72 7

[-] Türkiye'nin madenleri ve enerji
kaynaklarının dağılışını açıklar.

3 0,36 1,48 12

[-] Türkiye'de sanayi sektörünün
özelliklerini açıklar.

3 0,52 1,71 17

[-] Biyoçeşitliliğin oluşumu ve
azalmasında etkili olan faktörleri açıklar.

1 0,28 0,36 28

Felsefe 5 1,43 1,76 29
[-] 18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin
karakteristik özelliklerini açıklar.

2 0,57 0,60 28

[-] Örnek felsefi metinlerden hareketle
15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi
görüşlerini analiz eder.

1 0,24 0,40 24

[-] MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini
hazırlayan düşünce ortamını açıklar.

1 0,21 0,53 21

[-] Örnek felsefi metinlerden hareketle
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının
felsefi görüşlerini analiz eder.

1 0,41 0,22 41

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1,03 2,00 21
[-] Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı
kavramları yorumlar.

2 0,22 0,93 11

[-] Hz. Muhammed   in peygamberlikle
ilgili görevlerini açıklar.

1 0,24 0,31 24

[-] Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini
tanır.

1 0,40 0,28 40

[-] Cenaze uğurlama ile ilgili dinî
uygulamaları örneklerle açıklar.

1 0,17 0,48 17

Soru D Y %

TYT Matematik (42 Öğrenci) 30 2,43 7,83 8

Matematik-1 30 2,43 7,83 8
[-] İkinci dereceden bir değişkenli
fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar.

7 0,45 1,64 6

[-] İkinci dereceden fonksiyonlarla
modellenebilen problemleri çözer.

2 0,14 0,45 7

[-] Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini
kullanarak problem çözer.

2 0,24 0,98 12

[-] Bir fonksiyonun grafiğinden,
dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon
grafikleri çizer.

2 0,10 0,60 5

[-] İkinci dereceden bir bilinmeyenli
eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur.

9 0,55 2,05 6

[-] İkinci dereceden bir bilinmeyenli
eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümesini
bulur.

3 0,33 0,48 11

[-] Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri
ile ilişkilendirir.

1 0,29 0,31 29

[-] Analitik düzlemde doğruları
inceleyerek işlemler yapar.

1 0,05 0,60 5

[-] Analitik düzlemde iki nokta
arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde
ederek problemler çözer.

1 0,24 0,36 24

[-] İkinci dereceden İki bilinmeyenli
denklem sistemlerinin çözüm kümesini
bulur.

2 0,05 0,38 2

Soru D Y %

TYT Fen (24 Öğrenci) 30 2,71 10,04 9

Fizik 10 1,17 3,79 12
[-] Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı
cisimlerin hareketini farklı gözlem
çerçevelerine göre yorumlar.

1 0,08 0,42 8

[-] İtme ve çizgisel momentum
kavramlarını açıklar.

1 0,08 0,29 8

[-] Sürtünmeli yüzeylerde enerji
korunumunu ve dönüşümlerini analiz
eder.

1 0,04 0,46 4

[-] Denge ve Denge Şartları 1 0,08 0,42 8

[-] Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile
ilgili hesaplamalar yapar.

1 0,17 0,25 17

[-] Net kuvvet etkisindeki cismin
hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar.

1 0,08 0,42 8

[-] Basit makineler ile ilgili hesaplamalar
yapar.

1 0,25 0,38 25

[-] Bir boyutta sabit ivmeli hareketi
analiz eder.

1 0,17 0,29 17

[-] Noktasal yükler için elektriksel
potansiyel enerji, elektriksel potansiyel,
elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel
iş ile ilgili hesaplamalar yapar.

1 0,08 0,42 8

[-] İki boyutta sabit ivmeli hareket ile
ilgili hesaplamalar yapar.

1 0,13 0,46 13

Kimya 10 0,54 3,29 5
[-] Gaz yasalarını açıklar. 1 0,08 0,33 8

[-] Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını
günlük hayattan örneklerle açıklar.

1 0,04 0,38 4

[-] Gazların sıkışma/genleşme sürecinde
gerçek gaz ve ideal gaz kavramlarını
karşılaştırır.

1 0,08 0,25 8

[-] Çözünürlüğün sıcaklık ve basınçla
ilişkisini açıklar.

2 0,08 0,58 4

[-] Çözünen madde miktarı ile farklı
derişim birimlerini ilişkilendirir.

1 0,08 0,33 8

[-] Oluşum Entalpisi 1 0 0,29 0

[-] Periyodik özelliklerdeki değişim
eğilimlerini sebepleriyle açıklar.

1 0,08 0,50 8

[-] Atomu kuantum modeliyle açıklar.
Nötr atomların elektron dizilimleriyle
periyodik sistemdeki yerleri arasında
ilişki kurar.

1 0,04 0,33 4

[-] Bağ enerjileri ile tepkime entalpisi
arasındaki ilişkiyi açıklar.

1 0,04 0,29 4

Biyoloji 10 1,00 2,96 10
[-] Duyu organlarının yapısını ve
işleyişini açıklar.

1 0,04 0,33 4

[-] Destek ve hareket sisteminin yapı,
görev ve işleyişini açıklar.

1 0,21 0,33 21

[-] Kalp, kan ve damarların yapı, görev
ve işleyişini açıklar.

1 0,17 0,21 17

[-] Sindirim sisteminin yapı, görev ve
işleyişini açıklar.

1 0,13 0,17 13

[-] Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun
doğal savunma mekanizmalarını açıklar.

1 0,25 0,33 25
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[-] Alveollerden dokulara ve dokulardan
alveollere gaz taşınmasını açıklar.

1 0,08 0,29 8

[-] Üriner sistemin yapı, görev ve
işleyişini açıklar.

2 0,04 0,67 2

[-] Endokrin bezleri ve bu bezlerin
salgıladıkları hormonları açıklar.

1 0,04 0,33 4

[-] Sinir sisteminin yapı, görev ve
işleyişini açıklar.

1 0,04 0,29 4
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Okul İlçe İl Genel

68 85 445 9884

KATILIM

TYT Türkçe

Türkçe

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-14 Söz Öbeklerinde Anlam C

5

%8,06

8

%12,90

30

%48,39

2

%3,23

4

%6,45

13

%20,97
 

Doğru (%48,39)

Yanlış (%30,65)

Boş (%20,97)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-15

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek
Kullanımlar E

5

%8,06

5

%8,06

4

%6,45

14

%22,58

29

%46,77

5

%8,06
 

Doğru (%46,77)

Yanlış (%45,16)

Boş (%8,06)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-16

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle
Tamamlanması A

3

%4,84

30

%48,39

18

%29,03
 

3

%4,84

8

%12,90
 

Doğru (%4,84)

Yanlış (%82,26)

Boş (%12,90)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-1 Söz Öbeklerinde Anlam C

20

%32,26

5

%8,06

16

%25,81

17

%27,42

2

%3,23

2

%3,23
 

Doğru (%25,81)

Yanlış (%70,97)

Boş (%3,23)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-4

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik
ve Özellikleri E

4

%6,45

3

%4,84

2

%3,23

5

%8,06

38

%61,29

9

%14,52

1

%1,61

Doğru (%61,29)

Yanlış (%24,19)

Boş (%14,52)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-3

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-
Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-
Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan
Yargılar

B
12

%19,35

13

%20,97

3

%4,84

9

%14,52

7

%11,29

17

%27,42

1

%1,61

Doğru (%20,97)

Yanlış (%51,61)

Boş (%27,42)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-2 Düşüncenin Akışını Bozan Cümle E

4

%6,45

11

%17,74

6

%9,68

22

%35,48

10

%16,13

8

%12,90

1

%1,61

Doğru (%16,13)

Yanlış (%70,97)

Boş (%12,90)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-5 Paragrafı İkiye Ayırma D

5

%8,06

10

%16,13

8

%12,90

27

%43,55

5

%8,06

6

%9,68

1

%1,61

Doğru (%43,55)

Yanlış (%46,77)

Boş (%9,68)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-6 Düşünceyi Geliştirme Yolları D

13

%20,97

4

%6,45

9

%14,52

18

%29,03

3

%4,84

15

%24,19
 

Doğru (%29,03)

Yanlış (%46,77)

Boş (%24,19)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-7 Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) E

4

%6,45

5

%8,06

7

%11,29

2

%3,23

40

%64,52

4

%6,45
 

Doğru (%64,52)

Yanlış (%29,03)

Boş (%6,45)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-8 Edebi Akımlar A

10

%16,13

5

%8,06

12

%19,35

8

%12,90

11

%17,74

15

%24,19

1

%1,61

Doğru (%16,13)

Yanlış (%59,68)

Boş (%24,19)
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Okul İlçe İl Genel

68 85 445 9884

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-9 Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) C

11

%17,74

5

%8,06

17

%27,42

9

%14,52

11

%17,74

7

%11,29

2

%3,23

Doğru (%27,42)

Yanlış (%61,29)

Boş (%11,29)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-10 Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) C

10

%16,13

8

%12,90

15

%24,19

11

%17,74

7

%11,29

10

%16,13

1

%1,61

Doğru (%24,19)

Yanlış (%59,68)

Boş (%16,13)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-11 Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. C

8

%12,90

3

%4,84

26

%41,94

2

%3,23

6

%9,68

16

%25,81

1

%1,61

Doğru (%41,94)

Yanlış (%32,26)

Boş (%25,81)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-12

Servetifünun Dönemi şiirinin genel
özelliklerini kavrar. B

13

%20,97

15

%24,19

3

%4,84

4

%6,45

2

%3,23

23

%37,10

2

%3,23

Doğru (%24,19)

Yanlış (%38,71)

Boş (%37,10)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-13 Saf Şiir E

3

%4,84

7

%11,29

10

%16,13

6

%9,68

17

%27,42

17

%27,42

2

%3,23

Doğru (%27,42)

Yanlış (%45,16)

Boş (%27,42)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-28

Cumhuriyet öncesindeki fıkra türünün genel
özelliklerini bilir. B

18

%29,03

15

%24,19

5

%8,06

10

%16,13

2

%3,23

10

%16,13

2

%3,23

Doğru (%24,19)

Yanlış (%59,68)

Boş (%16,13)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-30

1923-1950 arasında eser veren roman
yazarlarını tanır. B

5

%8,06

7

%11,29

6

%9,68

5

%8,06

6

%9,68

31

%50,00

2

%3,23

Doğru (%11,29)

Yanlış (%38,71)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-29

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve
bilimsel makalenin bölümlerini bilir. A

19

%30,65

11

%17,74

7

%11,29

5

%8,06

4

%6,45

15

%24,19

1

%1,61

Doğru (%30,65)

Yanlış (%45,16)

Boş (%24,19)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-17 Cumhuriyet Dönemi sohbet yazarlarını tanır. E

3

%4,84

2

%3,23

7

%11,29

9

%14,52

23

%37,10

17

%27,42

1

%1,61

Doğru (%37,10)

Yanlış (%35,48)

Boş (%27,42)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-18 ROMAN C

3

%4,84

8

%12,90

18

%29,03

9

%14,52

10

%16,13

13

%20,97

1

%1,61

Doğru (%29,03)

Yanlış (%50,00)

Boş (%20,97)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-19 Dünya Edebiyatında Roman B

8

%12,90

7

%11,29

12

%19,35

3

%4,84

3

%4,84

28

%45,16

1

%1,61

Doğru (%11,29)

Yanlış (%43,55)

Boş (%45,16)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-20

1950-1980 arasında eser veren roman
yazarlarını tanır. E

8

%12,90

13

%20,97

3

%4,84

5

%8,06

13

%20,97

17

%27,42

3

%4,84

Doğru (%20,97)

Yanlış (%51,61)

Boş (%27,42)
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Okul İlçe İl Genel

68 85 445 9884

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-21

1950-1980 arasında eser veren roman
yazarlarını tanır. D

6

%9,68

10

%16,13

1

%1,61

35

%56,45

2

%3,23

7

%11,29

1

%1,61

Doğru (%56,45)

Yanlış (%32,26)

Boş (%11,29)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-22 Yazım Kuralları B

19

%30,65

4

%6,45

10

%16,13

2

%3,23

10

%16,13

16

%25,81

1

%1,61

Doğru (%6,45)

Yanlış (%67,74)

Boş (%25,81)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-23 Noktalama İşaretleri D

9

%14,52

11

%17,74

5

%8,06

16

%25,81

3

%4,84

17

%27,42

1

%1,61

Doğru (%25,81)

Yanlış (%46,77)

Boş (%27,42)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-24 ANLATIM BOZUKLUKLARI E

4

%6,45

4

%6,45

7

%11,29
 

11

%17,74

35

%56,45

1

%1,61

Doğru (%17,74)

Yanlış (%25,81)

Boş (%56,45)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-25 ANLATIM BOZUKLUKLARI C

10

%16,13

2

%3,23

4

%6,45

4

%6,45

3

%4,84

38

%61,29

1

%1,61

Doğru (%6,45)

Yanlış (%32,26)

Boş (%61,29)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-26 Cümlenin Ögeleri C

7

%11,29

5

%8,06

6

%9,68

5

%8,06

6

%9,68

31

%50,00

2

%3,23

Doğru (%9,68)

Yanlış (%40,32)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-27 Cümlenin Ögeleri E

4

%6,45

5

%8,06

4

%6,45
 

14

%22,58

33

%53,23

2

%3,23

Doğru (%22,58)

Yanlış (%24,19)

Boş (%53,23)

TYT Sosyal

Tarih-1

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-9

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet
içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak
girişimlerini açıklar.

E
2

%3,45

5

%8,62

3

%5,17

6

%10,34

30

%51,72

12

%20,69
 

Doğru (%51,72)

Yanlış (%27,59)

Boş (%20,69)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-10

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet
içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak
girişimlerini açıklar.

C
3

%5,17

5

%8,62

16

%27,59

6

%10,34

13

%22,41

15

%25,86
 

Doğru (%27,59)

Yanlış (%46,55)

Boş (%25,86)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1

1700-1774 yılları arasındaki süreçte
meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri
tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.

E
14

%24,14

6

%10,34

3

%5,17

5

%8,62

20

%34,48

10

%17,24
 

Doğru (%34,48)

Yanlış (%48,28)

Boş (%17,24)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-2

1700-1774 yılları arasındaki süreçte
meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri
tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.

B
12

%20,69

17

%29,31

8

%13,79

5

%8,62

9

%15,52

7

%12,07
 

Doğru (%29,31)

Yanlış (%58,62)

Boş (%12,07)



KURUM SORU ANALİZİ

Manisa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
MANİSA / ŞEHZADELER 11. SINIF KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI - 5

Okul İlçe İl Genel

68 85 445 9884

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-3

Avrupa düşüncesinde meydana gelen
değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. A

5

%8,62

5

%8,62

10

%17,24

1

%1,72

25

%43,10

11

%18,97

1

%1,72

Doğru (%8,62)

Yanlış (%72,41)

Boş (%18,97)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-4

Avrupa düşüncesinde meydana gelen
değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. D

4

%6,90

1

%1,72

9

%15,52

17

%29,31

10

%17,24

16

%27,59

1

%1,72

Doğru (%29,31)

Yanlış (%43,10)

Boş (%27,59)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-5

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak
Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında
meydana gelen değişimleri analiz eder.

E
9

%15,52

6

%10,34

6

%10,34

1

%1,72

24

%41,38

12

%20,69
 

Doğru (%41,38)

Yanlış (%37,93)

Boş (%20,69)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-6

Osmanlı devlet idaresi ve toplum
düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını
analiz eder.

D
6

%10,34

7

%12,07

8

%13,79

14

%24,14

9

%15,52

14

%24,14
 

Doğru (%24,14)

Yanlış (%51,72)

Boş (%24,14)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-7

Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi
ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde
meydana gelen dönüşümü kavrar.

C
10

%17,24

5

%8,62

17

%29,31

5

%8,62

9

%15,52

12

%20,69
 

Doğru (%29,31)

Yanlış (%50,00)

Boş (%20,69)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-8

Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi
ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde
meydana gelen dönüşümü kavrar.

C
9

%15,52

3

%5,17

13

%22,41

6

%10,34

4

%6,90

23

%39,66
 

Doğru (%22,41)

Yanlış (%37,93)

Boş (%39,66)

Coğrafya-1

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-19

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili
olan faktörleri açıklar. E

7

%12,07

4

%6,90

5

%8,62

5

%8,62

16

%27,59

21

%36,21
 

Doğru (%27,59)

Yanlış (%36,21)

Boş (%36,21)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-20

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini
açıklar. D

10

%17,24

14

%24,14

9

%15,52

1

%1,72

7

%12,07

17

%29,31
 

Doğru (%1,72)

Yanlış (%68,97)

Boş (%29,31)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-11

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini
açıklar. A

23

%39,66

6

%10,34

3

%5,17

3

%5,17

7

%12,07

16

%27,59
 

Doğru (%39,66)

Yanlış (%32,76)

Boş (%27,59)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-12

Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini
açıklar. E

27

%46,55

5

%8,62

9

%15,52

1

%1,72

4

%6,90

12

%20,69
 

Doğru (%6,90)

Yanlış (%72,41)

Boş (%20,69)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-13

Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının
dağılışını açıklar. A

9

%15,52

10

%17,24

8

%13,79

5

%8,62

2

%3,45

24

%41,38
 

Doğru (%15,52)

Yanlış (%43,10)

Boş (%41,38)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-14

Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının
dağılışını açıklar. D

4

%6,90

8

%13,79

8

%13,79

5

%8,62

6

%10,34

27

%46,55
 

Doğru (%8,62)

Yanlış (%44,83)

Boş (%46,55)



KURUM SORU ANALİZİ

Manisa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
MANİSA / ŞEHZADELER 11. SINIF KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI - 5

Okul İlçe İl Genel

68 85 445 9884

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-15

Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının
dağılışını açıklar. C

7

%12,07

12

%20,69

7

%12,07

8

%13,79

8

%13,79

16

%27,59
 

Doğru (%12,07)

Yanlış (%60,34)

Boş (%27,59)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-16

Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini
açıklar. C

16

%27,59

3

%5,17

10

%17,24

6

%10,34

11

%18,97

12

%20,69
 

Doğru (%17,24)

Yanlış (%62,07)

Boş (%20,69)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-17

Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini
açıklar. A

11

%18,97

8

%13,79

4

%6,90

12

%20,69

6

%10,34

16

%27,59

1

%1,72

Doğru (%18,97)

Yanlış (%53,45)

Boş (%27,59)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-18

Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini
açıklar. B

6

%10,34

9

%15,52

2

%3,45

3

%5,17

20

%34,48

17

%29,31

1

%1,72

Doğru (%15,52)

Yanlış (%55,17)

Boş (%29,31)

Felsefe

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-24

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini
hazırlayan düşünce ortamını açıklar. E

13

%22,41

4

%6,90

8

%13,79

5

%8,62

12

%20,69

15

%25,86

1

%1,72

Doğru (%20,69)

Yanlış (%53,45)

Boş (%25,86)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-25

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2.
yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi
görüşlerini analiz eder.

C
2

%3,45

5

%8,62

24

%41,38

2

%3,45

2

%3,45

21

%36,21

2

%3,45

Doğru (%41,38)

Yanlış (%22,41)

Boş (%36,21)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-21

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin
karakteristik özelliklerini açıklar. B

10

%17,24

12

%20,69

1

%1,72

4

%6,90

4

%6,90

27

%46,55
 

Doğru (%20,69)

Yanlış (%32,76)

Boş (%46,55)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-22

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15.
yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi
görüşlerini analiz eder.

D  
10

%17,24

4

%6,90

14

%24,14

8

%13,79

21

%36,21

1

%1,72

Doğru (%24,14)

Yanlış (%39,66)

Boş (%36,21)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-23

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin
karakteristik özelliklerini açıklar. E

3

%5,17

3

%5,17

4

%6,90

5

%8,62

21

%36,21

21

%36,21

1

%1,72

Doğru (%36,21)

Yanlış (%27,59)

Boş (%36,21)

Din Kül. ve Ahl. Bil.

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-29 Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. A

23

%39,66

9

%15,52

2

%3,45

1

%1,72

3

%5,17

19

%32,76

1

%1,72

Doğru (%39,66)

Yanlış (%27,59)

Boş (%32,76)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-30

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları
örneklerle açıklar. C

2

%3,45

9

%15,52

10

%17,24

12

%20,69

4

%6,90

20

%34,48

1

%1,72

Doğru (%17,24)

Yanlış (%48,28)

Boş (%34,48)



KURUM SORU ANALİZİ
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KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-26

Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları
yorumlar. A

4

%6,90

6

%10,34

6

%10,34

3

%5,17

9

%15,52

28

%48,28

2

%3,45

Doğru (%6,90)

Yanlış (%44,83)

Boş (%48,28)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-27

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili
görevlerini açıklar. D

8

%13,79

3

%5,17

2

%3,45

14

%24,14

5

%8,62

26

%44,83
 

Doğru (%24,14)

Yanlış (%31,03)

Boş (%44,83)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-28

Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları
yorumlar. C

5

%8,62

17

%29,31

9

%15,52

3

%5,17

3

%5,17

21

%36,21
 

Doğru (%15,52)

Yanlış (%48,28)

Boş (%36,21)

TYT Matematik

Matematik-1

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-16

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile
ilişkilendirir. E

2

%4,76

3

%7,14

3

%7,14

5

%11,90

12

%28,57

17

%40,48
 

Doğru (%28,57)

Yanlış (%30,95)

Boş (%40,48)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-17

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek
işlemler yapar. E

2

%4,76

7

%16,67

11

%26,19

5

%11,90

2

%4,76

15

%35,71
 

Doğru (%4,76)

Yanlış (%59,52)

Boş (%35,71)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-18

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki
uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek
problemler çözer.

A
10

%23,81

5

%11,90

3

%7,14

4

%9,52

3

%7,14

17

%40,48
 

Doğru (%23,81)

Yanlış (%35,71)

Boş (%40,48)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-1

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun
grafiğini çizerek yorumlar. A

4

%9,52

2

%4,76

3

%7,14

5

%11,90

2

%4,76

26

%61,90
 

Doğru (%9,52)

Yanlış (%28,57)

Boş (%61,90)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-2

İkinci dereceden fonksiyonlarla
modellenebilen problemleri çözer. C

3

%7,14

3

%7,14

4

%9,52

4

%9,52

2

%4,76

26

%61,90
 

Doğru (%9,52)

Yanlış (%28,57)

Boş (%61,90)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-3

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini
kullanarak problem çözer. B

3

%7,14

5

%11,90

4

%9,52

4

%9,52

9

%21,43

16

%38,10

1

%2,38

Doğru (%11,90)

Yanlış (%50,00)

Boş (%38,10)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-4

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini
kullanarak problem çözer. A

5

%11,90

5

%11,90

6

%14,29

7

%16,67

1

%2,38

17

%40,48

1

%2,38

Doğru (%11,90)

Yanlış (%47,62)

Boş (%40,48)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-5

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler
yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. D

2

%4,76

4

%9,52

4

%9,52

3

%7,14

4

%9,52

24

%57,14

1

%2,38

Doğru (%7,14)

Yanlış (%35,71)

Boş (%57,14)
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KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-6

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun
grafiğini çizerek yorumlar. A

1

%2,38

4

%9,52

1

%2,38

4

%9,52

2

%4,76

29

%69,05

1

%2,38

Doğru (%2,38)

Yanlış (%28,57)

Boş (%69,05)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-7

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun
grafiğini çizerek yorumlar. C

1

%2,38

2

%4,76

2

%4,76

4

%9,52

1

%2,38

31

%73,81

1

%2,38

Doğru (%4,76)

Yanlış (%21,43)

Boş (%73,81)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-8

İkinci dereceden bir bilinmeyenli
eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. D

2

%4,76

4

%9,52

1

%2,38

2

%4,76

2

%4,76

30

%71,43

1

%2,38

Doğru (%4,76)

Yanlış (%23,81)

Boş (%71,43)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-9

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun
grafiğini çizerek yorumlar. B

4

%9,52

3

%7,14

4

%9,52

1

%2,38

1

%2,38

28

%66,67

1

%2,38

Doğru (%7,14)

Yanlış (%26,19)

Boş (%66,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-10

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun
grafiğini çizerek yorumlar. A  

3

%7,14

2

%4,76

6

%14,29

2

%4,76

28

%66,67

1

%2,38

Doğru (%0,00)

Yanlış (%33,33)

Boş (%66,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-11

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler
yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. D

3

%7,14

1

%2,38

3

%7,14

1

%2,38

2

%4,76

31

%73,81

1

%2,38

Doğru (%2,38)

Yanlış (%23,81)

Boş (%73,81)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-12

İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik
sistemlerinin çözüm kümesini bulur. D

1

%2,38

2

%4,76

2

%4,76

7

%16,67

1

%2,38

28

%66,67

1

%2,38

Doğru (%16,67)

Yanlış (%16,67)

Boş (%66,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-13

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun
grafiğini çizerek yorumlar. D   

3

%7,14

4

%9,52

4

%9,52

30

%71,43

1

%2,38

Doğru (%9,52)

Yanlış (%19,05)

Boş (%71,43)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-14

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun
grafiğini çizerek yorumlar. D  

1

%2,38
 

5

%11,90

1

%2,38

34

%80,95

1

%2,38

Doğru (%11,90)

Yanlış (%7,14)

Boş (%80,95)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-15

İkinci dereceden fonksiyonlarla
modellenebilen problemleri çözer. B

2

%4,76

2

%4,76

3

%7,14

1

%2,38
 

33

%78,57

1

%2,38

Doğru (%4,76)

Yanlış (%16,67)

Boş (%78,57)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-29

İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem
sistemlerinin çözüm kümesini bulur. C

2

%4,76

1

%2,38

1

%2,38

2

%4,76

2

%4,76

32

%76,19

2

%4,76

Doğru (%2,38)

Yanlış (%21,43)

Boş (%76,19)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-30

İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem
sistemlerinin çözüm kümesini bulur. E

2

%4,76
 

2

%4,76

1

%2,38

1

%2,38

34

%80,95

2

%4,76

Doğru (%2,38)

Yanlış (%16,67)

Boş (%80,95)



KURUM SORU ANALİZİ

Manisa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
MANİSA / ŞEHZADELER 11. SINIF KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI - 5

Okul İlçe İl Genel

68 85 445 9884

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-19

İkinci dereceden bir bilinmeyenli
eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. D

7

%16,67

1

%2,38
 

4

%9,52
 

27

%64,29

3

%7,14

Doğru (%9,52)

Yanlış (%26,19)

Boş (%64,29)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-20

İkinci dereceden bir bilinmeyenli
eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. B

2

%4,76

1

%2,38

2

%4,76

2

%4,76

1

%2,38

32

%76,19

2

%4,76

Doğru (%2,38)

Yanlış (%21,43)

Boş (%76,19)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-21

İkinci dereceden bir bilinmeyenli
eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. A

1

%2,38

2

%4,76

1

%2,38

3

%7,14

2

%4,76

32

%76,19

1

%2,38

Doğru (%2,38)

Yanlış (%21,43)

Boş (%76,19)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-22

İkinci dereceden bir bilinmeyenli
eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. D

3

%7,14

2

%4,76

1

%2,38

5

%11,90

1

%2,38

29

%69,05

1

%2,38

Doğru (%11,90)

Yanlış (%19,05)

Boş (%69,05)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-23

İkinci dereceden bir bilinmeyenli
eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. C

3

%7,14

2

%4,76

5

%11,90

3

%7,14

1

%2,38

27

%64,29

1

%2,38

Doğru (%11,90)

Yanlış (%23,81)

Boş (%64,29)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-24

İkinci dereceden bir bilinmeyenli
eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. E  

3

%7,14

4

%9,52

1

%2,38

2

%4,76

31

%73,81

1

%2,38

Doğru (%4,76)

Yanlış (%21,43)

Boş (%73,81)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-25

İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik
sistemlerinin çözüm kümesini bulur. A

3

%7,14

1

%2,38
 

3

%7,14
 

34

%80,95

1

%2,38

Doğru (%7,14)

Yanlış (%11,90)

Boş (%80,95)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-26

İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik
sistemlerinin çözüm kümesini bulur. A

4

%9,52

1

%2,38

3

%7,14

1

%2,38

1

%2,38

30

%71,43

2

%4,76

Doğru (%9,52)

Yanlış (%19,05)

Boş (%71,43)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-27

İkinci dereceden bir bilinmeyenli
eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. C

4

%9,52

3

%7,14

2

%4,76

5

%11,90
 

28

%66,67
 

Doğru (%4,76)

Yanlış (%28,57)

Boş (%66,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-28

İkinci dereceden bir bilinmeyenli
eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. C

2

%4,76

1

%2,38

1

%2,38

4

%9,52

1

%2,38

33

%78,57
 

Doğru (%2,38)

Yanlış (%19,05)

Boş (%78,57)

TYT Fen

Fizik

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-9

Noktasal yükler için elektriksel potansiyel
enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel
potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili
hesaplamalar yapar.

E
4

%16,67

3

%12,50

1

%4,17

2

%8,33

2

%8,33

12

%50,00
 

Doğru (%8,33)

Yanlış (%41,67)

Boş (%50,00)



KURUM SORU ANALİZİ

Manisa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
MANİSA / ŞEHZADELER 11. SINIF KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI - 5

Okul İlçe İl Genel

68 85 445 9884

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-10

İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili
hesaplamalar yapar. C

4

%16,67

5

%20,83

3

%12,50

1

%4,17

1

%4,17

10

%41,67
 

Doğru (%12,50)

Yanlış (%45,83)

Boş (%41,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin
hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre
yorumlar.

D
4

%16,67

3

%12,50

2

%8,33

2

%8,33

1

%4,17

12

%50,00
 

Doğru (%8,33)

Yanlış (%41,67)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-2

İtme ve çizgisel momentum kavramlarını
açıklar. B

2

%8,33

2

%8,33
  

4

%16,67

15

%62,50

1

%4,17

Doğru (%8,33)

Yanlış (%29,17)

Boş (%62,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-3

Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu
ve dönüşümlerini analiz eder. D

2

%8,33

6

%25,00

2

%8,33

1

%4,17

1

%4,17

12

%50,00
 

Doğru (%4,17)

Yanlış (%45,83)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-4 Denge ve Denge Şartları E

3

%12,50

4

%16,67

1

%4,17

2

%8,33

2

%8,33

12

%50,00
 

Doğru (%8,33)

Yanlış (%41,67)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-5

Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili
hesaplamalar yapar. C

2

%8,33

2

%8,33

4

%16,67
 

2

%8,33

14

%58,33
 

Doğru (%16,67)

Yanlış (%25,00)

Boş (%58,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-6

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile
ilgili hesaplamalar yapar. E

3

%12,50

3

%12,50

3

%12,50

1

%4,17

2

%8,33

12

%50,00
 

Doğru (%8,33)

Yanlış (%41,67)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-7 Basit makineler ile ilgili hesaplamalar yapar. D

4

%16,67

2

%8,33

2

%8,33

6

%25,00

1

%4,17

9

%37,50
 

Doğru (%25,00)

Yanlış (%37,50)

Boş (%37,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-8 Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. C

1

%4,17

2

%8,33

4

%16,67

1

%4,17

3

%12,50

13

%54,17
 

Doğru (%16,67)

Yanlış (%29,17)

Boş (%54,17)

Kimya

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-19

Atomu kuantum modeliyle açıklar. Nötr
atomların elektron dizilimleriyle periyodik
sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar.

D
3

%12,50

3

%12,50

1

%4,17

1

%4,17

1

%4,17

15

%62,50
 

Doğru (%4,17)

Yanlış (%33,33)

Boş (%62,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-18

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini
sebepleriyle açıklar. C

3

%12,50

7

%29,17

2

%8,33
 

2

%8,33

10

%41,67
 

Doğru (%8,33)

Yanlış (%50,00)

Boş (%41,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-11 Gaz yasalarını açıklar. D

2

%8,33

3

%12,50

1

%4,17

2

%8,33

2

%8,33

14

%58,33
 

Doğru (%8,33)

Yanlış (%33,33)

Boş (%58,33)



KURUM SORU ANALİZİ

Manisa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
MANİSA / ŞEHZADELER 11. SINIF KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI - 5

Okul İlçe İl Genel

68 85 445 9884

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-12

Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük
hayattan örneklerle açıklar. B  

1

%4,17

2

%8,33

2

%8,33

5

%20,83

14

%58,33
 

Doğru (%4,17)

Yanlış (%37,50)

Boş (%58,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-13

Gazların sıkışma/genleşme sürecinde gerçek
gaz ve ideal gaz kavramlarını karşılaştırır. C

1

%4,17

3

%12,50

2

%8,33

1

%4,17
 

16

%66,67

1

%4,17

Doğru (%8,33)

Yanlış (%25,00)

Boş (%66,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-15

Çözünen madde miktarı ile farklı derişim
birimlerini ilişkilendirir. D

3

%12,50
 

3

%12,50

2

%8,33

1

%4,17

14

%58,33

1

%4,17

Doğru (%8,33)

Yanlış (%33,33)

Boş (%58,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-14

Çözünürlüğün sıcaklık ve basınçla ilişkisini
açıklar. A

1

%4,17

1

%4,17

1

%4,17

2

%8,33

1

%4,17

17

%70,83

1

%4,17

Doğru (%4,17)

Yanlış (%25,00)

Boş (%70,83)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-16

Çözünürlüğün sıcaklık ve basınçla ilişkisini
açıklar. E  

2

%8,33

2

%8,33

3

%12,50

1

%4,17

15

%62,50

1

%4,17

Doğru (%4,17)

Yanlış (%33,33)

Boş (%62,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-17 Oluşum Entalpisi C

2

%8,33

3

%12,50
 

1

%4,17

1

%4,17

17

%70,83
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%29,17)

Boş (%70,83)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-20

Bağ enerjileri ile tepkime entalpisi arasındaki
ilişkiyi açıklar. D

2

%8,33

2

%8,33

2

%8,33

1

%4,17

1

%4,17

16

%66,67
 

Doğru (%4,17)

Yanlış (%29,17)

Boş (%66,67)

Biyoloji

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-29

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları
hormonları açıklar. D

3

%12,50

2

%8,33

3

%12,50

1

%4,17
 

15

%62,50
 

Doğru (%4,17)

Yanlış (%33,33)

Boş (%62,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-30

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini
açıklar. E

4

%16,67

1

%4,17

1

%4,17

1

%4,17

1

%4,17

16

%66,67
 

Doğru (%4,17)

Yanlış (%29,17)

Boş (%66,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-21

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini
açıklar. A

1

%4,17

2

%8,33

2

%8,33

3

%12,50
 

15

%62,50

1

%4,17

Doğru (%4,17)

Yanlış (%33,33)

Boş (%62,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-22

Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve
işleyişini açıklar. B

1

%4,17

5

%20,83
 

5

%20,83

2

%8,33

11

%45,83
 

Doğru (%20,83)

Yanlış (%33,33)

Boş (%45,83)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-23

Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve
işleyişini açıklar. E

2

%8,33

1

%4,17

1

%4,17

1

%4,17

4

%16,67

15

%62,50
 

Doğru (%16,67)

Yanlış (%20,83)

Boş (%62,50)



KURUM SORU ANALİZİ

Manisa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
MANİSA / ŞEHZADELER 11. SINIF KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI - 5

Okul İlçe İl Genel

68 85 445 9884

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-24

Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini
açıklar. B  

3

%12,50

1

%4,17

3

%12,50
 

17

%70,83
 

Doğru (%12,50)

Yanlış (%16,67)

Boş (%70,83)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-25

Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal
savunma mekanizmalarını açıklar. E

1

%4,17

3

%12,50

3

%12,50

1

%4,17

6

%25,00

10

%41,67
 

Doğru (%25,00)

Yanlış (%33,33)

Boş (%41,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-26

Alveollerden dokulara ve dokulardan
alveollere gaz taşınmasını açıklar. B

2

%8,33

2

%8,33
 

2

%8,33

3

%12,50

15

%62,50
 

Doğru (%8,33)

Yanlış (%29,17)

Boş (%62,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-27

Üriner sistemin yapı, görev ve işleyişini
açıklar. C

3

%12,50

1

%4,17
 

2

%8,33

2

%8,33

15

%62,50

1

%4,17

Doğru (%0,00)

Yanlış (%37,50)

Boş (%62,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-28

Üriner sistemin yapı, görev ve işleyişini
açıklar. C  

3

%12,50

1

%4,17

1

%4,17

2

%8,33

16

%66,67

1

%4,17

Doğru (%4,17)

Yanlış (%29,17)

Boş (%66,67)



11. SINIF KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI - 5

0,000 93,97
%

MANİSA / ŞEHZADELER
Manisa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

  -  0

120 0 0 120 0 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9288.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 55 71 424 9288 % 93,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 5 68 85 445 9884

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CEBEDDEACCCBECEAECBEDBDECCEBAB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EBADEDCCECAEADCCABEDBDEECADCAC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ACBADACDBADDDDBEEADBADCEAACCCE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DBDECEDCECDBCADECCDDABEBEBCCDE

Cevaplarınız
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0,000 93,97
%

MANİSA / ŞEHZADELER
Manisa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

  -  0

120 0 0 120 0 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9288.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
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Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CEBEDDEACCCBECEAECBEDBDECCEBAB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EBADEDCCECAEADCCABEDBDEECADCAC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ACBADACDBADDDDBEEADBADCEAACCCE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DBDECEDCECDBCADECCDDABEBEBCCDE

Cevaplarınız



11. SINIF KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI - 5

0,000 93,97
%

MANİSA / ŞEHZADELER
Manisa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

  -  0

120 0 0 120 0 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9288.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 55 71 424 9288 % 93,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 5 68 85 445 9884

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CEBEDDEACCCBECEAECBEDBDECCEBAB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EBADEDCCECAEADCCABEDBDEECADCAC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ACBADACDBADDDDBEEADBADCEAACCCE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DBDECEDCECDBCADECCDDABEBEBCCDE

Cevaplarınız



11. SINIF KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI - 5

0,000 93,97
%

MANİSA / ŞEHZADELER
Manisa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

  -  0

120 0 0 120 0 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9288.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 55 71 424 9288 % 93,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 5 68 85 445 9884

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CEBEDDEACCCBECEAECBEDBDECCEBAB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EBADEDCCECAEADCCABEDBDEECADCAC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ACBADACDBADDDDBEEADBADCEAACCCE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DBDECEDCECDBCADECCDDABEBEBCCDE

Cevaplarınız



11. SINIF KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI - 5

181,252 47,15
%

MANİSA / ŞEHZADELER
Manisa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

  -  734
MÜZEYYEN BULUT 120 31 21 68 25 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4660.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 7 13 213 4660 % 47,15

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 5 68 85 445 9884

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 15 9 6 12,75 % 43

Cevap Anahtarı A CEACEBEDDEACCCBEBBAECBEDBDECCE

Cevaplarınız CEcdEBEDDEeaCCBca bECBaDa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 6 0 2,50 % 25

Coğrafya-1 10 3 3 4 2,25 % 23

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

TYT Sosyal 30 15 10 5 12,50 % 42

Cevap Anahtarı A ECEBADEDCCEDAEADCCABECBDEACADC

Cevaplarınız EeaBeDaeaCE Aa   aAeECBDEACbD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 2 27 0,50 % 2

Cevap Anahtarı A EEAACBADACDBADDDDBCEDBADCEAACC

Cevaplarınız Ec    b                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ECDBDECEDCDCDBCDAECDDEABEBEBCC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 15 9 50

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 1 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 1 0

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 1 1 50

Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100

Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Saf Şiir 1 0 1 0

Cumhuriyet öncesindeki fıkra türünün genel özelliklerini bilir. 1 0 1 0

1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 1 0

Cumhuriyet Dönemi sohbet yazarlarını tanır. 1 1 0 100

ROMAN 1 1 0 100

Dünya Edebiyatında Roman 1 1 0 100

1950-1980 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 2 1 1 50

Yazım Kuralları 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 1 0 0 0

ANLATIM BOZUKLUKLARI 2 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 4 6 40

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 1 50

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 1 50

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0

Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar. 2 1 1 50

Coğrafya-1 10 3 3 30

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 1 0 50

Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 3 0 0 0

Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 3 1 2 33

Felsefe 5 5 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 2 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 0 1 0

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 1 2 3

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 1 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 7 0 0 0

İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 2 0 1 0

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 2 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 9 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 3 0 0 0

İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 2 0 0 0



11. SINIF KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI - 5

149,592 66,04
%

MANİSA / ŞEHZADELER
Manisa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

11A  -  287
BERRE ÇÖLLÜ 120 23 30 67 15 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6527.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 12 22 315 6527 % 66,04

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 68 85 445 9884

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 13 9 8 10,75 % 36

Cevap Anahtarı B CEBEDDEACCCBECEAECBEDBDECCEBAB

Cevaplarınız dbBED E eCC EbEbE cEDa   e BAe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 6 1 1,50 % 15

Coğrafya-1 10 3 4 3 2,00 % 20

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 10 13 7 6,75 % 23

Cevap Anahtarı B EBADEDCCECAEADCCABEDBDEECADCAC

Cevaplarınız EBeeaeadE cc  bCAB b D c ADeAb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 8 22 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı B ACBADACDBADDDDBEEADBADCEAACCCE

Cevaplarınız   ada      c    bb a   c      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DBDECEDCECDBCADECCDDABEBEBCCDE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 13 9 43

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 1 0 100

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 0 0

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 1 1 50

Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100

Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Saf Şiir 1 1 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Cumhuriyet Dönemi sohbet yazarlarını tanır. 1 1 0 100

ROMAN 1 0 0 0

Dünya Edebiyatında Roman 1 0 1 0

1950-1980 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 2 2 0 100

Yazım Kuralları 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 1 0 0 0

ANLATIM BOZUKLUKLARI 2 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 2 0 1 0

Cumhuriyet öncesindeki fıkra türünün genel özelliklerini bilir. 1 1 0 100

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 3 6 30

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 2 0 100

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 2 0 2 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0

Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar. 2 0 2 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 0 50

Coğrafya-1 10 3 4 30

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 0 2 0

Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 3 0 1 0

Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 3 3 0 100

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 1 1 20

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 1 1 50

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 0 8 0

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 7 0 0 0

İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 2 0 2 0

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 2 0 1 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 9 0 2 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 3 0 1 0

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 1 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 1 0

İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 2 0 0 0



11. SINIF KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI - 5

197,435 38,55
%

MANİSA / ŞEHZADELER
Manisa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

11A  -  598
BİNNUR TURŞAK 120 35 21 64 29 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3810.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 3 6 159 3810 % 38,55

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 68 85 445 9884

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 15 8 7 13,00 % 43

Cevap Anahtarı B CEBEDDEACCCBECEAECBEDBDECCEBAB

Cevaplarınız daBEDDEACC Bd Eb aB D ab dEBA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 1 2 6,75 % 68

Coğrafya-1 10 3 5 2 1,75 % 18

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 1 0,25 % 5

TYT Sosyal 30 15 9 6 12,75 % 43

Cevap Anahtarı B EBADEDCCECAEADCCABEDBDEECADCAC

Cevaplarınız aB DEDC ECAa  CedeEaBDEE e bAb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 3 23 3,25 % 11

Cevap Anahtarı B ACBADACDBADDDDBEEADBADCEAACCCE

Cevaplarınız  CB    b    e   cA    C       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 0 10 0,00 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Fen 30 1 1 28 0,75 % 3

Cevap Anahtarı B DBDECEDCECDBCADECCDDABEBEBCCDE

Cevaplarınız                       E   d   

S D Y B%

Türkçe 30 15 8 50

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 1 0

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 1 0 100

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 1 0 100

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 2 0 100

Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0

Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Saf Şiir 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Cumhuriyet Dönemi sohbet yazarlarını tanır. 1 0 0 0

ROMAN 1 0 1 0

Dünya Edebiyatında Roman 1 1 0 100

1950-1980 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 2 1 0 50

Yazım Kuralları 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

ANLATIM BOZUKLUKLARI 2 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 2 1 1 50

Cumhuriyet öncesindeki fıkra türünün genel özelliklerini bilir. 1 1 0 100

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 7 1 70

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 1 50

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 2 1 0 50

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar. 2 1 0 50

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 2 0 100

Coğrafya-1 10 3 5 30

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 3 1 0 33

Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 3 0 3 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 4 0 80

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 2 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 20

Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 0 2 0

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 4 3 13

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 7 0 1 0

İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 1 0 50

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 2 1 0 50

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 2 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 9 1 1 11

İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 3 0 0 0

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 1 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100

İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 0 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 0 0

İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 0 0

Denge ve Denge Şartları 1 0 0 0

Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Basit makineler ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 0 0 0

Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 0 0

İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Gaz yasalarını açıklar. 1 0 0 0

Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Gazların sıkışma/genleşme sürecinde gerçek gaz ve ideal gaz kavramlarını karşılaştırır. 1 0 0 0

Çözünürlüğün sıcaklık ve basınçla ilişkisini açıklar. 2 0 0 0

Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Oluşum Entalpisi 1 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 0 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar.1 0 0 0

Bağ enerjileri ile tepkime entalpisi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 1 1 10

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100

Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0



11. SINIF KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI - 5

177,030 49,55
%

MANİSA / ŞEHZADELER
Manisa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

11A  -  342
BÜŞRA BAKŞİ 120 26 20 74 21 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4898.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 8 14 232 4898 % 49,55

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 68 85 445 9884

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 14 12 4 11,00 % 37

Cevap Anahtarı A CEACEBEDDEACCCBEBBAECBEDBDECCE

Cevaplarınız CEbdEadDDEeadCaEB bEe aDaD  CE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 2 4 3,50 % 35

Coğrafya-1 10 1 3 6 0,25 % 3

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

TYT Sosyal 30 8 8 14 6,00 % 20

Cevap Anahtarı A ECEBADEDCCEDAEADCCABECBDEACADC

Cevaplarınız Ee a  EDC   Aa  ea  EC e A c b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 0 26 4,00 % 13

Cevap Anahtarı A EEAACBADACDBADDDDBCEDBADCEAACC

Cevaplarınız EEA   A                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ECDBDECEDCDCDBCDAECDDEABEBEBCC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 14 12 47

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 0 1 0

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 1 0

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 0 2 0

Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100

Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Saf Şiir 1 1 0 100

Cumhuriyet öncesindeki fıkra türünün genel özelliklerini bilir. 1 1 0 100

1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 1 0

Cumhuriyet Dönemi sohbet yazarlarını tanır. 1 1 0 100

ROMAN 1 0 1 0

Dünya Edebiyatında Roman 1 0 0 0

1950-1980 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 2 1 1 50

Yazım Kuralları 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

ANLATIM BOZUKLUKLARI 2 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 4 2 40

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 1 50

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 2 0 0 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar. 2 1 0 50

Coğrafya-1 10 1 3 10

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 1 0 50

Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 3 0 1 0

Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 3 0 1 0

Felsefe 5 2 1 40

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 20

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 0 2 0

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 30 4 0 13

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 1 0 100

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 7 0 0 0

İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 2 1 0 50

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 2 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 9 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 3 0 0 0

İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 2 0 0 0



11. SINIF KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI - 5

152,155 64,26
%

MANİSA / ŞEHZADELER
Manisa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

11A  -  543
FATMA EBRAR AKGÜN 120 24 35 61 15 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6351.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 11 21 310 6351 % 64,26

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 68 85 445 9884

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 14 11 5 11,25 % 38

Cevap Anahtarı A CEACEBEDDEACCCBEBBAECBEDBDECCE

Cevaplarınız CEcdE dDDEAaCCBda dEb bDaD  eE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 4 3 2,00 % 20

Coğrafya-1 10 2 7 1 0,25 % 3

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

TYT Sosyal 30 9 15 6 5,25 % 18

Cevap Anahtarı A ECEBADEDCCEDAEADCCABECBDEACADC

Cevaplarınız E aBeDc b EbAaebead Eb bEAdA b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 9 20 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı A EEAACBADACDBADDDDBCEDBADCEAACC

Cevaplarınız  bA  c a   e        a  bd  ba 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ECDBDECEDCDCDBCDAECDDEABEBEBCC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 14 11 47

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 0 0 0

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 1 0 100

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 1 1 50

Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100

Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Saf Şiir 1 0 1 0

Cumhuriyet öncesindeki fıkra türünün genel özelliklerini bilir. 1 0 1 0

1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 1 0

Cumhuriyet Dönemi sohbet yazarlarını tanır. 1 1 0 100

ROMAN 1 0 1 0

Dünya Edebiyatında Roman 1 0 0 0

1950-1980 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 2 1 1 50

Yazım Kuralları 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

ANLATIM BOZUKLUKLARI 2 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 3 4 30

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 0 50

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 1 50

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0

Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar. 2 0 1 0

Coğrafya-1 10 2 7 20

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 3 0 3 0

Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 3 0 2 0

Felsefe 5 2 2 40

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 0 50

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 1 1 50

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 30 1 9 3

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 1 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 7 0 1 0

İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 2 0 1 0

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 2 0 1 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 9 0 4 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 3 0 1 0

İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 2 0 0 0



11. SINIF KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI - 5

147,400 67,27
%

MANİSA / ŞEHZADELER
Manisa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

11A  -  710
FİLİZ YİLDİRİM 120 22 31 67 14 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6649.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 16 27 325 6649 % 67,27

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 68 85 445 9884

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 12 14 4 8,50 % 28

Cevap Anahtarı B CEBEDDEACCCBECEAECBEDBDECCEBAB

Cevaplarınız CcdEDDEedbCaEbEbEC aDaa  acBb 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 5 1 2,75 % 28

Coğrafya-1 10 4 6 0 2,50 % 25

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

TYT Sosyal 30 10 17 3 5,75 % 19

Cevap Anahtarı B EBADEDCCECAEADCCABEDBDEECADCAC

Cevaplarınız EaceEaC EeAacDbCAeacaecbCd bA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ACBADACDBADDDDBEEADBADCEAACCCE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DBDECEDCECDBCADECCDDABEBEBCCDE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 12 14 40

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 0 1 0

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 1 0

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 0 2 0

Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100

Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Saf Şiir 1 1 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Cumhuriyet Dönemi sohbet yazarlarını tanır. 1 1 0 100

ROMAN 1 1 0 100

Dünya Edebiyatında Roman 1 0 0 0

1950-1980 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 2 1 1 50

Yazım Kuralları 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

ANLATIM BOZUKLUKLARI 2 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 2 0 2 0

Cumhuriyet öncesindeki fıkra türünün genel özelliklerini bilir. 1 1 0 100

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 4 5 40

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 1 50

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 2 0 2 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0

Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar. 2 1 0 50

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 1 50

Coğrafya-1 10 4 6 40

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 3 1 2 33

Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 3 2 1 67

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 1 4 20

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 2 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 20

Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 0 2 0

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 0 0 0



11. SINIF KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI - 5

197,832 38,41
%

MANİSA / ŞEHZADELER
Manisa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

11A  -  0
HAYRU NİSA ARSLAN 120 35 33 52 26 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3796.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 2 5 158 3796 % 38,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 68 85 445 9884

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 23 6 1 21,50 % 72

Cevap Anahtarı B CEBEDDEACCCBECEAECBEDBDECCEBAB

Cevaplarınız CEBEDDEdCdCaECEbECBEbBDE CEBAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 5 1 2,75 % 28

Coğrafya-1 10 2 8 0 0,00 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 11 18 1 6,50 % 22

Cevap Anahtarı B EBADEDCCECAEADCCABEDBDEECADCAC

Cevaplarınız EBceEeC cdbEdaaadBdcdDEECbDbbb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 9 20 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı B ACBADACDBADDDDBEEADBADCEAACCCE

Cevaplarınız c dbc de c   D     e  a       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DBDECEDCECDBCADECCDDABEBEBCCDE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 23 6 77

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 1 0 100

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 1 0

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 1 1 50

Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100

Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Saf Şiir 1 1 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Cumhuriyet Dönemi sohbet yazarlarını tanır. 1 1 0 100

ROMAN 1 1 0 100

Dünya Edebiyatında Roman 1 1 0 100

1950-1980 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 2 1 1 50

Yazım Kuralları 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

ANLATIM BOZUKLUKLARI 2 1 0 50

Cümlenin Ögeleri 2 2 0 100

Cumhuriyet öncesindeki fıkra türünün genel özelliklerini bilir. 1 1 0 100

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 4 5 40

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 2 0 100

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 2 0 2 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0

Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar. 2 1 0 50

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 2 0

Coğrafya-1 10 2 8 20

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 0 2 0

Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 3 0 3 0

Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 3 1 2 33

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 4 1 80

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 0 2 0

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 1 0

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 1 9 3

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 7 1 3 14

İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 2 0 2 0

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 2 0 1 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 9 0 3 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 3 0 0 0

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0

İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 2 0 0 0



11. SINIF KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI - 5

181,830 46,74
%

MANİSA / ŞEHZADELER
Manisa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

11A  -  739
HÜMEYSA ŞENGÖNÜL 120 29 24 67 23 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4620.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 5 11 209 4620 % 46,74

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 68 85 445 9884

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 17 7 6 15,25 % 51

Cevap Anahtarı A CEACEBEDDEACCCBEBBAECBEDBDECCE

Cevaplarınız CEcCEBEDDEACCe bc AEd EDaD a  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 2 5 2,50 % 25

Coğrafya-1 10 2 6 2 0,50 % 5

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

TYT Sosyal 30 10 12 8 7,00 % 23

Cevap Anahtarı A ECEBADEDCCEDAEADCCABECBDEACADC

Cevaplarınız dCEBc      bAad eCbeaeBDdbC DC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 5 23 0,75 % 3

Cevap Anahtarı A EEAACBADACDBADDDDBCEDBADCEAACC

Cevaplarınız Ecd           D  c      a   b 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ECDBDECEDCDCDBCDAECDDEABEBEBCC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 17 7 57

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 1 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 1 0 100

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 2 0 100

Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Cumhuriyet öncesindeki fıkra türünün genel özelliklerini bilir. 1 0 1 0

1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100

Cumhuriyet Dönemi sohbet yazarlarını tanır. 1 1 0 100

ROMAN 1 0 1 0

Dünya Edebiyatında Roman 1 0 0 0

1950-1980 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 2 2 0 100

Yazım Kuralları 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

ANLATIM BOZUKLUKLARI 2 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 3 2 30

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 1 50

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 2 0 100

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 2 0 1 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0

Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar. 2 0 0 0

Coğrafya-1 10 2 6 20

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 3 0 2 0

Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 3 1 2 33

Felsefe 5 2 3 40

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 1 0

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 1 0 50

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 2 5 7

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 1 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 1 0

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 7 0 0 0

İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 1 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 2 0 0 0

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 2 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 9 0 2 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 3 1 0 33

İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 2 0 0 0



11. SINIF KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI - 5

186,082 44,33
%

MANİSA / ŞEHZADELER
Manisa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

11A  -  583
KEVSER YAVAŞ 120 34 23 63 28 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4382.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 4 10 194 4382 % 44,33

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 68 85 445 9884

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 16 11 3 13,25 % 44

Cevap Anahtarı B CEBEDDEACCCBECEAECBEDBDECCEBAB

Cevaplarınız aEBEDDEdCaeBdCEcEecbDaD  eEBA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 4 0 5,00 % 50

Coğrafya-1 10 5 5 0 3,75 % 38

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 18 12 0 15,00 % 50

Cevap Anahtarı B EBADEDCCECAEADCCABEDBDEECADCAC

Cevaplarınız EceDEaCeECAabeCdABEbaDEEdeDCAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ACBADACDBADDDDBEEADBADCEAACCCE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DBDECEDCECDBCADECCDDABEBEBCCDE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 16 11 53

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 1 0 100

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 1 0

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 1 1 50

Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Saf Şiir 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Cumhuriyet Dönemi sohbet yazarlarını tanır. 1 1 0 100

ROMAN 1 0 1 0

Dünya Edebiyatında Roman 1 0 1 0

1950-1980 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 2 1 1 50

Yazım Kuralları 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

ANLATIM BOZUKLUKLARI 2 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 2 1 1 50

Cumhuriyet öncesindeki fıkra türünün genel özelliklerini bilir. 1 1 0 100

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 6 4 60

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 1 50

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0

Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar. 2 1 1 50

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 2 0 100

Coğrafya-1 10 5 5 50

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 3 1 2 33

Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 3 2 1 67

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 3 2 60

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 1 1 50

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100



11. SINIF KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI - 5

103,067 91,32
%

MANİSA / ŞEHZADELER
Manisa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

11A  -  487
NESLİHAN DOLAŞ 120 13 52 55 0 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9026.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 50 66 416 9026 % 91,32

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 68 85 445 9884

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 5 18 7 0,50 % 2

Cevap Anahtarı A CEACEBEDDEACCCBEBBAECBEDBDECCE

Cevaplarınız dcbaE bbabbbCea d cEb EDea  a 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 9 0 -1,25 % 0

Coğrafya-1 10 2 8 0 0,00 % 0

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 0 -1,25 % 0

TYT Sosyal 30 5 25 0 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı A ECEBADEDCCEDAEADCCABECBDEACADC

Cevaplarınız deaaecEedacaccAbbCbaaCBbbbebaa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 9 18 0,75 % 3

Cevap Anahtarı A EEAACBADACDBADDDDBCEDBADCEAACC

Cevaplarınız Eccd e c d    D          b Abd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ECDBDECEDCDCDBCDAECDDEABEBEBCC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 5 18 17

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 0 0 0

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0

Edebi Akımlar 1 0 1 0

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 1 1 50

Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Saf Şiir 1 0 0 0

Cumhuriyet öncesindeki fıkra türünün genel özelliklerini bilir. 1 0 1 0

1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 1 0

Cumhuriyet Dönemi sohbet yazarlarını tanır. 1 1 0 100

ROMAN 1 0 1 0

Dünya Edebiyatında Roman 1 0 0 0

1950-1980 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 2 2 0 100

Yazım Kuralları 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

ANLATIM BOZUKLUKLARI 2 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 1 9 10

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 2 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 2 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 2 0 2 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0

Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar. 2 0 2 0

Coğrafya-1 10 2 8 20

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 0 2 0

Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 3 1 2 33

Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 3 1 2 33

Felsefe 5 2 3 40

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 0

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 1 0

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 0 2 0

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 3 9 10

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 1 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 1 0

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 7 0 2 0

İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 2 0 1 0

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 2 0 1 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 9 0 3 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 3 2 0 67

İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 2 0 0 0



11. SINIF KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI - 5

137,640 73,14
%

MANİSA / ŞEHZADELER
Manisa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

11A  -  71
NİSANUR BOZTAŞ 120 20 33 67 11 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7229.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 20 33 349 7229 % 73,14

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 68 85 445 9884

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 11 15 4 7,25 % 24

Cevap Anahtarı A CEACEBEDDEACCCBEBBAECBEDBDECCE

Cevaplarınız bEcaEadaaEcC C EdcedC dDcDEa E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 4 3 2,00 % 20

Coğrafya-1 10 3 5 2 1,75 % 18

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

TYT Sosyal 30 9 15 6 5,25 % 18

Cevap Anahtarı A ECEBADEDCCEDAEADCCABECBDEACADC

Cevaplarınız EeEa  Eee EcAa cbeA c ebEAdcDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 3 27 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A EEAACBADACDBADDDDBCEDBADCEAACC

Cevaplarınız dc     b                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ECDBDECEDCDCDBCDAECDDEABEBEBCC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 11 15 37

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 0 1 0

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 1 0

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 1 0 50

Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100

Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Saf Şiir 1 1 0 100

Cumhuriyet öncesindeki fıkra türünün genel özelliklerini bilir. 1 0 1 0

1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 1 0

Cumhuriyet Dönemi sohbet yazarlarını tanır. 1 0 1 0

ROMAN 1 1 0 100

Dünya Edebiyatında Roman 1 0 0 0

1950-1980 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 2 1 1 50

Yazım Kuralları 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

ANLATIM BOZUKLUKLARI 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 10 3 4 30

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 1 50

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 1 50

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 2 0 0 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0

Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar. 2 0 1 0

Coğrafya-1 10 3 5 30

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 3 0 2 0

Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 3 1 1 33

Felsefe 5 1 3 20

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 0 2 0

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 0 3 0

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 1 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 7 0 0 0

İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 2 0 0 0

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 2 0 1 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 9 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 3 0 0 0

İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 2 0 0 0



11. SINIF KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI - 5

149,330 66,24
%

MANİSA / ŞEHZADELER
Manisa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

11A  -  73
RÜMEYSA AKGÜL 120 22 25 73 15 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6547.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 13 23 317 6547 % 66,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 68 85 445 9884

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 10 11 9 7,25 % 24

Cevap Anahtarı A CEACEBEDDEACCCBEBBAECBEDBDECCE

Cevaplarınız CEbaEcbD E Cb  EdcbdC EDab    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 5 2 1,75 % 18

Coğrafya-1 10 5 4 1 4,00 % 40

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

TYT Sosyal 30 10 11 9 7,25 % 24

Cevap Anahtarı A ECEBADEDCCEDAEADCCABECBDEACADC

Cevaplarınız Eeaaec D CEcAa DbCAea   EA   b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 2 27 0,50 % 2

Cevap Anahtarı A EEAACBADACDBADDDDBCEDBADCEAACC

Cevaplarınız c    B                  a     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 0 10 0,00 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Fen 30 1 1 28 0,75 % 3

Cevap Anahtarı A ECDBDECEDCDCDBCDAECDDEABEBEBCC

Cevaplarınız                        d  E   

S D Y B%

Türkçe 30 10 11 33

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 0 1 0

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 0 0

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 1 1 50

Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0

Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Saf Şiir 1 1 0 100

Cumhuriyet öncesindeki fıkra türünün genel özelliklerini bilir. 1 0 1 0

1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 1 0

Cumhuriyet Dönemi sohbet yazarlarını tanır. 1 0 1 0

ROMAN 1 1 0 100

Dünya Edebiyatında Roman 1 0 0 0

1950-1980 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 2 2 0 100

Yazım Kuralları 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

ANLATIM BOZUKLUKLARI 2 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 3 5 30

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 1 50

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 2 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 2 0 2 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar. 2 1 0 50

Coğrafya-1 10 5 4 50

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 3 1 1 33

Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 3 2 1 67

Felsefe 5 1 1 20

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 0 50

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 20

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 0 1 0

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 30 1 2 3

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 7 0 0 0

İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 2 1 0 50

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 2 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 9 0 1 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 3 0 0 0

İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 0 0

Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 0 0

İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 0 0

İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 0 0

Denge ve Denge Şartları 1 0 0 0

Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Basit makineler ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar.1 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 0 0

Gaz yasalarını açıklar. 1 0 0 0

Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Gazların sıkışma/genleşme sürecinde gerçek gaz ve ideal gaz kavramlarını karşılaştırır. 1 0 0 0

Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Çözünürlüğün sıcaklık ve basınçla ilişkisini açıklar. 2 0 0 0

Oluşum Entalpisi 1 0 0 0

Bağ enerjileri ile tepkime entalpisi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 1 1 10

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0



11. SINIF KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI - 5

119,325 83,71
%

MANİSA / ŞEHZADELER
Manisa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

11A  -  237
RUMEYSA G *FİDAN 120 19 57 44 4 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8274.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 37 52 394 8274 % 83,71

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 68 85 445 9884

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 11 19 0 6,25 % 21

Cevap Anahtarı B CEBEDDEACCCBECEAECBEDBDECCEBAB

Cevaplarınız ddaEDcEbbCCBECdbdCBEaeacedacec

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 9 0 -1,25 % 0

Coğrafya-1 10 2 8 0 0,00 % 0

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 5 25 0 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı B EBADEDCCECAEADCCABEDBDEECADCAC

Cevaplarınız ddeccaddEebcceCbbBbcaedEacaCbb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 7 23 -1,75 % 0

Cevap Anahtarı B ACBADACDBADDDDBEEADBADCEAACCCE

Cevaplarınız   e  e  c      db      b  d   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 2 7 0,50 % 5

Kimya 10 1 1 8 0,75 % 8

Biyoloji 10 1 3 6 0,25 % 3

TYT Fen 30 3 6 21 1,50 % 5

Cevap Anahtarı B DBDECEDCECDBCADECCDDABEBEBCCDE

Cevaplarınız b     a  C     d C   e  Ea  c 

S D Y B%

Türkçe 30 11 19 37

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 0 1 0

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 1 0

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 1 1 50

Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100

Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Saf Şiir 1 1 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Cumhuriyet Dönemi sohbet yazarlarını tanır. 1 0 1 0

ROMAN 1 1 0 100

Dünya Edebiyatında Roman 1 1 0 100

1950-1980 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 2 1 1 50

Yazım Kuralları 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

ANLATIM BOZUKLUKLARI 2 0 2 0

Cümlenin Ögeleri 2 0 2 0

Cumhuriyet öncesindeki fıkra türünün genel özelliklerini bilir. 1 0 1 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 1 9 10

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 2 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 2 0 2 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0

Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar. 2 0 2 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 1 50

Coğrafya-1 10 2 8 20

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 0 2 0

Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 3 1 2 33

Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 3 1 2 33

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 1 4 20

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 2 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 1 1 50

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 1 0

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 0 7 0

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 7 0 2 0

İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 2 0 1 0

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 2 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 9 0 2 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 3 0 0 0

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 1 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0

İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 1 2 10

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0

İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 0 0

Denge ve Denge Şartları 1 0 0 0

Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Basit makineler ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 0 0 0

Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 0 0

İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Kimya 10 1 1 10

Gaz yasalarını açıklar. 1 0 0 0

Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Gazların sıkışma/genleşme sürecinde gerçek gaz ve ideal gaz kavramlarını karşılaştırır. 1 0 0 0

Çözünürlüğün sıcaklık ve basınçla ilişkisini açıklar. 2 0 1 0

Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Oluşum Entalpisi 1 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 1 0 100

Atomu kuantum modeliyle açıklar. Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar.1 0 0 0

Bağ enerjileri ile tepkime entalpisi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 1 3 10

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0

Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0



11. SINIF KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI - 5

203,455 35,72
%

MANİSA / ŞEHZADELER
Manisa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

11A  -  173
SENANUR SEZER 120 36 20 64 31 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3531.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 1 1 133 3531 % 35,72

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 68 85 445 9884

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 16 9 5 13,75 % 46

Cevap Anahtarı A CEACEBEDDEACCCBEBBAECBEDBDECCE

Cevaplarınız CEbdEBEDDEAadaaEB bECBEDeb    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 2 2 5,50 % 55

Coğrafya-1 10 3 6 1 1,50 % 15

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

TYT Sosyal 30 14 10 6 11,50 % 38

Cevap Anahtarı A ECEBADEDCCEDAEADCCABECBDEACADC

Cevaplarınız ECaBe EDC EbAa cdaAeECBDaA   a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 1 25 3,75 % 13

Cevap Anahtarı A EEAACBADACDBADDDDBCEDBADCEAACC

Cevaplarınız   A  BA                 C   d 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 0 10 0,00 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Fen 30 2 0 28 2,00 % 7

Cevap Anahtarı A ECDBDECEDCDCDBCDAECDDEABEBEBCC

Cevaplarınız                        B  E   

S D Y B%

Türkçe 30 16 9 53

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 1 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 1 0 100

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 0 2 0

Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Saf Şiir 1 1 0 100

Cumhuriyet öncesindeki fıkra türünün genel özelliklerini bilir. 1 1 0 100

1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 1 0

Cumhuriyet Dönemi sohbet yazarlarını tanır. 1 1 0 100

ROMAN 1 1 0 100

Dünya Edebiyatında Roman 1 1 0 100

1950-1980 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 2 2 0 100

Yazım Kuralları 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

ANLATIM BOZUKLUKLARI 2 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 6 2 60

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 2 0 100

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 1 50

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 2 0 1 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar. 2 1 0 50

Coğrafya-1 10 3 6 30

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 3 0 2 0

Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 3 1 2 33

Felsefe 5 4 1 80

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 20

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 0 1 0

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 30 4 1 13

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 7 0 0 0

İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 2 2 0 100

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 2 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 9 1 1 11

İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 3 0 0 0

İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 0 0

Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 0 0

İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 0 0

İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 0 0

Denge ve Denge Şartları 1 0 0 0

Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Basit makineler ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar.1 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 0 0

Gaz yasalarını açıklar. 1 0 0 0

Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Gazların sıkışma/genleşme sürecinde gerçek gaz ve ideal gaz kavramlarını karşılaştırır. 1 0 0 0

Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Çözünürlüğün sıcaklık ve basınçla ilişkisini açıklar. 2 0 0 0

Oluşum Entalpisi 1 0 0 0

Bağ enerjileri ile tepkime entalpisi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 2 0 20

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100



11. SINIF KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI - 5

148,405 66,73
%

MANİSA / ŞEHZADELER
Manisa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

11A  -  443
SUDE DURMAZEL 120 24 42 54 13 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6596.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 15 25 319 6596 % 66,73

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 68 85 445 9884

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 13 17 0 8,75 % 29

Cevap Anahtarı B CEBEDDEACCCBECEAECBEDBDECCEBAB

Cevaplarınız ddaEDcEeCCadbCEbdeBdbeDECbEaAe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 6 1 1,50 % 15

Coğrafya-1 10 3 7 0 1,25 % 13

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 9 20 1 4,00 % 13

Cevap Anahtarı B EBADEDCCECAEADCCABEDBDEECADCAC

Cevaplarınız  cebEDCadeAEcedadeEaBbEabAaebd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 5 23 0,75 % 3

Cevap Anahtarı B ACBADACDBADDDDBEEADBADCEAACCCE

Cevaplarınız   ad    c        A*  aC       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DBDECEDCECDBCADECCDDABEBEBCCDE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 13 17 43

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 0 1 0

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 1 0

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 2 0 100

Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Cumhuriyet Dönemi sohbet yazarlarını tanır. 1 0 1 0

ROMAN 1 0 1 0

Dünya Edebiyatında Roman 1 1 0 100

1950-1980 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 2 0 2 0

Yazım Kuralları 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

ANLATIM BOZUKLUKLARI 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri 2 1 1 50

Cumhuriyet öncesindeki fıkra türünün genel özelliklerini bilir. 1 0 1 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 3 6 30

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 2 0 2 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar. 2 1 1 50

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 2 0

Coğrafya-1 10 3 7 30

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 3 0 3 0

Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 3 0 3 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 2 3 40

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 2 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 1 1 50

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 1 0

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 2 5 7

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 7 0 1 0

İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 2 0 2 0

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 2 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 9 1 2 11

İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 3 0 0 0

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100

İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 2 0 0 0



11. SINIF KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI - 5

175,962 50,25
%

MANİSA / ŞEHZADELER
Manisa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

11A  -  377
TUĞBA YILMAZ 120 29 28 63 22 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4967.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 9 15 237 4967 % 50,25

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 68 85 445 9884

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 15 10 5 12,50 % 42

Cevap Anahtarı A CEACEBEDDEACCCBEBBAECBEDBDECCE

Cevaplarınız CEcaEacDDEeCCCBEa cEe EDcb C  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 4 2 3,00 % 30

Coğrafya-1 10 2 7 1 0,25 % 3

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

TYT Sosyal 30 10 15 5 6,25 % 21

Cevap Anahtarı A ECEBADEDCCEDAEADCCABECBDEACADC

Cevaplarınız deaBe EDC baAEb baeeEbaDEAd a 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 3 25 1,25 % 4

Cevap Anahtarı A EEAACBADACDBADDDDBCEDBADCEAACC

Cevaplarınız EcA     b         b           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 0 10 0,00 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Fen 30 2 0 28 2,00 % 7

Cevap Anahtarı A ECDBDECEDCDCDBCDAECDDEABEBEBCC

Cevaplarınız                        B  E   

S D Y B%

Türkçe 30 15 10 50

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 0 1 0

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 1 0

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 2 0 100

Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100

Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Saf Şiir 1 1 0 100

Cumhuriyet öncesindeki fıkra türünün genel özelliklerini bilir. 1 0 1 0

1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 1 0

Cumhuriyet Dönemi sohbet yazarlarını tanır. 1 1 0 100

ROMAN 1 0 1 0

Dünya Edebiyatında Roman 1 0 0 0

1950-1980 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 2 2 0 100

Yazım Kuralları 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

ANLATIM BOZUKLUKLARI 2 1 0 50

S D Y B%

Tarih-1 10 4 4 40

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 2 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 1 50

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 2 0 1 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar. 2 1 0 50

Coğrafya-1 10 2 7 20

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 3 0 2 0

Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 3 0 3 0

Felsefe 5 3 2 60

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 20

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 0 0 0

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 2 3 7

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 1 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 7 0 1 0

İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 2 0 0 0

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 2 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 9 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 3 0 0 0

İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 0 0 0

Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 0 0

İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 0 0

İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 0 0

Denge ve Denge Şartları 1 0 0 0

Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Basit makineler ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar.1 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 0 0

Gaz yasalarını açıklar. 1 0 0 0

Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Gazların sıkışma/genleşme sürecinde gerçek gaz ve ideal gaz kavramlarını karşılaştırır. 1 0 0 0

Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Çözünürlüğün sıcaklık ve basınçla ilişkisini açıklar. 2 0 0 0

Oluşum Entalpisi 1 0 0 0

Bağ enerjileri ile tepkime entalpisi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 2 0 20

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100



11. SINIF KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI - 5

181,627 46,84
%

MANİSA / ŞEHZADELER
Manisa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

11A  -  89
ZÜLAL AYDIN 120 32 26 62 25 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4630.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 6 12 210 4630 % 46,84

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 68 85 445 9884

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 15 12 3 12,00 % 40

Cevap Anahtarı A CEACEBEDDEACCCBEBBAECBEDBDECCE

Cevaplarınız CEbdEaEDDEcaCCBca bEb EDaaE eE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 3 0 6,25 % 63

Coğrafya-1 10 3 7 0 1,25 % 13

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

TYT Sosyal 30 15 11 4 12,25 % 41

Cevap Anahtarı A ECEBADEDCCEDAEADCCABECBDEACADC

Cevaplarınız ECEBeDEeaCEaAaAeaabeaCB EA   C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 2 26 1,50 % 5

Cevap Anahtarı A EEAACBADACDBADDDDBCEDBADCEAACC

Cevaplarınız  dA   c             D         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 0 10 0,00 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Fen 30 0 1 29 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A ECDBDECEDCDCDBCDAECDDEABEBEBCC

Cevaplarınız                           c   

S D Y B%

Türkçe 30 15 12 50

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 0 1 0

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 1 0

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 1 1 50

Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100

Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Saf Şiir 1 0 1 0

Cumhuriyet öncesindeki fıkra türünün genel özelliklerini bilir. 1 0 1 0

1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 1 0

Cumhuriyet Dönemi sohbet yazarlarını tanır. 1 1 0 100

ROMAN 1 0 1 0

Dünya Edebiyatında Roman 1 0 0 0

1950-1980 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 2 2 0 100

Yazım Kuralları 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

ANLATIM BOZUKLUKLARI 2 1 0 50

S D Y B%

Tarih-1 10 7 3 70

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 2 0 100

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 2 0 100

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0

Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar. 2 1 1 50

Coğrafya-1 10 3 7 30

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 3 1 2 33

Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 3 0 3 0

Felsefe 5 3 1 60

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 2 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 40

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 1 0 50

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 30 2 2 7

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 1 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 7 0 0 0

İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 2 0 1 0

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 2 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 9 1 0 11

İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 3 0 0 0

İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 0 0

Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 0 0

İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 0 0

İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 0 0

Denge ve Denge Şartları 1 0 0 0

Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Basit makineler ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar.1 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 0 0

Gaz yasalarını açıklar. 1 0 0 0

Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Gazların sıkışma/genleşme sürecinde gerçek gaz ve ideal gaz kavramlarını karşılaştırır. 1 0 0 0

Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Çözünürlüğün sıcaklık ve basınçla ilişkisini açıklar. 2 0 0 0

Oluşum Entalpisi 1 0 0 0

Bağ enerjileri ile tepkime entalpisi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 0 1 0

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0



11. SINIF KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI - 5

135,170 74,66
%

MANİSA / ŞEHZADELER
Manisa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

11B  -  115
AYŞENUR AKDENİZ 120 20 34 66 11 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7379.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 23 38 361 7379 % 74,66

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 68 85 445 9884

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 7 17 6 2,75 % 9

Cevap Anahtarı A CEACEBEDDEACCCBEBBAECBEDBDECCE

Cevaplarınız  dcac deDEeaCCaca AEb bbcc Cd 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 5 1 2,75 % 28

Coğrafya-1 10 1 4 5 0,00 % 0

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

TYT Sosyal 30 9 10 11 6,50 % 22

Cevap Anahtarı A ECEBADEDCCEDAEADCCABECBDEACADC

Cevaplarınız Eb BceaDeCE  c   edaa B  AC D 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 7 19 2,25 % 8

Cevap Anahtarı A EEAACBADACDBADDDDBCEDBADCEAACC

Cevaplarınız E A  ed    ce       D cb   Aa 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ECDBDECEDCDCDBCDAECDDEABEBEBCC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 7 17 23

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 0 0 0

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 1 0

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 1 1 50

Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100

Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Cumhuriyet öncesindeki fıkra türünün genel özelliklerini bilir. 1 0 1 0

1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100

Cumhuriyet Dönemi sohbet yazarlarını tanır. 1 1 0 100

ROMAN 1 0 1 0

Dünya Edebiyatında Roman 1 0 0 0

1950-1980 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 2 0 2 0

Yazım Kuralları 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

ANLATIM BOZUKLUKLARI 2 1 0 50

S D Y B%

Tarih-1 10 4 5 40

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 1 50

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 0 50

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 2 0 2 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar. 2 1 1 50

Coğrafya-1 10 1 4 10

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 3 0 0 0

Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 3 0 3 0

Felsefe 5 1 1 20

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 0 50

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 60

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 0 0 0

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 4 7 13

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 7 0 2 0

İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 2 0 2 0

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 2 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 9 1 3 11

İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 3 1 0 33

İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 2 0 0 0



11. SINIF KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI - 5

116,840 85,14
%

MANİSA / ŞEHZADELER
Manisa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

11B  -  733
BEYZA AKÇILAR 120 6 8 106 4 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8415.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 41 57 400 8415 % 85,14

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 68 85 445 9884

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 6 8 16 4,00 % 13

Cevap Anahtarı B CEBEDDEACCCBECEAECBEDBDECCEBAB

Cevaplarınız dd ED E Cd    de   aD a    dA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EBADEDCCECAEADCCABEDBDEECADCAC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ACBADACDBADDDDBEEADBADCEAACCCE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DBDECEDCECDBCADECCDDABEBEBCCDE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 6 8 20

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 1 0

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 0 0 0

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 0 0

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 1 1 50

Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0

Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Saf Şiir 1 0 0 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Cumhuriyet Dönemi sohbet yazarlarını tanır. 1 0 0 0

ROMAN 1 0 0 0

Dünya Edebiyatında Roman 1 0 0 0

1950-1980 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 2 1 1 50

Yazım Kuralları 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

ANLATIM BOZUKLUKLARI 2 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 2 0 0 0

Cumhuriyet öncesindeki fıkra türünün genel özelliklerini bilir. 1 0 1 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100



11. SINIF KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI - 5

107,687 89,63
%

MANİSA / ŞEHZADELER
Manisa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

11B  -  547
ELANUR İRGALİ 120 24 96 0 0 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8859.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 46 62 412 8859 % 89,63

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 68 85 445 9884

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 3 27 0 -3,75 % 0

Cevap Anahtarı B CEBEDDEACCCBECEAECBEDBDECCEBAB

Cevaplarınız CdBEabbcdaadbedbaecbaeccdabcbd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 6 0 2,50 % 25

Coğrafya-1 10 0 10 0 -2,50 % 0

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 0 -1,25 % 0

TYT Sosyal 30 5 25 0 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı B EBADEDCCECAEADCCABEDBDEECADCAC

Cevaplarınız EabDcaCbdCeadbeacebaaebdCdabeb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 11 19 0 6,25 % 21

Cevap Anahtarı B ACBADACDBADDDDBEEADBADCEAACCCE

Cevaplarınız ACecDbeaBdaecDBEacaabDCEAcdbea

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 8 0 0,00 % 0

Kimya 10 0 10 0 -2,50 % 0

Biyoloji 10 3 7 0 1,25 % 13

TYT Fen 30 5 25 0 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı B DBDECEDCECDBCADECCDDABEBEBCCDE

Cevaplarınız DeabbdceaCbebdabdaecdBEdaBdeaa

S D Y B%

Türkçe 30 3 27 10

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 1 0 100

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0

Edebi Akımlar 1 0 1 0

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 0 2 0

Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Cumhuriyet Dönemi sohbet yazarlarını tanır. 1 0 1 0

ROMAN 1 0 1 0

Dünya Edebiyatında Roman 1 0 1 0

1950-1980 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 2 0 2 0

Yazım Kuralları 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

ANLATIM BOZUKLUKLARI 2 0 2 0

Cümlenin Ögeleri 2 0 2 0

Cumhuriyet öncesindeki fıkra türünün genel özelliklerini bilir. 1 0 1 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 4 6 40

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 1 50

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0

Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar. 2 1 1 50

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 1 50

Coğrafya-1 10 0 10 0

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 0 2 0

Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 3 0 3 0

Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 3 0 3 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 1 4 20

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 2 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 0

Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 0 2 0

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 1 0

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 11 19 37

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 7 3 4 43

İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 2 0 100

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 2 0 2 0

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 2 1 1 50

İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 9 3 6 33

İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 3 1 2 33

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 1 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 1 0

İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 2 0 2 0

S D Y B%

Fizik 10 2 8 20

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100

İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 1 0

Denge ve Denge Şartları 1 0 1 0

Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Basit makineler ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 0 1 0

Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 1 0

İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Kimya 10 0 10 0

Gaz yasalarını açıklar. 1 0 1 0

Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Gazların sıkışma/genleşme sürecinde gerçek gaz ve ideal gaz kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0

Çözünürlüğün sıcaklık ve basınçla ilişkisini açıklar. 2 0 2 0

Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Oluşum Entalpisi 1 0 1 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 1 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar.1 0 1 0

Bağ enerjileri ile tepkime entalpisi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 3 7 30

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0

Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100

Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100

Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0



11. SINIF KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI - 5

118,067 84,46
%

MANİSA / ŞEHZADELER
Manisa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

11B  -  121
ELİF ASLAN 120 11 26 83 4 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8348.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 40 56 398 8348 % 84,46

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 68 85 445 9884

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 7 18 5 2,50 % 8

Cevap Anahtarı A CEACEBEDDEACCCBEBBAECBEDBDECCE

Cevaplarınız adbdEedacd a aBcBB Ebc baD abE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 2 7 0,50 % 5

Coğrafya-1 10 0 1 9 -0,25 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 1 3 26 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A ECEBADEDCCEDAEADCCABECBDEACADC

Cevaplarınız    B a b  a                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 3 25 1,25 % 4

Cevap Anahtarı A EEAACBADACDBADDDDBCEDBADCEAACC

Cevaplarınız   AbCec                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 2 7 0,50 % 5

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 1 2 27 0,50 % 2

Cevap Anahtarı A ECDBDECEDCDCDBCDAECDDEABEBEBCC

Cevaplarınız    ab C                       

S D Y B%

Türkçe 30 7 18 23

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 0 1 0

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0

Edebi Akımlar 1 0 0 0

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 0 1 0

Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Saf Şiir 1 0 1 0

Cumhuriyet öncesindeki fıkra türünün genel özelliklerini bilir. 1 1 0 100

1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 0 0

Cumhuriyet Dönemi sohbet yazarlarını tanır. 1 1 0 100

ROMAN 1 0 1 0

Dünya Edebiyatında Roman 1 0 1 0

1950-1980 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 2 0 1 0

Yazım Kuralları 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

ANLATIM BOZUKLUKLARI 2 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 1 2 10

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 0 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 0 50

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 2 0 1 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0

Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar. 2 0 0 0

Coğrafya-1 10 0 1 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 0 0 0

Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 3 0 0 0

Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 3 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 0 0 0

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 30 2 3 7

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 7 0 1 0

İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 1 0 50

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 2 0 2 0

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 2 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 9 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 3 0 0 0

İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 1 2 10

Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 0 0

İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 0 0

İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 1 0

Denge ve Denge Şartları 1 0 0 0

Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Basit makineler ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar.1 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 0 0

Gaz yasalarını açıklar. 1 0 0 0

Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Gazların sıkışma/genleşme sürecinde gerçek gaz ve ideal gaz kavramlarını karşılaştırır. 1 0 0 0

Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Çözünürlüğün sıcaklık ve basınçla ilişkisini açıklar. 2 0 0 0

Oluşum Entalpisi 1 0 0 0

Bağ enerjileri ile tepkime entalpisi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 0 0 0

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0



11. SINIF KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI - 5

122,560 81,94
%

MANİSA / ŞEHZADELER
Manisa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

11B  -  0
ESMANUR BİNGÖL 120 18 36 66 9 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8099.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 35 50 390 8099 % 81,94

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 68 85 445 9884

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 6 16 8 2,00 % 7

Cevap Anahtarı B CEBEDDEACCCBECEAECBEDBDECCEBAB

Cevaplarınız dcc caEeaaCBEbEc da Da a   ad 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 2 4 3,50 % 35

Coğrafya-1 10 3 5 2 1,75 % 18

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 1 0,25 % 5

TYT Sosyal 30 10 12 8 7,00 % 23

Cevap Anahtarı B EBADEDCCECAEADCCABEDBDEECADCAC

Cevaplarınız  B  a CCEeAa  eCddEeeDEa ced C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 8 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ACBADACDBADDDDBEEADBADCEAACCCE

Cevaplarınız   eb    cec    E  a  a   Aa   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DBDECEDCECDBCADECCDDABEBEBCCDE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 6 16 20

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 0 1 0

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 1 0

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 0 2 0

Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100

Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Saf Şiir 1 1 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Cumhuriyet Dönemi sohbet yazarlarını tanır. 1 0 0 0

ROMAN 1 0 1 0

Dünya Edebiyatında Roman 1 0 1 0

1950-1980 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 2 1 0 50

Yazım Kuralları 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 1 0 0 0

ANLATIM BOZUKLUKLARI 2 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 2 0 0 0

Cumhuriyet öncesindeki fıkra türünün genel özelliklerini bilir. 1 0 1 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 4 2 40

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 0 50

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 2 0 0 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0

Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar. 2 2 0 100

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 1 50

Coğrafya-1 10 3 5 30

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 3 0 1 0

Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 3 1 2 33

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 2 2 40

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 20

Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 0 2 0

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 2 8 7

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 7 0 2 0

İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 2 0 2 0

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 2 0 1 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 9 0 3 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 3 1 0 33

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0

İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 2 0 0 0



11. SINIF KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI - 5

107,367 89,73
%

MANİSA / ŞEHZADELER
Manisa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

11B  -  43
HİRANUR KAYA 120 3 5 112 1 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8869.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 47 63 413 8869 % 89,73

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 68 85 445 9884

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 3 5 22 1,75 % 6

Cevap Anahtarı B CEBEDDEACCCBECEAECBEDBDECCEBAB

Cevaplarınız bcdEacE C                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EBADEDCCECAEADCCABEDBDEECADCAC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ACBADACDBADDDDBEEADBADCEAACCCE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DBDECEDCECDBCADECCDDABEBEBCCDE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 3 5 10

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 1 0

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 0 1 0

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 0 0

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 1 0 50

Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0

Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Saf Şiir 1 0 0 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 0 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 0 0

Cumhuriyet Dönemi sohbet yazarlarını tanır. 1 0 0 0

ROMAN 1 0 0 0

Dünya Edebiyatında Roman 1 0 0 0

1950-1980 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 2 0 0 0

Yazım Kuralları 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 1 0 0 0

ANLATIM BOZUKLUKLARI 2 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 2 0 0 0

Cumhuriyet öncesindeki fıkra türünün genel özelliklerini bilir. 1 0 0 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 0 0



11. SINIF KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI - 5

0,000 93,97
%

MANİSA / ŞEHZADELER
Manisa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

11B  -  240
HİRANUR KY 120 11 45 64 -0 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9288.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 55 71 424 9288 % 93,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 68 85 445 9884

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 5 19 6 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A CEACEBEDDEACCCBEBBAECBEDBDECCE

Cevaplarınız bccCEad aEdbae b c  C beeDcbba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 6 3 -0,50 % 0

Coğrafya-1 10 1 8 1 -1,00 % 0

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

TYT Sosyal 30 5 19 6 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A ECEBADEDCCEDAEADCCABECBDEACADC

Cevaplarınız E cdbe b dae aeDbded Cec ACeab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 7 22 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A EEAACBADACDBADDDDBCEDBADCEAACC

Cevaplarınız bdecdBd e                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ECDBDECEDCDCDBCDAECDDEABEBEBCC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 5 19 17

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 0 1 0

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 1 0

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 0 2 0

Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Cumhuriyet öncesindeki fıkra türünün genel özelliklerini bilir. 1 0 0 0

1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 0 0

Cumhuriyet Dönemi sohbet yazarlarını tanır. 1 0 0 0

ROMAN 1 1 0 100

Dünya Edebiyatında Roman 1 0 0 0

1950-1980 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 2 0 2 0

Yazım Kuralları 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

ANLATIM BOZUKLUKLARI 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 10 1 6 10

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 0 50

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 2 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 2 0 2 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0

Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar. 2 0 1 0

Coğrafya-1 10 1 8 10

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 0 1 0

Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 3 1 2 33

Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 3 0 3 0

Felsefe 5 1 2 20

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 0 2 0

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 1 7 3

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 1 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 1 0

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 7 0 2 0

İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 1 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 2 1 1 50

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 2 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 9 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 3 0 0 0

İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 2 0 0 0



11. SINIF KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI - 5

143,502 69,48
%

MANİSA / ŞEHZADELER
Manisa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

11B  -  0
MERYEM YILMAZ 120 16 21 83 10 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6867.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 18 31 338 6867 % 69,48

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 68 85 445 9884

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 13 10 7 10,50 % 35

Cevap Anahtarı A CEACEBEDDEACCCBEBBAECBEDBDECCE

Cevaplarınız CEbCEadD EeCdCBba AEC bDae    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 2 6 1,50 % 15

Coğrafya-1 10 0 3 7 -0,75 % 0

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 2 6 22 0,50 % 2

Cevap Anahtarı A ECEBADEDCCEDAEADCCABECBDEACADC

Cevaplarınız E b c  D  c  a   e  a         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 2 28 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A EEAACBADACDBADDDDBCEDBADCEAACC

Cevaplarınız dc                            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 3 6 0,25 % 3

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 1 3 26 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A ECDBDECEDCDCDBCDAECDDEABEBEBCC

Cevaplarınız  a e a E                      

S D Y B%

Türkçe 30 13 10 43

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 0 1 0

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 1 0

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 1 1 50

Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100

Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Saf Şiir 1 0 1 0

Cumhuriyet öncesindeki fıkra türünün genel özelliklerini bilir. 1 0 1 0

1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100

Cumhuriyet Dönemi sohbet yazarlarını tanır. 1 1 0 100

ROMAN 1 1 0 100

Dünya Edebiyatında Roman 1 0 0 0

1950-1980 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 2 1 1 50

Yazım Kuralları 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

ANLATIM BOZUKLUKLARI 2 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 2 2 20

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 0 50

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 2 0 1 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar. 2 0 0 0

Coğrafya-1 10 0 3 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 3 0 0 0

Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 3 0 1 0

Felsefe 5 0 1 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 0 0 0

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 30 0 2 0

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 1 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 7 0 0 0

İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 2 0 0 0

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 2 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 9 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 3 0 0 0

İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 1 3 10

Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 0 0

İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 0 0

İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 0 0

Denge ve Denge Şartları 1 0 1 0

Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Basit makineler ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar.1 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 0 0

Gaz yasalarını açıklar. 1 0 0 0

Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Gazların sıkışma/genleşme sürecinde gerçek gaz ve ideal gaz kavramlarını karşılaştırır. 1 0 0 0

Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Çözünürlüğün sıcaklık ve basınçla ilişkisini açıklar. 2 0 0 0

Oluşum Entalpisi 1 0 0 0

Bağ enerjileri ile tepkime entalpisi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 0 0 0

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0



11. SINIF KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI - 5

111,665 87,80
%

MANİSA / ŞEHZADELER
Manisa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

11B  -  465
NURCAN ORHAN 120 8 23 89 2 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8678.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 44 60 407 8678 % 87,80

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 68 85 445 9884

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 3 5 22 1,75 % 6

Cevap Anahtarı B CEBEDDEACCCBECEAECBEDBDECCEBAB

Cevaplarınız     D abd       E c Da        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 8 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 10 1 6 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 3 15 12 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B EBADEDCCECAEADCCABEDBDEECADCAC

Cevaplarınız bcADbbbbbbbbbbdC   b  c       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 3 25 1,25 % 4

Cevap Anahtarı B ACBADACDBADDDDBEEADBADCEAACCCE

Cevaplarınız A Bbcd                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DBDECEDCECDBCADECCDDABEBEBCCDE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 3 5 10

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 0 0

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 0 0 0

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0

Edebi Akımlar 1 0 1 0

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 0 1 0

Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0

Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Saf Şiir 1 0 0 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 0 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 0 0

Cumhuriyet Dönemi sohbet yazarlarını tanır. 1 1 0 100

ROMAN 1 0 0 0

Dünya Edebiyatında Roman 1 0 1 0

1950-1980 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 2 1 0 50

Yazım Kuralları 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 1 0 0 0

ANLATIM BOZUKLUKLARI 2 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 2 0 0 0

Cumhuriyet öncesindeki fıkra türünün genel özelliklerini bilir. 1 0 0 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 2 8 20

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 2 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 2 2 0 100

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0

Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar. 2 0 2 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 2 0

Coğrafya-1 10 1 6 10

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 0 2 0

Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 3 0 3 0

Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 3 1 0 33

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 0 1 0

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 0 0 0

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 30 2 3 7

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 7 1 1 14

İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 2 1 1 50

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 2 0 1 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 9 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 3 0 0 0

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0

İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 2 0 0 0



11. SINIF KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI - 5

0,000 93,97
%

MANİSA / ŞEHZADELER
Manisa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

11B  -  233
RUMEYSA SÖBE 120 14 100 6 -11 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9288.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 55 71 424 9288 % 93,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 68 85 445 9884

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 4 25 1 -2,25 % 0

Cevap Anahtarı A CEACEBEDDEACCCBEBBAECBEDBDECCE

Cevaplarınız C cdEedccccdea****AabcdDcbaa**

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 9 0 -1,25 % 0

Coğrafya-1 10 0 10 0 -2,50 % 0

Felsefe 5 0 5 0 -1,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 0 -1,25 % 0

TYT Sosyal 30 1 29 0 -6,25 % 0

Cevap Anahtarı A ECEBADEDCCEDAEADCCABECBDEACADC

Cevaplarınız bdcae*cDeededabcde****eedcb*cb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 5 25 0 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı A EEAACBADACDBADDDDBCEDBADCEAACC

Cevaplarınız Ecbdb*cbAababeDcba****Aabcd*Cd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 4 5 0,00 % 0

Kimya 10 0 10 0 -2,50 % 0

Biyoloji 10 3 7 0 1,25 % 13

TYT Fen 30 4 21 5 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı A ECDBDECEDCDCDBCDAECDDEABEBEBCC

Cevaplarınız      abccCcbae****eeDcbBcdEe**

S D Y B%

Türkçe 30 4 25 13

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 0 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 0 1 0

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0

Edebi Akımlar 1 0 1 0

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 0 2 0

Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Cumhuriyet öncesindeki fıkra türünün genel özelliklerini bilir. 1 0 1 0

1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100

Cumhuriyet Dönemi sohbet yazarlarını tanır. 1 0 1 0

ROMAN 1 0 1 0

Dünya Edebiyatında Roman 1 0 1 0

1950-1980 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 2 1 1 50

Yazım Kuralları 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

ANLATIM BOZUKLUKLARI 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 10 1 9 10

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 2 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 2 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 2 0 2 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar. 2 0 2 0

Coğrafya-1 10 0 10 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 0 2 0

Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 3 0 3 0

Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 3 0 3 0

Felsefe 5 0 5 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 2 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 0

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 1 0

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 0 2 0

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 5 25 17

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 1 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 1 0

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 7 1 6 14

İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 2 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 2 0 2 0

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 2 0 2 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 9 2 7 22

İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 3 1 2 33

İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 2 0 2 0

S D Y B%

Fizik 10 1 4 10

Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 0 0

İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 0 0

İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 0 0

Denge ve Denge Şartları 1 0 1 0

Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Basit makineler ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 1 0 100

Kimya 10 0 10 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar.1 0 1 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 1 0

Gaz yasalarını açıklar. 1 0 1 0

Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Gazların sıkışma/genleşme sürecinde gerçek gaz ve ideal gaz kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0

Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Çözünürlüğün sıcaklık ve basınçla ilişkisini açıklar. 2 0 2 0

Oluşum Entalpisi 1 0 1 0

Bağ enerjileri ile tepkime entalpisi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 3 7 30

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0

Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100



11. SINIF KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI - 5

129,095 78,35
%

MANİSA / ŞEHZADELER
Manisa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

11B  -  355
RÜVEYDA ALPTEKİN 120 16 22 82 10 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7744.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 29 44 380 7744 % 78,35

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 68 85 445 9884

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 5 8 17 3,00 % 10

Cevap Anahtarı A CEACEBEDDEACCCBEBBAECBEDBDECCE

Cevaplarınız  dedE dD E ed   d A   aD      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 1 2 6,75 % 68

Coğrafya-1 10 1 6 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 4 -0,25 % 0

TYT Sosyal 30 9 8 13 7,00 % 23

Cevap Anahtarı A ECEBADEDCCEDAEADCCABECBDEACADC

Cevaplarınız ECEa DEDC   Aabaa ce C    a   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 6 22 0,50 % 2

Cevap Anahtarı A EEAACBADACDBADDDDBCEDBADCEAACC

Cevaplarınız Ece  ed  b B          e       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ECDBDECEDCDCDBCDAECDDEABEBEBCC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 5 8 17

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 0 0 0

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 0 0

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 0 2 0

Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0

Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Saf Şiir 1 0 0 0

Cumhuriyet öncesindeki fıkra türünün genel özelliklerini bilir. 1 0 1 0

1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100

Cumhuriyet Dönemi sohbet yazarlarını tanır. 1 0 0 0

ROMAN 1 0 0 0

Dünya Edebiyatında Roman 1 0 0 0

1950-1980 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 2 1 1 50

Yazım Kuralları 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 1 0 0 0

ANLATIM BOZUKLUKLARI 2 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 7 1 70

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 2 0 100

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 1 50

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 2 1 0 50

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar. 2 1 0 50

Coğrafya-1 10 1 6 10

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 1 0 50

Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 3 0 3 0

Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 3 0 2 0

Felsefe 5 1 0 20

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 0

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 0 0 0

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 30 2 6 7

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 1 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 1 0

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 7 1 1 14

İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 2 0 2 0

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 2 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 9 0 1 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 3 0 0 0

İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 2 0 0 0



11. SINIF KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI - 5

105,262 90,50
%

MANİSA / ŞEHZADELER
Manisa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

11B  -  44
SEDANUR KAYA 120 2 3 115 1 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8945.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 49 65 415 8945 % 90,50

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 68 85 445 9884

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 2 3 25 1,25 % 4

Cevap Anahtarı A CEACEBEDDEACCCBEBBAECBEDBDECCE

Cevaplarınız CacaE                         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ECEBADEDCCEDAEADCCABECBDEACADC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EEAACBADACDBADDDDBCEDBADCEAACC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ECDBDECEDCDCDBCDAECDDEABEBEBCC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 2 3 7

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 0 0 0

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 0 0

Edebi Akımlar 1 0 0 0

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 0 0 0

Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0

Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Saf Şiir 1 0 0 0

Cumhuriyet öncesindeki fıkra türünün genel özelliklerini bilir. 1 0 0 0

1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 0 0

Cumhuriyet Dönemi sohbet yazarlarını tanır. 1 0 0 0

ROMAN 1 0 0 0

Dünya Edebiyatında Roman 1 0 0 0

1950-1980 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 2 0 0 0

Yazım Kuralları 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 1 0 0 0

ANLATIM BOZUKLUKLARI 2 0 0 0



11. SINIF KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI - 5

103,042 91,34
%

MANİSA / ŞEHZADELER
Manisa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

11B  -  647
ZEYNEP ÜLGEN 120 25 94 1 1 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9028.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 51 67 417 9028 % 91,34

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 68 85 445 9884

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 5 25 0 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı A CEACEBEDDEACCCBEBBAECBEDBDECCE

Cevaplarınız babCdaEbacdeCaecBacdbacbaebadE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 7 0 1,25 % 13

Coğrafya-1 10 2 7 1 0,25 % 3

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 8 21 1 2,75 % 9

Cevap Anahtarı A ECEBADEDCCEDAEADCCABECBDEACADC

Cevaplarınız abbacDEDbaEb acebbAdbCBeabdAeb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 7 23 0 1,25 % 4

Cevap Anahtarı A EEAACBADACDBADDDDBCEDBADCEAACC

Cevaplarınız abbdecAebCaBdabDeBacacbDebAcde

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 8 0 0,00 % 0

Kimya 10 2 8 0 0,00 % 0

Biyoloji 10 1 9 0 -1,25 % 0

TYT Fen 30 5 25 0 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı A ECDBDECEDCDCDBCDAECDDEABEBEBCC

Cevaplarınız abc*bbCaDeabcebDdEabcadeaBcdeb

S D Y B%

Türkçe 30 5 25 17

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 0 1 0

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0

Edebi Akımlar 1 0 1 0

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 1 1 50

Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Cumhuriyet öncesindeki fıkra türünün genel özelliklerini bilir. 1 1 0 100

1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 1 0

Cumhuriyet Dönemi sohbet yazarlarını tanır. 1 0 1 0

ROMAN 1 0 1 0

Dünya Edebiyatında Roman 1 0 1 0

1950-1980 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 2 0 2 0

Yazım Kuralları 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

ANLATIM BOZUKLUKLARI 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 10 3 7 30

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 2 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 2 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar. 2 0 2 0

Coğrafya-1 10 2 7 20

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 0 1 0

Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 3 0 3 0

Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 3 1 2 33

Felsefe 5 2 3 40

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 1 0

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 1 1 50

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 7 23 23

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 1 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 1 0

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 7 3 4 43

İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 1 1 50

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 2 1 1 50

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 2 0 2 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 9 1 8 11

İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 3 1 2 33

İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 2 0 2 0

S D Y B%

Fizik 10 2 8 20

Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 1 0

İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0

İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 1 0

Denge ve Denge Şartları 1 0 1 0

Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Basit makineler ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 0 1 0

Kimya 10 2 8 20

Atomu kuantum modeliyle açıklar. Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar.1 0 1 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 1 0

Gaz yasalarını açıklar. 1 0 1 0

Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Gazların sıkışma/genleşme sürecinde gerçek gaz ve ideal gaz kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0

Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Çözünürlüğün sıcaklık ve basınçla ilişkisini açıklar. 2 1 1 50

Oluşum Entalpisi 1 0 1 0

Bağ enerjileri ile tepkime entalpisi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 1 9 10

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 1 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0

Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0



11. SINIF KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI - 5

132,542 76,15
%

MANİSA / ŞEHZADELER
Manisa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

11B  -  409
ZEYNEPBOZKURT 120 11 11 98 8 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7527.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 25 40 371 7527 % 76,15

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 68 85 445 9884

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 9 7 14 7,25 % 24

Cevap Anahtarı B CEBEDDEACCCBECEAECBEDBDECCEBAB

Cevaplarınız Cd ED E  C cE EcdCe D b   a   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 2 6 1,50 % 15

Coğrafya-1 10 0 1 9 -0,25 % 0

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 2 4 24 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B EBADEDCCECAEADCCABEDBDEECADCAC

Cevaplarınız E cDc           e       a     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ACBADACDBADDDDBEEADBADCEAACCCE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DBDECEDCECDBCADECCDDABEBEBCCDE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 9 7 30

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 0 0 0

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 0 0

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 1 0 50

Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0

Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Saf Şiir 1 1 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Cumhuriyet Dönemi sohbet yazarlarını tanır. 1 0 1 0

ROMAN 1 1 0 100

Dünya Edebiyatında Roman 1 0 1 0

1950-1980 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 2 1 0 50

Yazım Kuralları 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

ANLATIM BOZUKLUKLARI 2 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 2 0 1 0

Cumhuriyet öncesindeki fıkra türünün genel özelliklerini bilir. 1 0 0 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 2 2 20

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 0 50

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0

Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar. 2 0 0 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 0 0

Coğrafya-1 10 0 1 0

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 0 0 0

Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 3 0 0 0

Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 3 0 1 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 0 1 0

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 0 0 0

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 0 0 0



11. SINIF KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI - 5

100,735 91,98
%

MANİSA / ŞEHZADELER
Manisa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

11C  -  590
ESMA İNAN 120 13 51 56 0 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9091.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 52 68 421 9091 % 91,98

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 68 85 445 9884

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 7 19 4 2,25 % 8

Cevap Anahtarı A CEACEBEDDEACCCBEBBAECBEDBDECCE

Cevaplarınız db bdcEeadeCe aEeeedCcbDe b CE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 5 3 0,75 % 8

Coğrafya-1 10 0 5 5 -1,25 % 0

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

TYT Sosyal 30 5 15 10 1,25 % 4

Cevap Anahtarı A ECEBADEDCCEDAEADCCABECBDEACADC

Cevaplarınız cbEae   aC   ac ee eaCdeEAb  d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 10 19 -1,50 % 0

Cevap Anahtarı A EEAACBADACDBADDDDBCEDBADCEAACC

Cevaplarınız Eb d d      d b     add b    a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 3 7 -0,75 % 0

Kimya 10 0 2 8 -0,50 % 0

Biyoloji 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Fen 30 0 7 23 -1,75 % 0

Cevap Anahtarı A ECDBDECEDCDCDBCDAECDDEABEBEBCC

Cevaplarınız c e      b e   a       d     d

S D Y B%

Türkçe 30 7 19 23

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 0 0

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 0 1 0

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0

Edebi Akımlar 1 0 1 0

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 1 1 50

Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0

Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Saf Şiir 1 1 0 100

Cumhuriyet öncesindeki fıkra türünün genel özelliklerini bilir. 1 0 1 0

1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 1 0

Cumhuriyet Dönemi sohbet yazarlarını tanır. 1 0 1 0

ROMAN 1 1 0 100

Dünya Edebiyatında Roman 1 0 1 0

1950-1980 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 2 1 1 50

Yazım Kuralları 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 1 0 0 0

ANLATIM BOZUKLUKLARI 2 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 2 5 20

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 2 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 1 50

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 2 0 1 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0

Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar. 2 1 1 50

Coğrafya-1 10 0 5 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 3 0 2 0

Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 3 0 2 0

Felsefe 5 2 3 40

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 20

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 0 1 0

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 30 1 10 3

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 1 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 7 0 2 0

İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 2 0 1 0

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 2 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 9 0 5 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 3 0 1 0

İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 3 0

Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 1 0

İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0

İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 0 0

Denge ve Denge Şartları 1 0 0 0

Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Basit makineler ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 0 1 0

Kimya 10 0 2 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar.1 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 1 0

Gaz yasalarını açıklar. 1 0 0 0

Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Gazların sıkışma/genleşme sürecinde gerçek gaz ve ideal gaz kavramlarını karşılaştırır. 1 0 0 0

Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Çözünürlüğün sıcaklık ve basınçla ilişkisini açıklar. 2 0 0 0

Oluşum Entalpisi 1 0 0 0

Bağ enerjileri ile tepkime entalpisi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 0 2 0

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0



11. SINIF KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI - 5

0,000 93,97
%

MANİSA / ŞEHZADELER
Manisa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

11C  -  15100
HELİN ÖZDEMİR 120 2 23 95 -3 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9288.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 55 71 424 9288 % 93,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 68 85 445 9884

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 1 10 19 -1,50 % 0

Cevap Anahtarı A CEACEBEDDEACCCBEBBAECBEDBDECCE

Cevaplarınız ecba   c Ebed   a  c          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 0 7 3 -1,75 % 0

Coğrafya-1 10 0 0 10 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 0 7 23 -1,75 % 0

Cevap Anahtarı A ECEBADEDCCEDAEADCCABECBDEACADC

Cevaplarınız  dadca ca                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 6 23 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A EEAACBADACDBADDDDBCEDBADCEAACC

Cevaplarınız   bcdcAb       c              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ECDBDECEDCDCDBCDAECDDEABEBEBCC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 1 10 3

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 0 0 0

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 1 0

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 0 2 0

Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0

Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Saf Şiir 1 0 0 0

Cumhuriyet öncesindeki fıkra türünün genel özelliklerini bilir. 1 0 1 0

1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 0 0

Cumhuriyet Dönemi sohbet yazarlarını tanır. 1 0 1 0

ROMAN 1 0 0 0

Dünya Edebiyatında Roman 1 0 0 0

1950-1980 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 2 0 0 0

Yazım Kuralları 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 1 0 0 0

ANLATIM BOZUKLUKLARI 2 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 0 7 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 1 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 2 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 2 0 2 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0

Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar. 2 0 1 0

Coğrafya-1 10 0 0 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 0 0 0

Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 3 0 0 0

Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 3 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 0 0 0

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 30 1 6 3

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 1 0

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 7 0 2 0

İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 1 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 2 1 1 50

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 2 0 1 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 9 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 3 0 0 0

İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 2 0 0 0



11. SINIF KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI - 5

92,767 93,37
%

MANİSA / ŞEHZADELER
Manisa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

11C  -  445
MİNE AKARSU 120 6 39 75 -3 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9229.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 54 70 423 9229 % 93,37

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 68 85 445 9884

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 4 14 12 0,50 % 2

Cevap Anahtarı B CEBEDDEACCCBECEAECBEDBDECCEBAB

Cevaplarınız ad bDbEAdbda  d c a D a d  c  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 0 7 3 -1,75 % 0

Coğrafya-1 10 1 4 5 0,00 % 0

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 2 3 -0,50 % 0

TYT Sosyal 30 1 14 15 -2,50 % 0

Cevap Anahtarı B EBADEDCCECAEADCCABEDBDEECADCAC

Cevaplarınız bd ad bd a d b d B c   c  b  d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ACBADACDBADDDDBEEADBADCEAACCCE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 6 3 -0,50 % 0

Kimya 10 0 4 6 -1,00 % 0

Biyoloji 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Fen 30 1 11 18 -1,75 % 0

Cevap Anahtarı B DBDECEDCECDBCADECCDDABEBEBCCDE

Cevaplarınız c ad aD db da c  b  d         

S D Y B%

Türkçe 30 4 14 13

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 1 0

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 0 0 0

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 1 0 100

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 0 2 0

Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Saf Şiir 1 0 0 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 0 0

Cumhuriyet Dönemi sohbet yazarlarını tanır. 1 0 1 0

ROMAN 1 0 0 0

Dünya Edebiyatında Roman 1 0 1 0

1950-1980 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 2 1 0 50

Yazım Kuralları 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

ANLATIM BOZUKLUKLARI 2 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 2 0 0 0

Cumhuriyet öncesindeki fıkra türünün genel özelliklerini bilir. 1 0 1 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 0 7 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 2 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 2 0 1 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0

Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar. 2 0 2 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 1 0

Coğrafya-1 10 1 4 10

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 0 1 0

Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 3 0 1 0

Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 3 1 1 33

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 0 1 0

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 2 0

Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 0 0 0

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 1 6 10

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0

İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 1 0

Denge ve Denge Şartları 1 0 1 0

Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Basit makineler ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 0 0 0

Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 1 0

İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Kimya 10 0 4 0

Gaz yasalarını açıklar. 1 0 0 0

Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Gazların sıkışma/genleşme sürecinde gerçek gaz ve ideal gaz kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0

Çözünürlüğün sıcaklık ve basınçla ilişkisini açıklar. 2 0 0 0

Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Oluşum Entalpisi 1 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 1 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar.1 0 0 0

Bağ enerjileri ile tepkime entalpisi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 0 1 0

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0

Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0



11. SINIF KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI - 5

130,857 77,22
%

MANİSA / ŞEHZADELER
Manisa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

11C  -  902
MİNE BELGİ 120 14 22 84 8 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7632.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 26 41 374 7632 % 77,22

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 68 85 445 9884

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 9 11 10 6,25 % 21

Cevap Anahtarı A CEACEBEDDEACCCBEBBAECBEDBDECCE

Cevaplarınız CEcaEBdbaEcea   a AE c DBc    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 4 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 10 1 3 6 0,25 % 3

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

TYT Sosyal 30 5 11 14 2,25 % 8

Cevap Anahtarı A ECEBADEDCCEDAEADCCABECBDEACADC

Cevaplarınız   E eeaa   e    b AecC bE C cb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EEAACBADACDBADDDDBCEDBADCEAACC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ECDBDECEDCDCDBCDAECDDEABEBEBCC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 9 11 30

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 1 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 1 0

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 0 2 0

Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0

Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Saf Şiir 1 0 0 0

Cumhuriyet öncesindeki fıkra türünün genel özelliklerini bilir. 1 0 1 0

1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100

Cumhuriyet Dönemi sohbet yazarlarını tanır. 1 1 0 100

ROMAN 1 0 0 0

Dünya Edebiyatında Roman 1 0 1 0

1950-1980 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 2 1 0 50

Yazım Kuralları 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

ANLATIM BOZUKLUKLARI 2 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 1 4 10

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 0 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 0 50

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 2 0 2 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0

Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar. 2 0 0 0

Coğrafya-1 10 1 3 10

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 0 1 0

Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 0 0 0

Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 3 0 1 0

Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 3 1 1 33

Felsefe 5 2 2 40

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 0 50

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 20

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 0 1 0

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0



11. SINIF KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI - 5

0,000 93,97
%

MANİSA / ŞEHZADELER
Manisa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

11C  -  414
RABİA GÜVENDİ K 120 8 100 12 -17 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9288.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 55 71 424 9288 % 93,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 68 85 445 9884

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 1 26 3 -5,50 % 0

Cevap Anahtarı A CEACEBEDDEACCCBEBBAECBEDBDECCE

Cevaplarınız    a****eE********************

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 5 3 0,75 % 8

Coğrafya-1 10 2 8 0 0,00 % 0

Felsefe 5 0 5 0 -1,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 3 2 -0,75 % 0

TYT Sosyal 30 4 21 5 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı A ECEBADEDCCEDAEADCCABECBDEACADC

Cevaplarınız   c *cccCCccccccCCccc*a*****  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 26 4 -6,50 % 0

Cevap Anahtarı A EEAACBADACDBADDDDBCEDBADCEAACC

Cevaplarınız     aa**********************aa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 10 0 -2,50 % 0

Kimya 10 1 9 0 -1,25 % 0

Biyoloji 10 2 8 0 0,00 % 0

TYT Fen 30 3 27 0 -3,75 % 0

Cevap Anahtarı A ECDBDECEDCDCDBCDAECDDEABEBEBCC

Cevaplarınız abbabbabbabbaBbabbabbabBaBbabb

S D Y B%

Türkçe 30 1 26 3

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 0 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 0 0

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 0 1 0

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 1 0

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 0 2 0

Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Cumhuriyet öncesindeki fıkra türünün genel özelliklerini bilir. 1 0 1 0

1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 1 0

Cumhuriyet Dönemi sohbet yazarlarını tanır. 1 0 1 0

ROMAN 1 0 1 0

Dünya Edebiyatında Roman 1 0 1 0

1950-1980 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 2 0 2 0

Yazım Kuralları 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

ANLATIM BOZUKLUKLARI 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 10 2 5 20

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 0 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 2 0 2 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0

Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar. 2 2 0 100

Coğrafya-1 10 2 8 20

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 0 2 0

Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 3 1 2 33

Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 3 1 2 33

Felsefe 5 0 5 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 2 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 3 0

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 1 0

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 0 1 0

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 30 0 26 0

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 7 0 6 0

İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 2 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 2 0 2 0

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 2 0 2 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 9 0 9 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 3 0 3 0

İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 2 0 2 0

S D Y B%

Fizik 10 0 10 0

Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 1 0

İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0

İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 1 0

Denge ve Denge Şartları 1 0 1 0

Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Basit makineler ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 0 1 0

Kimya 10 1 9 10

Atomu kuantum modeliyle açıklar. Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar.1 0 1 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 1 0

Gaz yasalarını açıklar. 1 0 1 0

Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Gazların sıkışma/genleşme sürecinde gerçek gaz ve ideal gaz kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0

Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Çözünürlüğün sıcaklık ve basınçla ilişkisini açıklar. 2 0 2 0

Oluşum Entalpisi 1 0 1 0

Bağ enerjileri ile tepkime entalpisi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 2 8 20

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 1 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0

Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100



11. SINIF KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI - 5

147,115 67,44
%

MANİSA / ŞEHZADELER
Manisa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

11C  -  198
SİNEM ASLAN 120 24 35 61 15 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6666.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 17 28 328 6666 % 67,44

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 68 85 445 9884

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 12 10 8 9,50 % 32

Cevap Anahtarı A CEACEBEDDEACCCBEBBAECBEDBDECCE

Cevaplarınız CbbaEBEeaEcCa  Ed A C aDe E  E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 4 3 2,00 % 20

Coğrafya-1 10 3 3 4 2,25 % 23

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

TYT Sosyal 30 10 11 9 7,25 % 24

Cevap Anahtarı A ECEBADEDCCEDAEADCCABECBDEACADC

Cevaplarınız   EBeeEae abAb   C BcC bEbC Db

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 7 23 -1,75 % 0

Cevap Anahtarı A EEAACBADACDBADDDDBCEDBADCEAACC

Cevaplarınız c e  ec   b    e    a         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 5 3 0,75 % 8

Kimya 10 0 1 9 -0,25 % 0

Biyoloji 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Fen 30 2 7 21 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A ECDBDECEDCDCDBCDAECDDEABEBEBCC

Cevaplarınız  a  bEecaC b        a         

S D Y B%

Türkçe 30 12 10 40

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 1 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 1 0

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 1 1 50

Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0

Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Saf Şiir 1 1 0 100

Cumhuriyet öncesindeki fıkra türünün genel özelliklerini bilir. 1 0 1 0

1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100

Cumhuriyet Dönemi sohbet yazarlarını tanır. 1 0 0 0

ROMAN 1 1 0 100

Dünya Edebiyatında Roman 1 0 0 0

1950-1980 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 2 1 1 50

Yazım Kuralları 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 1 0 0 0

ANLATIM BOZUKLUKLARI 2 1 0 50

S D Y B%

Tarih-1 10 3 4 30

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 0 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 2 0 100

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 2 0 2 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0

Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar. 2 0 1 0

Coğrafya-1 10 3 3 30

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 3 0 0 0

Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 3 2 0 67

Felsefe 5 2 2 40

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 0 50

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 1 0

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 0 1 0

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 0 7 0

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 1 0

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 7 0 1 0

İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 2 0 2 0

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 2 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 9 0 2 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 3 0 0 0

İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 2 5 20

Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 0 0

İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 0 0

İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 1 0

Denge ve Denge Şartları 1 1 0 100

Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Basit makineler ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 1 0 100

Kimya 10 0 1 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar.1 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 1 0

Gaz yasalarını açıklar. 1 0 0 0

Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Gazların sıkışma/genleşme sürecinde gerçek gaz ve ideal gaz kavramlarını karşılaştırır. 1 0 0 0

Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Çözünürlüğün sıcaklık ve basınçla ilişkisini açıklar. 2 0 0 0

Oluşum Entalpisi 1 0 0 0

Bağ enerjileri ile tepkime entalpisi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 0 1 0

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 1 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0



11. SINIF KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI - 5

134,190 75,29
%

MANİSA / ŞEHZADELER
Manisa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

11C  -  501
SÜMEYYE NUR ARİK 120 13 14 93 9 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7442.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 24 39 368 7442 % 75,29

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 68 85 445 9884

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 10 9 11 7,75 % 26

Cevap Anahtarı B CEBEDDEACCCBECEAECBEDBDECCEBAB

Cevaplarınız abBEc E eeCBE Ee    DaDE   dc 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 0 0 10 0,00 % 0

Coğrafya-1 10 0 0 10 0,00 % 0

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

TYT Sosyal 30 3 2 25 2,50 % 8

Cevap Anahtarı B EBADEDCCECAEADCCABEDBDEECADCAC

Cevaplarınız                         C DbbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 3 27 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B ACBADACDBADDDDBEEADBADCEAACCCE

Cevaplarınız                   a    cd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DBDECEDCECDBCADECCDDABEBEBCCDE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 10 9 33

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 1 0

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 1 0 100

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 0 0

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 0 2 0

Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100

Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Saf Şiir 1 1 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Cumhuriyet Dönemi sohbet yazarlarını tanır. 1 0 0 0

ROMAN 1 0 0 0

Dünya Edebiyatında Roman 1 0 0 0

1950-1980 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 2 1 0 50

Yazım Kuralları 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

ANLATIM BOZUKLUKLARI 2 1 0 50

Cümlenin Ögeleri 2 0 0 0

Cumhuriyet öncesindeki fıkra türünün genel özelliklerini bilir. 1 0 1 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 0 0 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 0 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 2 0 0 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0

Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar. 2 0 0 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 0 0

Coğrafya-1 10 0 0 0

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 0 0 0

Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 3 0 0 0

Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 3 0 0 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 1 0 20

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 0 1 0

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 1 0

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 0 3 0

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 7 0 0 0

İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 2 0 0 0

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 2 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 9 0 2 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 3 0 1 0

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0

İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 2 0 0 0



11. SINIF KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI - 5

107,012 89,88
%

MANİSA / ŞEHZADELER
Manisa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

11C  -  784
TESLİME OKKALI 120 27 93 0 3 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8884.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 48 64 414 8884 % 89,88

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 68 85 445 9884

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 3 27 0 -3,75 % 0

Cevap Anahtarı B CEBEDDEACCCBECEAECBEDBDECCEBAB

Cevaplarınız aaaaaaaAaaaaaaaAaaaaaaaaaaaaAa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 6 0 2,50 % 25

Coğrafya-1 10 3 7 0 1,25 % 13

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 0 -1,25 % 0

TYT Sosyal 30 8 22 0 2,50 % 8

Cevap Anahtarı B EBADEDCCECAEADCCABEDBDEECADCAC

Cevaplarınız EebDbcCCbeAEbcebcBdbBbdabdbdeb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 8 22 0 2,50 % 8

Cevap Anahtarı B ACBADACDBADDDDBEEADBADCEAACCCE

Cevaplarınız ddddDddDddDDDDddddDddDdddddddd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 9 0 -1,25 % 0

Kimya 10 4 6 0 2,50 % 25

Biyoloji 10 3 7 0 1,25 % 13

TYT Fen 30 8 22 0 2,50 % 8

Cevap Anahtarı B DBDECEDCECDBCADECCDDABEBEBCCDE

Cevaplarınız aebcCbadbaeeCAcdbaDDAabBdeaCab

S D Y B%

Türkçe 30 3 27 10

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 0 1 0

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0

Edebi Akımlar 1 1 0 100

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 0 2 0

Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Cumhuriyet Dönemi sohbet yazarlarını tanır. 1 0 1 0

ROMAN 1 0 1 0

Dünya Edebiyatında Roman 1 0 1 0

1950-1980 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 2 0 2 0

Yazım Kuralları 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

ANLATIM BOZUKLUKLARI 2 0 2 0

Cümlenin Ögeleri 2 0 2 0

Cumhuriyet öncesindeki fıkra türünün genel özelliklerini bilir. 1 0 1 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 4 6 40

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 1 50

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0

Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar. 2 2 0 100

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 2 0

Coğrafya-1 10 3 7 30

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 3 0 3 0

Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 3 1 2 33

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 1 4 20

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 0

Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 0 2 0

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 1 0

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 8 22 27

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 7 2 5 29

İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 2 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 2 0 2 0

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 2 2 0 100

İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 9 3 6 33

İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 3 1 2 33

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 1 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 1 0

İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 2 0 2 0

S D Y B%

Fizik 10 1 9 10

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0

İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 1 0

Denge ve Denge Şartları 1 0 1 0

Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Basit makineler ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 0 1 0

Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 1 0

İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Kimya 10 4 6 40

Gaz yasalarını açıklar. 1 0 1 0

Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Gazların sıkışma/genleşme sürecinde gerçek gaz ve ideal gaz kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Çözünürlüğün sıcaklık ve basınçla ilişkisini açıklar. 2 1 1 50

Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Oluşum Entalpisi 1 0 1 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 1 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar.1 1 0 100

Bağ enerjileri ile tepkime entalpisi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 10 3 7 30

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100

Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0

Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0

Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100



11. SINIF KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI - 5

115,787 85,59
%

MANİSA / ŞEHZADELER
Manisa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

11C  -  628
ÜMMÜGÜLSÜM MİRZEOĞUL 120 7 13 100 3 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8460.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 42 58 401 8460 % 85,59

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 68 85 445 9884

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 7 13 10 3,75 % 13

Cevap Anahtarı A CEACEBEDDEACCCBEBBAECBEDBDECCE

Cevaplarınız CEbCE dbDEeea  bd Abeabb      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ECEBADEDCCEDAEADCCABECBDEACADC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EEAACBADACDBADDDDBCEDBADCEAACC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ECDBDECEDCDCDBCDAECDDEABEBEBCC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 7 13 23

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 0 0 0

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 1 0

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 0 2 0

Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0

Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Cumhuriyet öncesindeki fıkra türünün genel özelliklerini bilir. 1 0 1 0

1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100

Cumhuriyet Dönemi sohbet yazarlarını tanır. 1 0 1 0

ROMAN 1 0 1 0

Dünya Edebiyatında Roman 1 0 1 0

1950-1980 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 2 0 2 0

Yazım Kuralları 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 1 0 0 0

ANLATIM BOZUKLUKLARI 2 0 0 0



11. SINIF KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI - 5

0,000 93,97
%

MANİSA / ŞEHZADELER
Manisa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

11C  -  31600
ZİLAN BUZKAN 120 0 0 120 0 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9288.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 55 71 424 9288 % 93,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 68 85 445 9884

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CEBEDDEACCCBECEAECBEDBDECCEBAB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EBADEDCCECAEADCCABEDBDEECADCAC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ACBADACDBADDDDBEEADBADCEAACCCE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DBDECEDCECDBCADECCDDABEBEBCCDE

Cevaplarınız



11. SINIF KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI - 5

123,570 81,36
%

MANİSA / ŞEHZADELER
Manisa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

11D  -  917
AYŞENUR TAŞDEMİR 120 19 38 63 9 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8042.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 34 49 388 8042 % 81,36

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 68 85 445 9884

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 7 20 3 2,00 % 7

Cevap Anahtarı A CEACEBEDDEACCCBEBBAECBEDBDECCE

Cevaplarınız CEbaEdEcaEcdeCccadccd cDceca  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 5 0 3,75 % 38

Coğrafya-1 10 1 9 0 -1,25 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 12 18 0 7,50 % 25

Cevap Anahtarı A ECEBADEDCCEDAEADCCABECBDEACADC

Cevaplarınız ECaeeDEDaaabecccCaeecCBeEAdbDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EEAACBADACDBADDDDBCEDBADCEAACC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ECDBDECEDCDCDBCDAECDDEABEBEBCC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 7 20 23

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 0 1 0

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 1 0

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 0 2 0

Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100

Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Cumhuriyet öncesindeki fıkra türünün genel özelliklerini bilir. 1 0 1 0

1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 1 0

Cumhuriyet Dönemi sohbet yazarlarını tanır. 1 0 1 0

ROMAN 1 0 1 0

Dünya Edebiyatında Roman 1 0 0 0

1950-1980 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 2 1 1 50

Yazım Kuralları 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

ANLATIM BOZUKLUKLARI 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 10 5 5 50

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 2 0 100

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 2 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar. 2 0 2 0

Coğrafya-1 10 1 9 10

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 0 2 0

Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 3 1 2 33

Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 3 0 3 0

Felsefe 5 3 2 60

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 2 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 1 1 50

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100



11. SINIF KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI - 5

110,757 88,20
%

MANİSA / ŞEHZADELER
Manisa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

11D  -  528
BAHARR EKİNCİİ 120 15 48 57 3 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8718.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 45 61 409 8718 % 88,20

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 68 85 445 9884

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 8 17 5 3,75 % 13

Cevap Anahtarı A CEACEBEDDEACCCBEBBAECBEDBDECCE

Cevaplarınız bdbC abbcEd*aaBcaBdECadb  E C 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 7 0 1,25 % 13

Coğrafya-1 10 0 5 5 -1,25 % 0

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 3 13 14 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A ECEBADEDCCEDAEADCCABECBDEACADC

Cevaplarınız ECbcAebcad  b  a dbe b        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 10 19 -1,50 % 0

Cevap Anahtarı A EEAACBADACDBADDDDBCEDBADCEAACC

Cevaplarınız cbceb Ac b ad c               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 6 1 1,50 % 15

Kimya 10 0 2 8 -0,50 % 0

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 3 8 19 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A ECDBDECEDCDCDBCDAECDDEABEBEBCC

Cevaplarınız bbaBDa abCbe                  

S D Y B%

Türkçe 30 8 17 27

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 0 1 0

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 1 0

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 0 2 0

Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Saf Şiir 1 0 1 0

Cumhuriyet öncesindeki fıkra türünün genel özelliklerini bilir. 1 0 1 0

1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 1 0

Cumhuriyet Dönemi sohbet yazarlarını tanır. 1 1 0 100

ROMAN 1 1 0 100

Dünya Edebiyatında Roman 1 0 1 0

1950-1980 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 2 0 2 0

Yazım Kuralları 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 1 0 0 0

ANLATIM BOZUKLUKLARI 2 1 0 50

S D Y B%

Tarih-1 10 3 7 30

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 2 0 100

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 2 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0

Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar. 2 0 2 0

Coğrafya-1 10 0 5 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 0 1 0

Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 0 0 0

Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 3 0 1 0

Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 3 0 3 0

Felsefe 5 0 1 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 0 0 0

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 30 1 10 3

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 1 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 1 0

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 7 0 4 0

İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 1 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 2 1 0 50

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 2 0 1 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 9 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 3 0 1 0

İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 3 6 30

Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 1 0

İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0

İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 1 0 100

Denge ve Denge Şartları 1 0 1 0

Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Basit makineler ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 1 0 100

Kimya 10 0 2 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar.1 0 1 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 1 0

Gaz yasalarını açıklar. 1 0 0 0

Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Gazların sıkışma/genleşme sürecinde gerçek gaz ve ideal gaz kavramlarını karşılaştırır. 1 0 0 0

Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Çözünürlüğün sıcaklık ve basınçla ilişkisini açıklar. 2 0 0 0

Oluşum Entalpisi 1 0 0 0

Bağ enerjileri ile tepkime entalpisi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 0 0 0

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0



11. SINIF KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI - 5

97,802 92,75
%

MANİSA / ŞEHZADELER
Manisa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

11D  -  858
EBRU GÜVERCİN 120 7 33 80 -1 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9167.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 53 69 422 9167 % 92,75

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 68 85 445 9884

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 4 8 18 2,00 % 7

Cevap Anahtarı B CEBEDDEACCCBECEAECBEDBDECCEBAB

Cevaplarınız b dE  E       bb  dab  E  Ed  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 0 5 5 -1,25 % 0

Coğrafya-1 10 1 4 5 0,00 % 0

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 1 10 19 -1,50 % 0

Cevap Anahtarı B EBADEDCCECAEADCCABEDBDEECADCAC

Cevaplarınız d e b ea  b d C b  a c        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 6 24 -1,50 % 0

Cevap Anahtarı B ACBADACDBADDDDBEEADBADCEAACCCE

Cevaplarınız e  b   c d a    b             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 5 4 -0,25 % 0

Kimya 10 1 1 8 0,75 % 8

Biyoloji 10 0 3 7 -0,75 % 0

TYT Fen 30 2 9 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B DBDECEDCECDBCADECCDDABEBEBCCDE

Cevaplarınız a    cDbae d     C    d b a   

S D Y B%

Türkçe 30 4 8 13

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 1 0

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 0 1 0

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 0 0

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 0 0 0

Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0

Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Saf Şiir 1 0 0 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Cumhuriyet Dönemi sohbet yazarlarını tanır. 1 0 0 0

ROMAN 1 0 0 0

Dünya Edebiyatında Roman 1 0 1 0

1950-1980 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 2 0 2 0

Yazım Kuralları 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 1 0 0 0

ANLATIM BOZUKLUKLARI 2 1 0 50

Cümlenin Ögeleri 2 1 0 50

Cumhuriyet öncesindeki fıkra türünün genel özelliklerini bilir. 1 0 1 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 0 5 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 2 0 1 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0

Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar. 2 0 2 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 0 0

Coğrafya-1 10 1 4 10

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 0 2 0

Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 0 0 0

Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 3 1 1 33

Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 3 0 1 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 0 1 0

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 0 0 0

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 30 0 6 0

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 7 0 2 0

İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 2 0 1 0

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 2 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 9 0 1 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 3 0 1 0

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 1 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0

İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 1 5 10

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0

İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 0 0

Denge ve Denge Şartları 1 0 0 0

Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Basit makineler ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 0 1 0

Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 1 0

İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Kimya 10 1 1 10

Gaz yasalarını açıklar. 1 0 0 0

Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Gazların sıkışma/genleşme sürecinde gerçek gaz ve ideal gaz kavramlarını karşılaştırır. 1 0 0 0

Çözünürlüğün sıcaklık ve basınçla ilişkisini açıklar. 2 0 0 0

Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Oluşum Entalpisi 1 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 1 0 100

Atomu kuantum modeliyle açıklar. Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar.1 0 0 0

Bağ enerjileri ile tepkime entalpisi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 0 3 0

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0

Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0



11. SINIF KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI - 5

123,825 81,17
%

MANİSA / ŞEHZADELER
Manisa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

11D  -  502
EDA KÖSE 120 17 36 67 8 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8023.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 32 47 386 8023 % 81,17

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 68 85 445 9884

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 8 18 4 3,50 % 12

Cevap Anahtarı B CEBEDDEACCCBECEAECBEDBDECCEBAB

Cevaplarınız CdeEDab b bdcCEcEe E accaabBdd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 6 1 1,50 % 15

Coğrafya-1 10 2 6 2 0,50 % 5

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

TYT Sosyal 30 9 18 3 4,50 % 15

Cevap Anahtarı B EBADEDCCECAEADCCABEDBDEECADCAC

Cevaplarınız acecEDe EaAaA d daababEdCeeCAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ACBADACDBADDDDBEEADBADCEAACCCE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DBDECEDCECDBCADECCDDABEBEBCCDE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 8 18 27

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 0 1 0

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0

Edebi Akımlar 1 0 0 0

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 0 1 0

Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Cumhuriyet Dönemi sohbet yazarlarını tanır. 1 1 0 100

ROMAN 1 0 1 0

Dünya Edebiyatında Roman 1 0 0 0

1950-1980 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 2 1 0 50

Yazım Kuralları 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

ANLATIM BOZUKLUKLARI 2 0 2 0

Cümlenin Ögeleri 2 0 2 0

Cumhuriyet öncesindeki fıkra türünün genel özelliklerini bilir. 1 1 0 100

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 3 6 30

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 2 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 2 0 2 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar. 2 0 1 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 1 50

Coğrafya-1 10 2 6 20

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 3 1 1 33

Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 3 0 2 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 2 3 40

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 1 1 50

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 0 1 0



11. SINIF KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI - 5

0,000 93,97
%

MANİSA / ŞEHZADELER
Manisa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

11D  -  76
HÜMEYRA DEDEŞ 120 12 40 68 2 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9288.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 55 71 424 9288 % 93,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 68 85 445 9884

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 6 24 0 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CEBEDDEACCCBECEAECBEDBDECCEBAB

Cevaplarınız abebebcAedCaaeaAbCcbDdbEaecabe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 8 1 -1,00 % 0

Coğrafya-1 10 2 7 1 0,25 % 3

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

TYT Sosyal 30 6 16 8 2,00 % 7

Cevap Anahtarı B EBADEDCCECAEADCCABEDBDEECADCAC

Cevaplarınız aee EeaabbeccDCaeea       DCAe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ACBADACDBADDDDBEEADBADCEAACCCE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DBDECEDCECDBCADECCDDABEBEBCCDE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 6 24 20

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 0 1 0

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0

Edebi Akımlar 1 1 0 100

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 0 2 0

Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100

Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Cumhuriyet Dönemi sohbet yazarlarını tanır. 1 0 1 0

ROMAN 1 1 0 100

Dünya Edebiyatında Roman 1 0 1 0

1950-1980 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 2 1 1 50

Yazım Kuralları 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

ANLATIM BOZUKLUKLARI 2 1 1 50

Cümlenin Ögeleri 2 0 2 0

Cumhuriyet öncesindeki fıkra türünün genel özelliklerini bilir. 1 0 1 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 1 8 10

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 2 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 2 0 1 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0

Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar. 2 0 2 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 2 0

Coğrafya-1 10 2 7 20

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 0 1 0

Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 3 2 1 67

Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 3 0 3 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 0 0 0

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 1 0 50

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 0 1 0



11. SINIF KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI - 5

0,000 93,97
%

MANİSA / ŞEHZADELER
Manisa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

11D  -  0
MERVENUR AYDIN 120 7 32 81 -1 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9288.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 55 71 424 9288 % 93,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 68 85 445 9884

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 3 22 5 -2,50 % 0

Cevap Anahtarı A CEACEBEDDEACCCBEBBAECBEDBDECCE

Cevaplarınız aabCaedbccACebcdeabcde*ca     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 6 2 0,50 % 5

Coğrafya-1 10 2 1 7 1,75 % 18

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 4 7 19 2,25 % 8

Cevap Anahtarı A ECEBADEDCCEDAEADCCABECBDEACADC

Cevaplarınız bCdae  baCEb   D              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 3 27 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A EEAACBADACDBADDDDBCEDBADCEAACC

Cevaplarınız ad  a                         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ECDBDECEDCDCDBCDAECDDEABEBEBCC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 3 22 10

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 0 1 0

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0

Edebi Akımlar 1 1 0 100

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 1 1 50

Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Cumhuriyet öncesindeki fıkra türünün genel özelliklerini bilir. 1 0 1 0

1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 1 0

Cumhuriyet Dönemi sohbet yazarlarını tanır. 1 0 1 0

ROMAN 1 0 1 0

Dünya Edebiyatında Roman 1 0 1 0

1950-1980 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 2 0 2 0

Yazım Kuralları 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 1 0 0 0

ANLATIM BOZUKLUKLARI 2 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 2 6 20

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 1 50

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 2 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 2 0 1 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0

Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar. 2 1 1 50

Coğrafya-1 10 2 1 20

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 0 1 0

Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 0 0 0

Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 3 1 0 33

Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 3 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 0 0 0

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 30 0 3 0

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 1 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 7 0 0 0

İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 1 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 2 0 0 0

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 2 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 9 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 3 0 0 0

İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 2 0 0 0



11. SINIF KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI - 5

120,412 83,18
%

MANİSA / ŞEHZADELER
Manisa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

11D  -  257
MERYEM DEMİR 120 19 41 60 8 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8222.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 36 51 392 8222 % 83,18

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 68 85 445 9884

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 7 23 0 1,25 % 4

Cevap Anahtarı A CEACEBEDDEACCCBEBBAECBEDBDECCE

Cevaplarınız CdbdcdabDbdebCaaBdcddabDaDbaCb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 5 0 3,75 % 38

Coğrafya-1 10 3 7 0 1,25 % 13

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 12 18 0 7,50 % 25

Cevap Anahtarı A ECEBADEDCCEDAEADCCABECBDEACADC

Cevaplarınız ECbdcDEcCacDAaAbaeeadCaDEAdeab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EEAACBADACDBADDDDBCEDBADCEAACC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ECDBDECEDCDCDBCDAECDDEABEBEBCC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 7 23 23

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 0 1 0

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0

Edebi Akımlar 1 0 1 0

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 0 2 0

Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100

Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Cumhuriyet öncesindeki fıkra türünün genel özelliklerini bilir. 1 1 0 100

1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 1 0

Cumhuriyet Dönemi sohbet yazarlarını tanır. 1 0 1 0

ROMAN 1 0 1 0

Dünya Edebiyatında Roman 1 0 1 0

1950-1980 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 2 1 1 50

Yazım Kuralları 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

ANLATIM BOZUKLUKLARI 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 10 5 5 50

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 2 0 100

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 2 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0

Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar. 2 1 1 50

Coğrafya-1 10 3 7 30

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 2 0 100

Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 3 1 2 33

Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 3 0 3 0

Felsefe 5 3 2 60

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 0 2 0

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0



11. SINIF KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI - 5

119,085 83,90
%

MANİSA / ŞEHZADELER
Manisa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

11D  -  5550
SEMANUR KUŞÇU 120 18 42 60 7 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8293.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 38 54 396 8293 % 83,90

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 68 85 445 9884

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 7 19 4 2,25 % 8

Cevap Anahtarı A CEACEBEDDEACCCBEBBAECBEDBDECCE

Cevaplarınız bEcCddbeaaceaCdEaBAcd Eacc e  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 8 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 10 4 6 0 2,50 % 25

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 10 20 0 5,00 % 17

Cevap Anahtarı A ECEBADEDCCEDAEADCCABECBDEACADC

Cevaplarınız EaaceeEeeaEeAaAcdeAeaCdDEAdeab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 2 28 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A EEAACBADACDBADDDDBCEDBADCEAACC

Cevaplarınız                  c     c      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 0 10 0,00 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Fen 30 1 1 28 0,75 % 3

Cevap Anahtarı A ECDBDECEDCDCDBCDAECDDEABEBEBCC

Cevaplarınız                        d  E   

S D Y B%

Türkçe 30 7 19 23

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 0 1 0

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0

Edebi Akımlar 1 0 1 0

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 0 2 0

Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100

Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Saf Şiir 1 1 0 100

Cumhuriyet öncesindeki fıkra türünün genel özelliklerini bilir. 1 0 1 0

1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100

Cumhuriyet Dönemi sohbet yazarlarını tanır. 1 0 1 0

ROMAN 1 0 1 0

Dünya Edebiyatında Roman 1 0 0 0

1950-1980 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 2 1 1 50

Yazım Kuralları 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

ANLATIM BOZUKLUKLARI 2 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 2 8 20

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 1 50

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 2 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 2 0 2 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0

Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar. 2 0 2 0

Coğrafya-1 10 4 6 40

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 3 1 2 33

Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 3 1 2 33

Felsefe 5 3 2 60

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 0 2 0

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 0 2 0

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 7 0 0 0

İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 1 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 2 0 0 0

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 2 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 9 0 1 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 3 0 0 0

İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 0 0

Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 0 0

İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 0 0

İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 0 0

Denge ve Denge Şartları 1 0 0 0

Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Basit makineler ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar.1 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 0 0

Gaz yasalarını açıklar. 1 0 0 0

Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Gazların sıkışma/genleşme sürecinde gerçek gaz ve ideal gaz kavramlarını karşılaştırır. 1 0 0 0

Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Çözünürlüğün sıcaklık ve basınçla ilişkisini açıklar. 2 0 0 0

Oluşum Entalpisi 1 0 0 0

Bağ enerjileri ile tepkime entalpisi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 1 1 10

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0



11. SINIF KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI - 5

141,425 70,91
%

MANİSA / ŞEHZADELER
Manisa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

11D  -  692
SEVGİ DOLAŞ 120 17 25 78 10 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7009.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 19 32 339 7009 % 70,91

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 68 85 445 9884

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 12 12 6 9,00 % 30

Cevap Anahtarı B CEBEDDEACCCBECEAECBEDBDECCEBAB

Cevaplarınız adBaccEcCdCB CEb a EDcDa   BAc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 4 3 2,00 % 20

Coğrafya-1 10 0 6 4 -1,50 % 0

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

TYT Sosyal 30 5 13 12 1,75 % 6

Cevap Anahtarı B EBADEDCCECAEADCCABEDBDEECADCAC

Cevaplarınız Eae E C cd a  aada a bEa    Ae

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ACBADACDBADDDDBEEADBADCEAACCCE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DBDECEDCECDBCADECCDDABEBEBCCDE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 12 12 40

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 1 0 100

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 1 0

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 1 1 50

Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100

Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Saf Şiir 1 0 0 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Cumhuriyet Dönemi sohbet yazarlarını tanır. 1 0 0 0

ROMAN 1 0 1 0

Dünya Edebiyatında Roman 1 0 0 0

1950-1980 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 2 2 0 100

Yazım Kuralları 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

ANLATIM BOZUKLUKLARI 2 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 2 0 0 0

Cumhuriyet öncesindeki fıkra türünün genel özelliklerini bilir. 1 1 0 100

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 3 4 30

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 1 50

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 2 0 1 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0

Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar. 2 1 0 50

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 2 0

Coğrafya-1 10 0 6 0

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 0 1 0

Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 3 0 1 0

Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 3 0 3 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 1 2 20

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 0 50

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 20

Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 0 0 0

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 0 1 0



11. SINIF KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI - 5

129,970 77,76
%

MANİSA / ŞEHZADELER
Manisa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

11D  -  468
ZEYNEP ÇALKIN 120 16 22 82 10 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7686.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 28 43 376 7686 % 77,76

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 68 85 445 9884

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 6 8 16 4,00 % 13

Cevap Anahtarı B CEBEDDEACCCBECEAECBEDBDECCEBAB

Cevaplarınız b     EA d    cb C EDca b  B c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 6 1 1,50 % 15

Coğrafya-1 10 1 5 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

TYT Sosyal 30 10 14 6 6,50 % 22

Cevap Anahtarı B EBADEDCCECAEADCCABEDBDEECADCAC

Cevaplarınız EBeca edEdAc  ea e ecDEaCeDCA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ACBADACDBADDDDBEEADBADCEAACCCE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DBDECEDCECDBCADECCDDABEBEBCCDE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 6 8 20

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 1 0

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 0 0 0

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 1 0 100

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 0 1 0

Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0

Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Saf Şiir 1 0 0 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Cumhuriyet Dönemi sohbet yazarlarını tanır. 1 0 0 0

ROMAN 1 1 0 100

Dünya Edebiyatında Roman 1 0 0 0

1950-1980 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 2 2 0 100

Yazım Kuralları 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

ANLATIM BOZUKLUKLARI 2 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 2 0 0 0

Cumhuriyet öncesindeki fıkra türünün genel özelliklerini bilir. 1 1 0 100

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 3 6 30

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 2 0 100

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 2 0 2 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0

Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar. 2 0 2 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 1 50

Coğrafya-1 10 1 5 10

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 3 0 1 0

Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 3 0 2 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 3 2 60

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 1 1 50

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 0 0 0



11. SINIF KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI - 5

123,720 81,21
%

MANİSA / ŞEHZADELER
Manisa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

11E  -  646

120 14 19 87 9 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8027.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 33 48 387 8027 % 81,21

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 68 85 445 9884

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 5 6 19 3,50 % 12

Cevap Anahtarı A CEACEBEDDEACCCBEBBAECBEDBDECCE

Cevaplarınız CE a  bD   dbC     E c   b    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 3 0 6,25 % 63

Coğrafya-1 10 2 6 2 0,50 % 5

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 9 9 12 6,75 % 23

Cevap Anahtarı A ECEBADEDCCEDAEADCCABECBDEACADC

Cevaplarınız ECEeADabCC  eaAaadbB          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 4 26 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A EEAACBADACDBADDDDBCEDBADCEAACC

Cevaplarınız  cd d  e                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ECDBDECEDCDCDBCDAECDDEABEBEBCC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 5 6 17

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 0 0

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 0 0 0

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 0 0

Edebi Akımlar 1 0 0 0

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 0 2 0

Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100

Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Saf Şiir 1 0 0 0

Cumhuriyet öncesindeki fıkra türünün genel özelliklerini bilir. 1 0 0 0

1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 0 0

Cumhuriyet Dönemi sohbet yazarlarını tanır. 1 1 0 100

ROMAN 1 0 0 0

Dünya Edebiyatında Roman 1 0 1 0

1950-1980 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 2 0 0 0

Yazım Kuralları 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

ANLATIM BOZUKLUKLARI 2 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 7 3 70

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 2 0 100

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 1 50

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 2 2 0 100

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0

Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar. 2 2 0 100

Coğrafya-1 10 2 6 20

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 0 1 0

Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 3 1 2 33

Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 3 1 2 33

Felsefe 5 0 0 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 0 0 0

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 30 0 4 0

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 1 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 1 0

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 7 0 0 0

İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 1 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 2 0 0 0

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 2 0 1 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 9 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 3 0 0 0

İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 2 0 0 0



11. SINIF KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI - 5

135,615 74,40
%

MANİSA / ŞEHZADELER
Manisa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

11E  -  95
AFRA SUDE YAVAŞ 120 14 18 88 9 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7354.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 22 37 358 7354 % 74,40

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 68 85 445 9884

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 11 14 5 7,50 % 25

Cevap Anahtarı A CEACEBEDDEACCCBEBBAECBEDBDECCE

Cevaplarınız CdbdEdbcDEbCeC daBAEdB aeD  a 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 1 7 1,75 % 18

Coğrafya-1 10 0 2 8 -0,50 % 0

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 4 -0,25 % 0

TYT Sosyal 30 3 4 23 2,00 % 7

Cevap Anahtarı A ECEBADEDCCEDAEADCCABECBDEACADC

Cevaplarınız     eDE         d d  C    d   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EEAACBADACDBADDDDBCEDBADCEAACC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ECDBDECEDCDCDBCDAECDDEABEBEBCC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 11 14 37

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 0 1 0

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 1 0

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 1 1 50

Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100

Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Cumhuriyet öncesindeki fıkra türünün genel özelliklerini bilir. 1 0 1 0

1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100

Cumhuriyet Dönemi sohbet yazarlarını tanır. 1 1 0 100

ROMAN 1 0 1 0

Dünya Edebiyatında Roman 1 1 0 100

1950-1980 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 2 0 1 0

Yazım Kuralları 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

ANLATIM BOZUKLUKLARI 2 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 2 1 20

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 0 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 0 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0

Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar. 2 0 0 0

Coğrafya-1 10 0 2 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 0 0 0

Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 3 0 1 0

Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 3 0 1 0

Felsefe 5 1 0 20

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 0

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 0 0 0

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 0 0



11. SINIF KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI - 5

0,000 93,97
%

MANİSA / ŞEHZADELER
Manisa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

11E  -  0
AMNA ALMAHMOUD 120 2 22 96 -3 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9288.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 55 71 424 9288 % 93,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 68 85 445 9884

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 0 5 25 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı B CEBEDDEACCCBECEAECBEDBDECCEBAB

Cevaplarınız       c       d     b     c  a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 0 3 7 -0,75 % 0

Coğrafya-1 10 0 2 8 -0,50 % 0

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

TYT Sosyal 30 1 7 22 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B EBADEDCCECAEADCCABEDBDEECADCAC

Cevaplarınız  e c c     b       b  b    C a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 5 24 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B ACBADACDBADDDDBEEADBADCEAACCCE

Cevaplarınız     e     e     d    D   c   a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 1 9 -0,25 % 0

Kimya 10 0 2 8 -0,50 % 0

Biyoloji 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Fen 30 0 5 25 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı B DBDECEDCECDBCADECCDDABEBEBCCDE

Cevaplarınız       a   e        c     e   a

S D Y B%

Türkçe 30 0 5 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 0 0

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 0 0 0

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0

Edebi Akımlar 1 0 0 0

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 0 0 0

Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0

Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Saf Şiir 1 0 0 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 0 0

Cumhuriyet Dönemi sohbet yazarlarını tanır. 1 0 0 0

ROMAN 1 0 0 0

Dünya Edebiyatında Roman 1 0 0 0

1950-1980 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 2 0 1 0

Yazım Kuralları 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 1 0 0 0

ANLATIM BOZUKLUKLARI 2 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 2 0 1 0

Cumhuriyet öncesindeki fıkra türünün genel özelliklerini bilir. 1 0 0 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 0 3 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 2 0 1 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0

Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar. 2 0 0 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 0 0

Coğrafya-1 10 0 2 0

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 0 1 0

Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 3 0 0 0

Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 3 0 0 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 0 1 0

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 20

Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 1 0 50

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 1 5 3

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 7 0 0 0

İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 2 0 0 0

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 2 0 2 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 9 1 0 11

İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 3 0 1 0

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 1 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0

İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 0 1 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 0 0

İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 0 0

Denge ve Denge Şartları 1 0 0 0

Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Basit makineler ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 0 0 0

Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 0 0

İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya 10 0 2 0

Gaz yasalarını açıklar. 1 0 1 0

Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Gazların sıkışma/genleşme sürecinde gerçek gaz ve ideal gaz kavramlarını karşılaştırır. 1 0 0 0

Çözünürlüğün sıcaklık ve basınçla ilişkisini açıklar. 2 0 0 0

Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Oluşum Entalpisi 1 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 0 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar.1 0 0 0

Bağ enerjileri ile tepkime entalpisi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 0 2 0

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0



11. SINIF KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI - 5

126,100 80,02
%

MANİSA / ŞEHZADELER
Manisa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

11E  -  23
BİLGE BULUT 120 18 42 60 7 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7909.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 31 46 383 7909 % 80,02

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 68 85 445 9884

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 10 20 0 5,00 % 17

Cevap Anahtarı A CEACEBEDDEACCCBEBBAECBEDBDECCE

Cevaplarınız CdceEddbccdaeCaccBeEeddaBDECaE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 6 0 2,50 % 25

Coğrafya-1 10 2 8 0 0,00 % 0

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 8 22 0 2,50 % 8

Cevap Anahtarı A ECEBADEDCCEDAEADCCABECBDEACADC

Cevaplarınız ECaeccEDdedeAbAbbebadeacEcdcDe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EEAACBADACDBADDDDBCEDBADCEAACC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ECDBDECEDCDCDBCDAECDDEABEBEBCC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 10 20 33

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 0 1 0

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0

Edebi Akımlar 1 0 1 0

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 0 2 0

Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100

Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Cumhuriyet öncesindeki fıkra türünün genel özelliklerini bilir. 1 0 1 0

1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 1 0

Cumhuriyet Dönemi sohbet yazarlarını tanır. 1 1 0 100

ROMAN 1 0 1 0

Dünya Edebiyatında Roman 1 0 1 0

1950-1980 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 2 0 2 0

Yazım Kuralları 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

ANLATIM BOZUKLUKLARI 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 4 6 40

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 2 0 100

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 2 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 2 0 2 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar. 2 0 2 0

Coğrafya-1 10 2 8 20

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 3 1 2 33

Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 3 0 3 0

Felsefe 5 1 4 20

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 1 0

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 0 2 0

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100



11. SINIF KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI - 5

127,870 79,02
%

MANİSA / ŞEHZADELER
Manisa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

11E  -  912
EDANUR ÇELİK 120 11 17 92 6 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7810.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 30 45 381 7810 % 79,02

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 68 85 445 9884

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 9 10 11 6,50 % 22

Cevap Anahtarı B CEBEDDEACCCBECEAECBEDBDECCEBAB

Cevaplarınız ab  DDEcdbCB CEb ecbDBb       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 3 5 1,25 % 13

Coğrafya-1 10 0 3 7 -0,75 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 4 -0,25 % 0

TYT Sosyal 30 2 7 21 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B EBADEDCCECAEADCCABEDBDEECADCAC

Cevaplarınız EeAea     eab            b    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ACBADACDBADDDDBEEADBADCEAACCCE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DBDECEDCECDBCADECCDDABEBEBCCDE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 9 10 30

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 0 0 0

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 1 0

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 0 2 0

Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100

Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Saf Şiir 1 0 0 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Cumhuriyet Dönemi sohbet yazarlarını tanır. 1 0 0 0

ROMAN 1 0 1 0

Dünya Edebiyatında Roman 1 0 1 0

1950-1980 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 2 1 1 50

Yazım Kuralları 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

ANLATIM BOZUKLUKLARI 2 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 2 0 0 0

Cumhuriyet öncesindeki fıkra türünün genel özelliklerini bilir. 1 0 0 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 2 3 20

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 1 50

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0

Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar. 2 0 0 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 0 0

Coğrafya-1 10 0 3 0

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 0 1 0

Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 3 0 1 0

Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 3 0 0 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 0

Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 0 1 0

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 0 0 0



11. SINIF KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI - 5

135,837 74,25
%

MANİSA / ŞEHZADELER
Manisa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

11E  -  25
GÜLTANIŞ 120 33 87 0 11 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7339.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 21 36 357 7339 % 74,25

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 68 85 445 9884

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 4 26 0 -2,50 % 0

Cevap Anahtarı A CEACEBEDDEACCCBEBBAECBEDBDECCE

Cevaplarınız abACdecDebcebdecaebcdecDebcdeb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 8 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 10 3 7 0 1,25 % 13

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 8 22 0 2,50 % 8

Cevap Anahtarı A ECEBADEDCCEDAEADCCABECBDEACADC

Cevaplarınız aCdebcEbdaEcdcAebdAebCdDcebeDb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 11 19 0 6,25 % 21

Cevap Anahtarı A EEAACBADACDBADDDDBCEDBADCEAACC

Cevaplarınız dEdbCdebcdeabcDeDaecDBeDCEAeCd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 6 4 0 5,00 % 50

Kimya 10 2 8 0 0,00 % 0

Biyoloji 10 2 8 0 0,00 % 0

TYT Fen 30 10 20 0 5,00 % 17

Cevap Anahtarı A ECDBDECEDCDCDBCDAECDDEABEBEBCC

Cevaplarınız ECDecECbDeabDeCecdbabEcdEcbdee

S D Y B%

Türkçe 30 4 26 13

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 0 1 0

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0

Edebi Akımlar 1 0 1 0

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 0 2 0

Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Cumhuriyet öncesindeki fıkra türünün genel özelliklerini bilir. 1 0 1 0

1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 1 0

Cumhuriyet Dönemi sohbet yazarlarını tanır. 1 0 1 0

ROMAN 1 0 1 0

Dünya Edebiyatında Roman 1 0 1 0

1950-1980 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 2 1 1 50

Yazım Kuralları 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

ANLATIM BOZUKLUKLARI 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 10 2 8 20

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 1 50

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 2 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 2 0 2 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0

Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar. 2 0 2 0

Coğrafya-1 10 3 7 30

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 0 2 0

Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 3 1 2 33

Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 3 1 2 33

Felsefe 5 2 3 40

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 2 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 1 0

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 0 2 0

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 11 19 37

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 1 0 100

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 1 0

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 7 1 6 14

İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 1 1 50

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 2 0 2 0

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 2 0 2 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 9 6 3 67

İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 3 2 1 67

İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 2 0 2 0

S D Y B%

Fizik 10 6 4 60

Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 1 0 100

İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100

İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 1 0

Denge ve Denge Şartları 1 1 0 100

Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Basit makineler ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 0 1 0

Kimya 10 2 8 20

Atomu kuantum modeliyle açıklar. Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar.1 0 1 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 1 0

Gaz yasalarını açıklar. 1 1 0 100

Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Gazların sıkışma/genleşme sürecinde gerçek gaz ve ideal gaz kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Çözünürlüğün sıcaklık ve basınçla ilişkisini açıklar. 2 0 2 0

Oluşum Entalpisi 1 0 1 0

Bağ enerjileri ile tepkime entalpisi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 2 8 20

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 1 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0

Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0



11. SINIF KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI - 5

0,000 93,97
%

MANİSA / ŞEHZADELER
Manisa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

11E  -  97
GÜNEŞ ÖZCAN 120 9 20 91 4 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9288.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 55 71 424 9288 % 93,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 68 85 445 9884

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CEBEDDEACCCBECEAECBEDBDECCEBAB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 5 0 3,75 % 38

Coğrafya-1 10 2 8 0 0,00 % 0

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 9 20 1 4,00 % 13

Cevap Anahtarı B EBADEDCCECAEADCCABEDBDEECADCAC

Cevaplarınız aBeDEceCEeAbAbbedecc babCeebAe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ACBADACDBADDDDBEEADBADCEAACCCE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DBDECEDCECDBCADECCDDABEBEBCCDE

Cevaplarınız

S D Y B%

Tarih-1 10 5 5 50

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 1 50

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0

Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar. 2 1 1 50

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 1 50

Coğrafya-1 10 2 8 20

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 3 1 2 33

Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 3 0 3 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 1 3 20

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 0 2 0

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 0 1 0



11. SINIF KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI - 5

113,297 86,82
%

MANİSA / ŞEHZADELER
Manisa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

11E  -  935
LİN HARNUK 120 8 20 92 3 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8581.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 43 59 405 8581 % 86,82

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 68 85 445 9884

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 2 5 23 0,75 % 3

Cevap Anahtarı A CEACEBEDDEACCCBEBBAECBEDBDECCE

Cevaplarınız a  C      c  e   ac C         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 1 7 1,75 % 18

Coğrafya-1 10 0 3 7 -0,75 % 0

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 2 5 23 0,75 % 3

Cevap Anahtarı A ECEBADEDCCEDAEADCCABECBDEACADC

Cevaplarınız E  B     b  d d  a  c         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 3 24 2,25 % 8

Cevap Anahtarı A EEAACBADACDBADDDDBCEDBADCEAACC

Cevaplarınız E   a   d    b D  C           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 3 6 0,25 % 3

Kimya 10 0 3 7 -0,75 % 0

Biyoloji 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Fen 30 1 7 22 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A ECDBDECEDCDCDBCDAECDDEABEBEBCC

Cevaplarınız Eb  b   e   b  c c    *       

S D Y B%

Türkçe 30 2 5 7

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 0 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 0 0

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 0 0 0

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 0 0

Edebi Akımlar 1 0 1 0

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 0 0 0

Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Saf Şiir 1 0 0 0

Cumhuriyet öncesindeki fıkra türünün genel özelliklerini bilir. 1 0 0 0

1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 1 0

Cumhuriyet Dönemi sohbet yazarlarını tanır. 1 0 0 0

ROMAN 1 1 0 100

Dünya Edebiyatında Roman 1 0 0 0

1950-1980 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 2 0 0 0

Yazım Kuralları 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 1 0 0 0

ANLATIM BOZUKLUKLARI 2 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 2 1 20

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 0 50

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 0 50

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 2 0 0 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0

Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar. 2 0 1 0

Coğrafya-1 10 0 3 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 0 1 0

Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 0 0 0

Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 3 0 1 0

Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 3 0 1 0

Felsefe 5 0 1 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 0 0 0

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 30 3 3 10

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 7 1 1 14

İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 1 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 2 0 0 0

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 2 0 1 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 9 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 3 0 0 0

İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 10 1 3 10

Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 1 0 100

İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 0 0

İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 1 0

Denge ve Denge Şartları 1 0 0 0

Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Basit makineler ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 10 0 3 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar.1 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 0 0

Gaz yasalarını açıklar. 1 0 1 0

Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Gazların sıkışma/genleşme sürecinde gerçek gaz ve ideal gaz kavramlarını karşılaştırır. 1 0 0 0

Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Çözünürlüğün sıcaklık ve basınçla ilişkisini açıklar. 2 0 1 0

Oluşum Entalpisi 1 0 0 0

Bağ enerjileri ile tepkime entalpisi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 0 1 0

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0

Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0



11. SINIF KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI - 5

148,452 66,67
%

MANİSA / ŞEHZADELER
Manisa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

11E  -  822
MERVE DOĞRU 120 21 26 73 14 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6590.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 14 24 318 6590 % 66,67

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 68 85 445 9884

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 11 9 10 8,75 % 29

Cevap Anahtarı B CEBEDDEACCCBECEAECBEDBDECCEBAB

Cevaplarınız ab EDDE dCC  CEbEecbD b  d B  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 3 0 6,25 % 63

Coğrafya-1 10 0 8 2 -2,00 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 4 1 -1,00 % 0

TYT Sosyal 30 10 17 3 5,75 % 19

Cevap Anahtarı B EBADEDCCECAEADCCABEDBDEECADCAC

Cevaplarınız EeADabCCECeab aad dbaDcECbead 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ACBADACDBADDDDBEEADBADCEAACCCE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DBDECEDCECDBCADECCDDABEBEBCCDE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 11 9 37

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 0 0 0

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 0 0

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 1 1 50

Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100

Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Saf Şiir 1 0 0 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Cumhuriyet Dönemi sohbet yazarlarını tanır. 1 1 0 100

ROMAN 1 0 1 0

Dünya Edebiyatında Roman 1 0 1 0

1950-1980 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 2 1 1 50

Yazım Kuralları 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

ANLATIM BOZUKLUKLARI 2 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 2 0 1 0

Cumhuriyet öncesindeki fıkra türünün genel özelliklerini bilir. 1 1 0 100

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 7 3 70

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 1 50

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 2 2 0 100

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0

Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar. 2 2 0 100

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 2 0 100

Coğrafya-1 10 0 8 0

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 0 2 0

Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 3 0 2 0

Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 3 0 2 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 3 2 60

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 2 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 4 0

Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 0 2 0

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 1 0

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 0 0 0



11. SINIF KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI - 5

158,112 60,82
%

MANİSA / ŞEHZADELER
Manisa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

11E  -  497
MERVENUR ALKAN 120 17 8 95 15 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6011.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 10 19 289 6011 % 60,82

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 68 85 445 9884

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 14 4 12 13,00 % 43

Cevap Anahtarı A CEACEBEDDEACCCBEBBAECBEDBDECCE

Cevaplarınız CEbCEB DDE C C E  b C  DcD  b 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 2 6 1,50 % 15

Coğrafya-1 10 0 1 9 -0,25 % 0

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 3 3 24 2,25 % 8

Cevap Anahtarı A ECEBADEDCCEDAEADCCABECBDEACADC

Cevaplarınız Ee B    a        a  E         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 1 29 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A EEAACBADACDBADDDDBCEDBADCEAACC

Cevaplarınız                   a           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ECDBDECEDCDCDBCDAECDDEABEBEBCC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 14 4 47

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 1 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100

Edebi Akımlar 1 0 0 0

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 1 0 50

Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100

Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Saf Şiir 1 1 0 100

Cumhuriyet öncesindeki fıkra türünün genel özelliklerini bilir. 1 0 0 0

1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 1 0

Cumhuriyet Dönemi sohbet yazarlarını tanır. 1 0 0 0

ROMAN 1 1 0 100

Dünya Edebiyatında Roman 1 0 0 0

1950-1980 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 2 1 0 50

Yazım Kuralları 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

ANLATIM BOZUKLUKLARI 2 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 2 2 20

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 1 50

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 0 50

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 2 0 0 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0

Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar. 2 0 1 0

Coğrafya-1 10 0 1 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 0 0 0

Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 3 0 0 0

Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 3 0 1 0

Felsefe 5 1 0 20

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 0 0 0

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 30 0 1 0

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 7 0 0 0

İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 2 0 0 0

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 2 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 9 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 3 0 0 0

İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 2 0 1 0



11. SINIF KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI - 5

0,000 93,97
%

MANİSA / ŞEHZADELER
Manisa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

11E  -  868
SEVİLAY ARSLAN 120 2 28 90 -5 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9288.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 55 71 424 9288 % 93,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 68 85 445 9884

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 2 28 0 -5,00 % 0

Cevap Anahtarı B CEBEDDEACCCBECEAECBEDBDECCEBAB

Cevaplarınız baabcbaAabbadedccbdbedbcebcBde

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EBADEDCCECAEADCCABEDBDEECADCAC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ACBADACDBADDDDBEEADBADCEAACCCE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DBDECEDCECDBCADECCDDABEBEBCCDE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 2 28 7

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 0 1 0

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0

Edebi Akımlar 1 1 0 100

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 0 2 0

Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Cumhuriyet Dönemi sohbet yazarlarını tanır. 1 0 1 0

ROMAN 1 0 1 0

Dünya Edebiyatında Roman 1 0 1 0

1950-1980 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 2 0 2 0

Yazım Kuralları 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

ANLATIM BOZUKLUKLARI 2 0 2 0

Cümlenin Ögeleri 2 0 2 0

Cumhuriyet öncesindeki fıkra türünün genel özelliklerini bilir. 1 1 0 100

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 1 0



11. SINIF KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI - 5

118,192 84,37
%

MANİSA / ŞEHZADELER
Manisa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

11E  -  505
TABAREK  ALASALİ 120 16 41 63 5 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8339.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 39 55 397 8339 % 84,37

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 68 85 445 9884

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 3 13 14 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A CEACEBEDDEACCCBEBBAECBEDBDECCE

Cevaplarınız Cbceaddba d Ce bdB  d         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 6 1 1,50 % 15

Coğrafya-1 10 3 3 4 2,25 % 23

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 6 10 14 3,50 % 12

Cevap Anahtarı A ECEBADEDCCEDAEADCCABECBDEACADC

Cevaplarınız EdEcd bebCEae b  C Bd         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 5 9 16 2,75 % 9

Cevap Anahtarı A EEAACBADACDBADDDDBCEDBADCEAACC

Cevaplarınız bcbAeecDb D caDD              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 6 3 -0,50 % 0

Kimya 10 1 3 6 0,25 % 3

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 2 9 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A ECDBDECEDCDCDBCDAECDDEABEBEBCC

Cevaplarınız ddb eba D abDc                

S D Y B%

Türkçe 30 3 13 10

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 0 1 0

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 0 0

Edebi Akımlar 1 0 1 0

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 1 0 50

Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Saf Şiir 1 0 1 0

Cumhuriyet öncesindeki fıkra türünün genel özelliklerini bilir. 1 0 1 0

1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 0 0

Cumhuriyet Dönemi sohbet yazarlarını tanır. 1 0 0 0

ROMAN 1 0 1 0

Dünya Edebiyatında Roman 1 0 0 0

1950-1980 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 2 0 0 0

Yazım Kuralları 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 1 0 0 0

ANLATIM BOZUKLUKLARI 2 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 3 6 30

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 1 50

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 1 50

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 2 0 1 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0

Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar. 2 1 1 50

Coğrafya-1 10 3 3 30

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 0 2 0

Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 0 0 0

Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 3 0 1 0

Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 3 2 0 67

Felsefe 5 0 1 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 0 0 0

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 30 5 9 17

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 1 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 1 0

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 7 2 2 29

İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 1 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 2 0 2 0

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 2 1 1 50

İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 9 1 0 11

İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 3 1 0 33

İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 1 6 10

Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 1 0

İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0

İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 1 0

Denge ve Denge Şartları 1 0 1 0

Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Basit makineler ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 10 1 3 10

Atomu kuantum modeliyle açıklar. Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar.1 0 1 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 1 0

Gaz yasalarını açıklar. 1 1 0 100

Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Gazların sıkışma/genleşme sürecinde gerçek gaz ve ideal gaz kavramlarını karşılaştırır. 1 0 0 0

Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Çözünürlüğün sıcaklık ve basınçla ilişkisini açıklar. 2 0 0 0

Oluşum Entalpisi 1 0 0 0

Bağ enerjileri ile tepkime entalpisi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 0 0 0

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0



11. SINIF KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI - 5

130,687 77,33
%

MANİSA / ŞEHZADELER
Manisa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

11E  -  6610
ZEYNEP ADNAN MAHMUD 120 29 91 0 6 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7643.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 27 42 375 7643 % 77,33

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 68 85 445 9884

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 10 20 0 5,00 % 17

Cevap Anahtarı B CEBEDDEACCCBECEAECBEDBDECCEBAB

Cevaplarınız dcedbecebdCBECdbdCa*bcDEdCbaAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 9 0 -1,25 % 0

Coğrafya-1 10 0 10 0 -2,50 % 0

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 4 26 0 -2,50 % 0

Cevap Anahtarı B EBADEDCCECAEADCCABEDBDEECADCAC

Cevaplarınız dcbabcdedCbabcdedcbaBcdEdcbabC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 8 22 0 2,50 % 8

Cevap Anahtarı B ACBADACDBADDDDBEEADBADCEAACCCE

Cevaplarınız AbcdedCbabcDeDcbaAbcdedcbAbCdE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 4 6 0 2,50 % 25

Kimya 10 1 9 0 -1,25 % 0

Biyoloji 10 2 8 0 0,00 % 0

TYT Fen 30 7 23 0 1,25 % 4

Cevap Anahtarı B DBDECEDCECDBCADECCDDABEBEBCCDE

Cevaplarınız aBcdeEDCbabcdeDcbabacdEdcBabcd

S D Y B%

Türkçe 30 10 20 33

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 0 1 0

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0

Edebi Akımlar 1 0 1 0

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 0 2 0

Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100

Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Saf Şiir 1 1 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Cumhuriyet Dönemi sohbet yazarlarını tanır. 1 0 1 0

ROMAN 1 1 0 100

Dünya Edebiyatında Roman 1 0 1 0

1950-1980 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 2 0 2 0

Yazım Kuralları 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

ANLATIM BOZUKLUKLARI 2 1 1 50

Cümlenin Ögeleri 2 1 1 50

Cumhuriyet öncesindeki fıkra türünün genel özelliklerini bilir. 1 0 1 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 1 9 10

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 2 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 2 0 2 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0

Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar. 2 0 2 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 1 50

Coğrafya-1 10 0 10 0

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 0 2 0

Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 3 0 3 0

Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 3 0 3 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 2 3 40

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 0 2 0

Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 1 0

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 8 22 27

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 7 3 4 43

İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 2 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 2 0 2 0

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 2 0 2 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 9 1 8 11

İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 3 2 1 67

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 1 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100

İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 2 1 1 50

S D Y B%

Fizik 10 4 6 40

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0

İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 1 0

Denge ve Denge Şartları 1 0 1 0

Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Basit makineler ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 1 0 100

Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 1 0

İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Kimya 10 1 9 10

Gaz yasalarını açıklar. 1 0 1 0

Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Gazların sıkışma/genleşme sürecinde gerçek gaz ve ideal gaz kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0

Çözünürlüğün sıcaklık ve basınçla ilişkisini açıklar. 2 0 2 0

Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Oluşum Entalpisi 1 0 1 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 1 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar.1 0 1 0

Bağ enerjileri ile tepkime entalpisi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 2 8 20

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0

Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0

Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100

Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
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