
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - TYT PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Manisa ŞEHZADELER Manisa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi TYT Deneme Sınavı-1 3804 825 341 53

Ortalamalar
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam TYT PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 21.26 12.43 18.16 9.77 4.54 8.63 10.36 5.02 9.11 6.78 3.21 5.98 48.18 25.21 41.87 239.646

İl Ortalaması 18.21 12.11 15.19 7.76 4.57 6.62 6.00 4.18 4.95 3.98 3.09 3.21 35.95 23.95 29.97 199.872
Okul Ortalaması 16.79 12.36 13.70 9.38 4.02 8.37 2.38 2.32 1.80 0.96 1.17 0.67 29.51 19.87 24.54 181.894

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam TYT PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 849 - KÜBRA AKCAN 12 / 0 30 5 28.75 18 0 18.00 4 1 3.75 0 0 0.00 52.00 6.00 50.50 268.450 1267 100 59 1
2 274 - EVİN AYDIN 12 / 0 28 11 25.25 15 3 14.25 4 1 3.75 0 0 0.00 47.00 15.00 43.25 244.150 1596 162 79 2
3 202 - TUA A YOLCU 12 / 0 17 7 15.25 11 4 10.00 18 9 15.75 3 3 2.25 49.00 23.00 43.25 243.950 1599 164 80 3
4 49 - RAHİME DURGUT 12 / 0 28 10 25.50 13 4 12.00 5 1 4.75 0 3 -0.75 46.00 18.00 41.50 238.075 1689 186 83 4
5 473 - HÜSNİYE GÖK 12 / 0 28 9 25.75 15 3 14.25 0 3 -0.75 1 0 1.00 44.00 15.00 40.25 234.350 1760 206 89 5
6 171 - ZEHRA Ö 12 / 0 22 12 19.00 13 6 11.50 9 7 7.25 1 0 1.00 45.00 25.00 38.75 229.125 1853 231 101 6
7 467 - GÜLC* ÇELEN 12 / 0 26 6 24.50 13 5 11.75 2 4 1.00 1 0 1.00 42.00 15.00 38.25 227.500 1884 238 104 7
8 837 - HÜDAYE G SÖYLEMEZ 12 / 0 28 4 27.00 12 4 11.00 0 1 -0.25 0 0 0.00 40.00 9.00 37.75 225.675 1909 248 107 8
9 404 - BETÜL BODUR 12 / 0 24 9 21.75 12 3 11.25 5 0 5.00 0 1 -0.25 41.00 13.00 37.75 225.675 1909 248 107 8

10 0 - DİLAN ARGUN 12 / 0 23 8 21.00 13 2 12.50 3 0 3.00 1 0 1.00 40.00 10.00 37.50 225.100 1921 251 110 10
11 62 - NURŞAH AKAY 12 / 0 24 13 20.75 12 8 10.00 5 5 3.75 3 1 2.75 44.00 27.00 37.25 224.200 1937 257 115 11
12 207 - HİLAL AKÇE 12 / 0 25 11 22.25 13 6 11.50 4 2 3.50 1 4 0.00 43.00 23.00 37.25 224.075 1938 258 116 12
13 83 - HANİFENUR GÖK 12 / 0 27 11 24.25 15 3 14.25 0 2 -0.50 0 6 -1.50 42.00 22.00 36.50 221.725 1981 275 122 13
14 321 - SEHER ÇALIŞKAN 12 / 0 26 11 23.25 12 6 10.50 2 2 1.50 1 0 1.00 41.00 19.00 36.25 220.775 2001 280 123 14
15 588 - FATMA ÖRETMEN 12 / 0 21 18 16.50 17 3 16.25 0 0 0.00 0 0 0.00 38.00 21.00 32.75 209.700 2210 339 134 15
16 84 - RUKİYE ASLAN 12 / 0 7 6 5.50 6 2 5.50 16 9 13.75 9 6 7.50 38.00 23.00 32.25 207.725 2251 348 135 16
17 368 - FERİDE TAŞ EMİR 12 / 0 21 11 18.25 11 7 9.25 1 0 1.00 2 0 2.00 35.00 18.00 30.50 201.775 2366 375 140 17
18 376 - HAYRUNİSA ÇOLAK 12 / 0 19 12 16.00 13 2 12.50 2 1 1.75 0 0 0.00 34.00 15.00 30.25 201.075 2384 379 142 18
19 54 - KADER CUCİ 12 / 0 16 14 12.50 12 5 10.75 3 2 2.50 4 0 4.00 35.00 21.00 29.75 199.650 2404 387 145 19
20 512 - ZEYNEP SUDE COŞKUN 12 / 0 23 13 19.75 9 7 7.25 1 1 0.75 1 1 0.75 34.00 22.00 28.50 194.850 2484 407 151 20
21 805 - BERİVAN EFE 12 / 0 16 16 12.00 12 2 11.50 3 2 2.50 2 2 1.50 33.00 22.00 27.50 192.050 2533 419 153 21
22 561 - NAZLICAN GÖZCÜ 12 / 0 19 11 16.25 8 0 8.00 3 2 2.50 1 1 0.75 31.00 14.00 27.50 191.625 2543 421 154 22
23 247 - DENİZ ÖZTÜRK 12 / 0 18 10 15.50 11 1 10.75 0 2 -0.50 2 3 1.25 31.00 16.00 27.00 190.300 2578 429 157 23
24 860 - ELİF IŞIK 12 / 0 23 11 20.25 6 2 5.50 1 2 0.50 1 1 0.75 31.00 16.00 27.00 189.725 2594 433 159 24
25 456 - ESRA DURGUT 12 / 0 18 6 16.50 12 5 10.75 0 2 -0.50 0 0 0.00 30.00 13.00 26.75 189.350 2609 436 161 25
26 213 - SÜMEYYE DOĞAR 12 / 0 17 16 13.00 7 7 5.25 8 4 7.00 2 2 1.50 34.00 29.00 26.75 188.950 2617 439 163 26
27 413 - RÜYA ÇİFTCİ 12 / 0 20 16 16.00 9 8 7.00 1 1 0.75 2 1 1.75 32.00 26.00 25.50 185.025 2693 458 165 27
28 499 - BEYDAA TURŞAK 12 / 0 21 11 18.25 8 9 5.75 1 2 0.50 1 0 1.00 31.00 22.00 25.50 184.825 2700 461 167 28
29 406 - SEHER TURŞAK 12 / 0 15 17 10.75 14 5 12.75 0 0 0.00 0 0 0.00 29.00 22.00 23.50 178.825 2797 484 176 29
30 846 - ŞÜKRAN KARABULUT 12 / 0 19 18 14.50 9 5 7.75 0 0 0.00 0 0 0.00 28.00 23.00 22.25 174.200 2888 507 182 30
31 241 - AŞNR İLTR 12 / 0 9 3 8.25 13 1 12.75 1 0 1.00 0 0 0.00 23.00 4.00 22.00 173.875 2895 509 184 31
32 411 - BÜŞRA ATA S 12 / 0 12 16 8.00 11 4 10.00 1 2 0.50 3 4 2.00 27.00 26.00 20.50 168.850 2996 536 199 32
33 806 - SEVCAN EDİZ 12 / 0 12 16 8.00 10 3 9.25 3 2 2.50 1 1 0.75 26.00 22.00 20.50 168.650 3000 539 201 33
34 77 - ESMANUR KUŞÇU 12 / 0 19 19 14.25 7 6 5.50 0 0 0.00 0 0 0.00 26.00 25.00 19.75 165.725 3057 552 210 34
35 0 - ZÜMRETE KORKMAZ 12 / 0 18 13 14.75 5 5 3.75 1 1 0.75 0 0 0.00 24.00 19.00 19.25 163.900 3086 560 214 35
36 548 - BERİVAN YARAMIŞ 12 / 0 13 15 9.25 6 1 5.75 3 2 2.50 1 0 1.00 23.00 18.00 18.50 161.725 3125 574 219 36
37 412 - ZÜLEYHA ASLAN 12 / 0 16 19 11.25 7 4 6.00 0 0 0.00 0 0 0.00 23.00 23.00 17.25 157.525 3197 597 229 37
38 0 - FATMANUR OTAŞCAN 12 / 0 3 7 1.25 13 1 12.75 3 3 2.25 0 0 0.00 19.00 11.00 16.25 154.900 3230 606 231 38
39 186 - İREM Ö *AN 12 / 0 12 20 7.00 10 6 8.50 0 2 -0.50 2 3 1.25 24.00 31.00 16.25 154.600 3237 608 232 39
40 472 - HATİCE OKTAY 12 / 0 12 6 10.50 6 1 5.75 0 0 0.00 0 0 0.00 18.00 7.00 16.25 154.200 3243 611 234 40
41 522 - KÜBRA TURĞUT 12 / 0 7 12 4.00 10 1 9.75 1 3 0.25 1 0 1.00 19.00 16.00 15.00 150.575 3292 623 238 41
42 382 - SULTAN AHŞAR 12 / 0 11 7 9.25 6 2 5.50 0 0 0.00 0 0 0.00 17.00 9.00 14.75 149.225 3316 632 241 42
43 637 - RABİYA SARİKAN 12 / 0 14 15 10.25 5 3 4.25 0 0 0.00 1 3 0.25 20.00 21.00 14.75 149.125 3322 635 243 43
44 514 - MELİKE AKSU 12 / 0 16 8 14.00 0 2 -0.50 0 0 0.00 0 0 0.00 16.00 10.00 13.50 144.500 3380 660 257 44
45 301 - ŞEYDA NUR KOCABEK 12 / 0 10 11 7.25 3 1 2.75 0 0 0.00 2 1 1.75 15.00 13.00 11.75 139.225 3459 695 272 45
46 323 - RABİYE ÖKSÜZ 12 / 0 8 8 6.00 6 2 5.50 0 0 0.00 0 0 0.00 14.00 10.00 11.50 138.500 3469 696 273 46
47 621 - DİLARA YARAMIŞ 12 / 0 11 23 5.25 5 3 4.25 1 1 0.75 0 0 0.00 17.00 27.00 10.25 134.250 3516 710 280 47
48 478 - DİLBER SILA OĞUL 12 / 0 12 23 6.25 5 8 3.00 3 8 1.00 0 2 -0.50 20.00 41.00 9.75 132.425 3532 717 282 48
49 546 - ELİF VERGÜL 12 / 0 5 1 4.75 3 1 2.75 0 0 0.00 0 0 0.00 8.00 2.00 7.50 125.025 3592 734 291 49
50 641 - RAVAN HAZBER 12 / 0 4 15 0.25 5 7 3.25 6 14 2.50 0 0 0.00 15.00 36.00 6.00 120.125 3638 752 299 50
51 533 - GÜLAY KÖSE 12 / 0 9 25 2.75 5 9 2.75 0 0 0.00 0 0 0.00 14.00 34.00 5.50 118.425 3657 759 301 51
52 276 - ZELİHAGER * N 12 / 0 3 5 1.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3.00 5.00 1.75 105.775 3740 796 322 52
53 612 - ŞEYDA BOYTEPE 12 / 0 5 35 -3.75 5 15 1.25 2 17 -2.25 1 13 -2.25 13.00 80.00 -7.00 76.800 3802 823 340 53


