
TYT İLDEKİ KURUM ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

MANİSA 9. SINIF KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 1226 6784

Sıra Okul Kat.

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 15,64 11,00 12,89 5,87 4,44 4,76 5,21 4,30 4,14 2,74 1,79 2,29 10,25 8,15 8,21 3,25 3,47 2,38 4,85 2,79 4,15 4,81 2,69 4,14 52,62 38,63 42,96 245,180

İl Ortalaması 18,32 9,05 16,06 7,04 3,52 6,16 6,24 3,61 5,34 3,41 1,41 3,06 13,66 6,13 12,13 4,02 2,81 3,32 5,63 2,03 5,12 5,91 1,90 5,43 64,23 30,46 56,62 286,800

KATILIMLAR

1 MANİSA / YUNUSEMRE
Manisa Fen Lisesi 80 24,21 5,36 22,87 10,00 1,80 9,55 9,50 2,30 8,93 5,03 0,81 4,82 25,26 2,75 24,58 7,60 1,94 7,12 8,94 0,85 8,72 8,85 1,06 8,58 99,39 16,87 95,17 417,490

2
MANİSA / YUNUSEMRE
MANİSA TOBB BÜLENT
KOŞMAZ FEN LİSESİ

79 21,57 6,95 19,83 8,66 2,41 8,06 8,05 2,82 7,34 4,72 0,97 4,48 21,71 4,32 20,63 5,78 2,63 5,13 7,95 1,13 7,67 7,91 1,46 7,55 86,35 22,69 80,69 369,570

3
MANİSA / ŞEHZADELER
Şehzadeler Gediz
Anadolu Lisesi

83 21,13 6,80 19,43 8,20 2,40 7,59 7,17 2,90 6,45 4,13 0,88 3,91 20,24 4,48 19,12 5,93 2,32 5,35 7,54 1,34 7,20 7,63 1,45 7,27 81,97 22,57 76,32 356,010

4 MANİSA / ALAŞEHİR
Alaşehir Fen Lisesi 51 20,88 7,41 19,03 8,16 2,80 7,46 6,60 3,78 5,66 4,26 1,48 3,89 19,65 4,78 18,45 6,27 2,47 5,66 7,98 1,22 7,68 7,45 1,88 6,98 81,25 25,82 74,81 348,310

5 MANİSA / YUNUSEMRE
Fatih Anadolu Lisesi 145 20,97 6,97 19,23 8,99 2,35 8,40 7,36 3,13 6,58 3,77 1,28 3,45 19,70 4,87 18,48 5,29 2,83 4,58 6,52 1,81 6,06 7,68 1,44 7,32 80,28 24,68 74,10 348,250

6
MANİSA / SALİHLİ
ÖZEL SALİHLİ DOĞRU
ADRES EĞİTİM

3 20,33 8,00 18,33 7,00 3,33 6,17 6,00 5,00 4,75 4,33 1,33 4,00 17,67 6,67 16,00 7,00 2,33 6,42 7,00 2,33 6,42 7,00 2,33 6,42 76,33 31,32 68,51 327,220

7
MANİSA / YUNUSEMRE
Manisa Hasan Türek
Anadolu Lisesi

147 19,21 8,54 17,08 7,18 3,53 6,29 7,08 3,67 6,16 3,90 1,35 3,57 13,53 6,69 11,86 3,83 2,83 3,12 5,80 1,71 5,37 7,09 1,74 6,65 67,62 30,06 60,10 294,840

8
MANİSA / YUNUSEMRE
Dündar Çiloğlu
Anadolu Lisesi

146 19,04 8,52 16,91 7,70 3,08 6,93 5,89 3,63 4,98 4,09 1,17 3,80 12,94 5,92 11,46 3,67 2,83 2,97 5,60 2,17 5,06 6,02 1,73 5,59 64,95 29,05 57,70 287,420

9
MANİSA / YUNUSEMRE
Halit Görgülü Anadolu
Lisesi

77 16,56 10,92 13,83 6,84 3,76 5,90 5,09 4,33 4,01 2,64 1,71 2,21 10,72 7,32 8,89 2,45 2,60 1,80 4,77 2,31 4,20 4,56 2,03 4,05 53,63 34,98 44,89 248,770

10
MANİSA / SOMA
Rıfat Dağdelen
Anadolu Lisesi

130 16,68 9,75 14,25 5,98 4,03 4,97 6,45 3,75 5,51 3,28 1,53 2,89 7,98 7,06 6,22 2,91 2,72 2,23 5,90 2,16 5,36 5,19 2,19 4,64 54,37 33,19 46,07 244,940

11
MANİSA / TURGUTLU
TURGUTLU DOĞRU
ADRES EĞİTİM

3 15,33 13,33 12,00 4,33 6,00 2,83 4,67 6,00 3,17 2,33 2,67 1,67 9,33 10,67 6,67 4,33 3,33 3,50 6,33 3,33 5,50 6,00 3,33 5,17 52,65 48,66 40,51 228,190

12 MANİSA / ŞEHZADELER
Manisa Lisesi 176 14,84 11,07 12,07 4,95 4,75 3,76 4,35 3,98 3,35 2,04 1,80 1,59 5,97 7,02 4,21 2,25 3,02 1,50 2,55 2,86 1,84 3,01 2,26 2,45 39,96 36,76 30,77 202,060

13
MANİSA / ŞEHZADELER
Manisa Kız Anadolu
İmam Hatip Lisesi

106 11,29 14,52 7,66 3,32 6,22 1,77 3,02 4,83 1,81 1,10 2,14 0,57 4,07 9,99 1,58 1,46 4,10 0,44 2,15 3,53 1,27 1,94 3,39 1,09 28,35 48,72 16,19 156,760



TYT İLDEKİ KURUM ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

MANİSA 9. SINIF KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 1226 6784

Sıra Okul Kat.

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 15,64 11,00 12,89 5,87 4,44 4,76 5,21 4,30 4,14 2,74 1,79 2,29 10,25 8,15 8,21 3,25 3,47 2,38 4,85 2,79 4,15 4,81 2,69 4,14 52,62 38,63 42,96 245,180

İl Ortalaması 18,32 9,05 16,06 7,04 3,52 6,16 6,24 3,61 5,34 3,41 1,41 3,06 13,66 6,13 12,13 4,02 2,81 3,32 5,63 2,03 5,12 5,91 1,90 5,43 64,23 30,46 56,62 286,800

KATILIMLAR

DERS BAŞARILARINA GÖRE KIYASLAMA
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Not: Grafiklerin Okul etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



TYT İLDEKİ KURUM ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

MANİSA 9. SINIF KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 1226 6784

Sıra Okul Kat.

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 15,64 11,00 12,89 5,87 4,44 4,76 5,21 4,30 4,14 2,74 1,79 2,29 10,25 8,15 8,21 3,25 3,47 2,38 4,85 2,79 4,15 4,81 2,69 4,14 52,62 38,63 42,96 245,180

İl Ortalaması 18,32 9,05 16,06 7,04 3,52 6,16 6,24 3,61 5,34 3,41 1,41 3,06 13,66 6,13 12,13 4,02 2,81 3,32 5,63 2,03 5,12 5,91 1,90 5,43 64,23 30,46 56,62 286,800

KATILIMLAR



TYT İL ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

MANİSA 9. SINIF KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 1226 6784

Sıra Okul Sınıf Kat.

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 15,64 11,00 12,89 5,87 4,44 4,76 5,21 4,30 4,14 2,74 1,79 2,29 10,25 8,15 8,21 3,25 3,47 2,38 4,85 2,79 4,15 4,81 2,69 4,14 52,62 38,63 42,96 245,180

İl Ortalaması 18,32 9,05 16,06 7,04 3,52 6,16 6,24 3,61 5,34 3,41 1,41 3,06 13,66 6,13 12,13 4,02 2,81 3,32 5,63 2,03 5,12 5,91 1,90 5,43 64,23 30,46 56,62 286,800

KATILIMLAR

1 MANİSA / YUNUSEMRE
Manisa Fen Lisesi -9C 29 24,41 5,38 23,07 9,69 2,10 9,16 9,86 1,90 9,39 5,41 0,55 5,28 25,31 2,79 24,61 8,00 1,83 7,54 8,97 0,90 8,74 8,90 1,07 8,63 100,55 16,52 96,42 420,590

2 MANİSA / YUNUSEMRE
Manisa Fen Lisesi -9B 23 24,57 5,22 23,26 10,35 1,52 9,97 9,43 2,35 8,85 4,78 1,22 4,48 25,52 2,74 24,84 7,91 1,87 7,45 8,87 0,91 8,64 8,70 1,22 8,39 100,13 17,05 95,88 420,540

3 MANİSA / YUNUSEMRE
Manisa Fen Lisesi -9A 28 23,71 5,46 22,35 10,04 1,71 9,61 9,18 2,68 8,51 4,82 0,75 4,63 25,00 2,71 24,32 6,93 2,11 6,40 8,96 0,75 8,78 8,93 0,93 8,70 97,57 17,10 93,30 411,760

4
MANİSA / YUNUSEMRE
MANİSA TOBB BÜLENT
KOŞMAZ FEN LİSESİ

-9C 25 23,44 5,44 22,08 8,44 2,24 7,88 7,60 2,80 6,90 4,80 0,84 4,59 21,64 4,24 20,58 6,04 2,28 5,47 7,68 1,08 7,41 7,80 1,36 7,46 87,44 20,28 82,37 377,690

5
MANİSA / YUNUSEMRE
MANİSA TOBB BÜLENT
KOŞMAZ FEN LİSESİ

-9B 27 20,93 7,56 19,04 8,44 2,74 7,76 8,26 2,56 7,62 4,63 0,96 4,39 22,11 4,26 21,05 5,70 2,89 4,98 7,93 1,19 7,63 8,04 1,44 7,68 86,04 23,60 80,15 367,970

6
MANİSA / ŞEHZADELER
Şehzadeler Gediz
Anadolu Lisesi

-9A 29 21,48 6,41 19,88 9,03 2,03 8,53 8,24 2,48 7,62 4,34 0,93 4,11 20,83 4,03 19,82 6,72 1,97 6,23 7,59 0,97 7,34 7,55 1,28 7,23 85,78 20,10 80,76 367,420

7
MANİSA / YUNUSEMRE
MANİSA TOBB BÜLENT
KOŞMAZ FEN LİSESİ

-9D 27 20,48 7,74 18,55 9,07 2,22 8,52 8,26 3,11 7,48 4,74 1,11 4,46 21,37 4,44 20,26 5,63 2,70 4,95 8,22 1,11 7,94 7,89 1,56 7,50 85,66 23,99 79,66 363,650

8 MANİSA / YUNUSEMRE
Fatih Anadolu Lisesi -9D 29 21,07 7,52 19,19 9,03 2,34 8,45 7,83 3,07 7,06 4,10 1,41 3,75 21,34 4,59 20,20 5,79 2,69 5,12 6,72 1,79 6,28 8,28 0,90 8,05 84,16 24,31 78,10 361,620

9
MANİSA / ŞEHZADELER
Şehzadeler Gediz
Anadolu Lisesi

-9C 28 21,70 6,59 20,06 8,04 2,70 7,36 6,52 3,22 5,71 4,37 0,85 4,16 19,93 4,32 18,85 5,59 2,41 4,99 7,48 1,63 7,07 7,33 1,48 6,96 80,96 23,20 75,16 355,850

10 MANİSA / YUNUSEMRE
Fatih Anadolu Lisesi -9B 29 22,24 6,97 20,50 9,21 2,48 8,59 7,00 3,69 6,08 4,00 1,41 3,65 19,69 4,86 18,47 5,55 3,17 4,76 6,48 1,76 6,04 7,31 1,66 6,90 81,48 26,00 74,99 353,030

11 MANİSA / ALAŞEHİR
Alaşehir Fen Lisesi -9B 25 20,76 7,80 18,81 8,08 2,92 7,35 6,83 3,54 5,95 4,29 1,54 3,91 20,68 4,72 19,50 6,36 2,68 5,69 7,88 1,20 7,58 7,72 1,84 7,26 82,60 26,24 76,05 352,760

12 MANİSA / YUNUSEMRE
Fatih Anadolu Lisesi -9A 29 21,90 7,21 20,09 8,69 2,76 8,00 7,97 3,45 7,10 4,17 1,38 3,83 19,14 4,93 17,91 5,07 2,93 4,34 6,83 2,14 6,29 7,86 1,41 7,51 81,63 26,21 75,07 350,640

13 MANİSA / ALAŞEHİR
Alaşehir Fen Lisesi -9A 26 21,00 7,04 19,24 8,23 2,69 7,56 6,38 4,00 5,38 4,23 1,42 3,88 18,65 4,85 17,44 6,19 2,27 5,62 8,08 1,23 7,77 7,19 1,92 6,71 79,95 25,42 73,60 344,030



TYT İL ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

MANİSA 9. SINIF KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 1226 6784

Sıra Okul Sınıf Kat.

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 15,64 11,00 12,89 5,87 4,44 4,76 5,21 4,30 4,14 2,74 1,79 2,29 10,25 8,15 8,21 3,25 3,47 2,38 4,85 2,79 4,15 4,81 2,69 4,14 52,62 38,63 42,96 245,180

İl Ortalaması 18,32 9,05 16,06 7,04 3,52 6,16 6,24 3,61 5,34 3,41 1,41 3,06 13,66 6,13 12,13 4,02 2,81 3,32 5,63 2,03 5,12 5,91 1,90 5,43 64,23 30,46 56,62 286,800

KATILIMLAR
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Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



TYT İL ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

MANİSA 9. SINIF KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 1226 6784

Sıra Okul Sınıf Kat.

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 15,64 11,00 12,89 5,87 4,44 4,76 5,21 4,30 4,14 2,74 1,79 2,29 10,25 8,15 8,21 3,25 3,47 2,38 4,85 2,79 4,15 4,81 2,69 4,14 52,62 38,63 42,96 245,180

İl Ortalaması 18,32 9,05 16,06 7,04 3,52 6,16 6,24 3,61 5,34 3,41 1,41 3,06 13,66 6,13 12,13 4,02 2,81 3,32 5,63 2,03 5,12 5,91 1,90 5,43 64,23 30,46 56,62 286,800

KATILIMLAR

14
MANİSA / ŞEHZADELER
Şehzadeler Gediz
Anadolu Lisesi

-9B 26 20,15 7,46 18,29 7,42 2,50 6,80 6,65 3,04 5,89 3,65 0,85 3,44 19,92 5,15 18,63 5,38 2,62 4,73 7,54 1,46 7,17 8,04 1,62 7,63 78,75 24,70 72,58 343,450

15 MANİSA / YUNUSEMRE
Fatih Anadolu Lisesi -9E 29 20,55 6,10 19,03 9,66 1,90 9,18 7,45 2,76 6,76 3,48 1,28 3,16 18,76 5,45 17,40 4,96 2,96 4,22 6,50 1,57 6,11 7,75 1,11 7,47 79,11 23,13 73,33 342,100

16 MANİSA / YUNUSEMRE
Fatih Anadolu Lisesi -9C 28 19,04 7,07 17,27 8,32 2,25 7,76 6,54 2,68 5,87 3,07 0,93 2,84 19,57 4,50 18,45 5,04 2,39 4,44 6,04 1,79 5,59 7,18 2,14 6,64 74,80 23,75 68,86 333,320

17
MANİSA / SALİHLİ
ÖZEL SALİHLİ DOĞRU
ADRES EĞİTİM

-9 3 20,33 8,00 18,33 7,00 3,33 6,17 6,00 5,00 4,75 4,33 1,33 4,00 17,67 6,67 16,00 7,00 2,33 6,42 7,00 2,33 6,42 7,00 2,33 6,42 76,33 31,32 68,51 327,220

18
MANİSA / YUNUSEMRE
Dündar Çiloğlu
Anadolu Lisesi

-9C 38 19,16 8,89 16,93 7,66 3,39 6,81 6,21 3,97 5,22 4,68 0,97 4,44 15,95 5,24 14,64 3,58 2,92 2,85 6,29 2,11 5,76 6,39 2,03 5,89 69,92 29,52 62,54 308,540

19
MANİSA / YUNUSEMRE
Manisa Hasan Türek
Anadolu Lisesi

-9B 27 19,41 8,96 17,17 7,26 3,70 6,33 6,89 3,52 6,01 3,74 1,30 3,42 15,41 5,67 13,99 4,30 3,19 3,50 6,48 1,89 6,01 6,74 2,04 6,23 70,23 30,27 62,66 307,160

20
MANİSA / YUNUSEMRE
Manisa Hasan Türek
Anadolu Lisesi

-9D 33 19,97 7,48 18,10 7,44 3,16 6,65 7,38 3,44 6,52 3,91 1,50 3,53 14,18 6,79 12,48 4,21 2,36 3,62 3,48 1,39 3,14 7,39 1,33 7,06 67,96 27,45 61,10 300,680

21
MANİSA / YUNUSEMRE
Manisa Hasan Türek
Anadolu Lisesi

-9E 28 18,93 8,07 16,91 6,96 3,29 6,14 6,43 3,96 5,44 3,82 1,36 3,48 14,11 5,78 12,67 3,32 2,82 2,62 7,75 1,36 7,41 7,54 1,68 7,12 68,86 28,32 61,79 298,390

22
MANİSA / TURGUTLU
TURGUTLU DOĞRU
ADRES EĞİTİM

-9 2 19,00 9,00 16,75 6,50 3,00 5,75 5,50 4,50 4,38 3,00 1,50 2,62 12,00 4,50 10,88 5,50 1,50 5,12 8,50 1,00 8,25 7,50 1,50 7,12 67,50 26,50 60,87 292,580

23
MANİSA / YUNUSEMRE
Dündar Çiloğlu
Anadolu Lisesi

-9B 36 19,56 8,33 17,47 7,97 2,92 7,24 5,94 4,14 4,91 4,03 1,31 3,70 12,64 6,33 11,06 3,81 3,39 2,96 5,69 2,22 5,14 6,36 1,92 5,88 66,00 30,56 58,36 290,460

24
MANİSA / YUNUSEMRE
Manisa Hasan Türek
Anadolu Lisesi

-9C 29 18,55 8,93 16,32 7,38 3,34 6,54 7,48 3,38 6,64 3,83 1,21 3,53 13,52 6,52 11,89 3,24 2,52 2,61 4,66 1,69 4,23 6,93 1,62 6,53 65,59 29,21 58,29 290,420

25
MANİSA / YUNUSEMRE
Dündar Çiloğlu
Anadolu Lisesi

-9A 35 18,53 8,29 16,46 7,76 2,74 7,08 6,00 3,44 5,14 3,88 1,26 3,57 12,06 5,54 10,67 4,12 2,47 3,50 5,21 2,03 4,70 5,50 1,65 5,09 63,06 27,42 56,21 279,060

26
MANİSA / YUNUSEMRE
Manisa Hasan Türek
Anadolu Lisesi

-9A 30 19,10 9,37 16,76 6,83 4,20 5,78 7,17 4,07 6,15 4,20 1,37 3,86 10,63 8,50 8,51 4,03 3,33 3,20 7,00 2,23 6,44 6,80 2,10 6,28 65,76 35,17 56,98 278,280



TYT İL ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

MANİSA 9. SINIF KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 1226 6784

Sıra Okul Sınıf Kat.

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 15,64 11,00 12,89 5,87 4,44 4,76 5,21 4,30 4,14 2,74 1,79 2,29 10,25 8,15 8,21 3,25 3,47 2,38 4,85 2,79 4,15 4,81 2,69 4,14 52,62 38,63 42,96 245,180

İl Ortalaması 18,32 9,05 16,06 7,04 3,52 6,16 6,24 3,61 5,34 3,41 1,41 3,06 13,66 6,13 12,13 4,02 2,81 3,32 5,63 2,03 5,12 5,91 1,90 5,43 64,23 30,46 56,62 286,800

KATILIMLAR

DERS BAŞARILARINA GÖRE KIYASLAMA
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY TOP TÜR TAR1COĞ1DİNMAT1FİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1DİNMAT1FİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1DİNMAT1FİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1DİNMAT1FİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1DİNMAT1FİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1DİNMAT1FİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1DİNMAT1FİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1DİNMAT1FİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1DİNMAT1FİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1DİNMAT1FİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1DİNMAT1FİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1DİNMAT1FİZKİMBİYTOP
-9B (14) -9E (15) -9C (16) -9 (17) -9C (18) -9B (19) -9D (20) -9E (21) -9 (22) -9B (23) -9C (24) -9A (25) -9A (26)

PUANA GÖRE KIYASLAMA
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-9B (14) -9E (15) -9C (16) -9 (17) -9C (18) -9B (19) -9D (20) -9E (21) -9 (22) -9B (23) -9C (24) -9A (25) -9A (26)

Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



TYT İL ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

MANİSA 9. SINIF KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 1226 6784

Sıra Okul Sınıf Kat.

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 15,64 11,00 12,89 5,87 4,44 4,76 5,21 4,30 4,14 2,74 1,79 2,29 10,25 8,15 8,21 3,25 3,47 2,38 4,85 2,79 4,15 4,81 2,69 4,14 52,62 38,63 42,96 245,180

İl Ortalaması 18,32 9,05 16,06 7,04 3,52 6,16 6,24 3,61 5,34 3,41 1,41 3,06 13,66 6,13 12,13 4,02 2,81 3,32 5,63 2,03 5,12 5,91 1,90 5,43 64,23 30,46 56,62 286,800

KATILIMLAR

27
MANİSA / YUNUSEMRE
Dündar Çiloğlu
Anadolu Lisesi

-9D 37 18,89 8,51 16,76 7,41 3,24 6,59 5,41 2,97 4,66 3,73 1,16 3,44 10,92 6,58 9,27 3,20 2,49 2,58 5,14 2,34 4,56 5,77 1,31 5,44 60,47 28,60 53,30 270,700

28
MANİSA / SOMA
Rıfat Dağdelen
Anadolu Lisesi

-9A 34 16,82 10,29 14,25 6,76 3,68 5,85 6,38 3,76 5,44 3,97 1,32 3,64 10,21 6,29 8,63 3,26 2,62 2,61 6,00 2,26 5,43 5,65 2,50 5,02 59,05 32,72 50,87 260,940

29
MANİSA / YUNUSEMRE
Halit Görgülü Anadolu
Lisesi

-9B 39 17,13 10,85 14,42 7,84 2,82 7,14 5,26 4,34 4,18 2,53 1,61 2,12 11,26 6,87 9,55 2,84 2,16 2,30 5,08 2,11 4,55 4,21 2,03 3,70 56,15 32,79 47,96 259,760

30
MANİSA / SOMA
Rıfat Dağdelen
Anadolu Lisesi

-9 1 17,00 10,00 14,50 8,00 4,00 7,00 5,00 5,00 3,75 4,00 1,00 3,75 11,00 9,00 8,75 2,00 5,00 0,75 5,00 5,00 3,75 6,00 2,00 5,50 58,00 41,00 47,75 255,690

31
MANİSA / SOMA
Rıfat Dağdelen
Anadolu Lisesi

-9D 27 16,81 9,33 14,48 5,44 4,11 4,42 6,59 3,78 5,65 2,81 1,93 2,33 7,41 7,48 5,54 2,59 2,15 2,06 6,04 1,78 5,59 4,59 2,30 4,02 52,28 32,86 44,09 243,470

32
MANİSA / SOMA
Rıfat Dağdelen
Anadolu Lisesi

-9B 33 17,15 9,24 14,84 5,85 4,30 4,77 6,00 3,94 5,02 3,06 1,48 2,69 7,06 7,88 5,09 3,09 3,33 2,26 5,70 2,30 5,12 5,55 1,94 5,06 53,46 34,41 44,85 239,150

33
MANİSA / YUNUSEMRE
Halit Görgülü Anadolu
Lisesi

-9A 38 15,97 11,00 13,22 5,81 4,73 4,63 4,92 4,32 3,84 2,76 1,81 2,30 10,18 7,76 8,24 2,05 3,05 1,29 4,46 2,51 3,83 4,92 2,03 4,41 51,07 37,21 41,76 237,780

34
MANİSA / SOMA
Rıfat Dağdelen
Anadolu Lisesi

-9C 35 16,00 10,00 13,50 5,69 4,06 4,67 6,86 3,51 5,98 3,14 1,49 2,77 7,06 6,66 5,39 2,66 2,60 2,01 5,91 2,14 5,38 4,86 2,06 4,34 52,18 32,52 44,04 235,650

35 MANİSA / ŞEHZADELER
Manisa Lisesi -9D 36 16,86 9,50 14,49 6,50 3,83 5,54 5,19 3,78 4,25 2,25 1,61 1,85 7,48 5,70 6,06 2,43 2,60 1,78 3,77 2,11 3,24 4,11 1,86 3,65 48,59 30,99 40,86 230,380

36 MANİSA / ŞEHZADELER
Manisa Lisesi -9C 39 16,18 9,28 13,86 5,51 3,90 4,54 4,31 3,67 3,39 2,67 1,46 2,30 6,30 5,35 4,96 2,95 2,67 2,28 2,87 2,77 2,18 4,21 2,69 3,53 45,00 31,79 37,04 219,590

37 MANİSA / ŞEHZADELER
Manisa Lisesi -9F 38 13,97 12,05 10,96 3,46 5,51 2,08 3,97 4,05 2,96 1,92 1,86 1,45 5,97 7,57 4,08 2,19 3,81 1,24 2,08 3,16 1,29 2,68 2,84 1,97 36,24 40,85 26,03 190,220

38 MANİSA / ŞEHZADELER
Manisa Lisesi -9A 29 13,72 11,48 10,85 3,79 5,75 2,35 3,46 4,32 2,38 1,61 2,14 1,07 6,19 8,15 4,15 1,67 3,56 0,78 2,04 3,15 1,25 1,93 1,96 1,44 34,41 40,51 24,27 182,800

39 MANİSA / ŞEHZADELER
Manisa Lisesi -9B 33 13,12 13,18 9,83 5,26 5,00 4,01 4,61 4,16 3,57 1,55 1,97 1,06 3,94 8,81 1,73 1,79 2,36 1,20 1,64 3,21 0,84 1,46 1,71 1,04 33,37 40,40 23,28 179,700



TYT İL ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

MANİSA 9. SINIF KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 1226 6784

Sıra Okul Sınıf Kat.

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 15,64 11,00 12,89 5,87 4,44 4,76 5,21 4,30 4,14 2,74 1,79 2,29 10,25 8,15 8,21 3,25 3,47 2,38 4,85 2,79 4,15 4,81 2,69 4,14 52,62 38,63 42,96 245,180

İl Ortalaması 18,32 9,05 16,06 7,04 3,52 6,16 6,24 3,61 5,34 3,41 1,41 3,06 13,66 6,13 12,13 4,02 2,81 3,32 5,63 2,03 5,12 5,91 1,90 5,43 64,23 30,46 56,62 286,800

KATILIMLAR

DERS BAŞARILARINA GÖRE KIYASLAMA
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY TOP TÜR TAR1COĞ1DİNMAT1FİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1DİNMAT1FİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1DİNMAT1FİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1DİNMAT1FİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1DİNMAT1FİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1DİNMAT1FİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1DİNMAT1FİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1DİNMAT1FİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1DİNMAT1FİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1DİNMAT1FİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1DİNMAT1FİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1DİNMAT1FİZKİMBİYTOP
-9D (27) -9A (28) -9B (29) -9 (30) -9D (31) -9B (32) -9A (33) -9C (34) -9D (35) -9C (36) -9F (37) -9A (38) -9B (39)
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-9D (27) -9A (28) -9B (29) -9 (30) -9D (31) -9B (32) -9A (33) -9C (34) -9D (35) -9C (36) -9F (37) -9A (38) -9B (39)

Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



TYT İL ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

MANİSA 9. SINIF KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 1226 6784

Sıra Okul Sınıf Kat.

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 15,64 11,00 12,89 5,87 4,44 4,76 5,21 4,30 4,14 2,74 1,79 2,29 10,25 8,15 8,21 3,25 3,47 2,38 4,85 2,79 4,15 4,81 2,69 4,14 52,62 38,63 42,96 245,180

İl Ortalaması 18,32 9,05 16,06 7,04 3,52 6,16 6,24 3,61 5,34 3,41 1,41 3,06 13,66 6,13 12,13 4,02 2,81 3,32 5,63 2,03 5,12 5,91 1,90 5,43 64,23 30,46 56,62 286,800

KATILIMLAR

40
MANİSA / ŞEHZADELER
Manisa Kız Anadolu
İmam Hatip Lisesi

-9D 26 12,42 13,38 9,08 4,27 5,42 2,91 3,46 4,65 2,30 1,35 2,12 0,82 3,78 8,09 1,76 1,44 2,80 0,74 2,28 2,36 1,69 2,24 3,48 1,37 31,24 42,30 20,67 166,180

41 MANİSA / ŞEHZADELER
Manisa Lisesi -9E 1 12,00 18,00 7,50 5,00 7,00 3,25 6,00 6,00 4,50 2,00 4,00 1,00 3,00 6,00 1,50 0,00 7,00 -1,75 4,00 4,00 3,00 3,00 1,00 2,75 35,00 53,00 21,75 165,740

42
MANİSA / ŞEHZADELER
Manisa Kız Anadolu
İmam Hatip Lisesi

-9C 28 11,32 14,57 7,68 3,11 6,71 1,43 3,36 4,54 2,22 0,75 2,11 0,22 4,36 9,29 2,04 1,42 3,92 0,44 2,42 3,21 1,61 1,25 3,00 0,50 27,99 47,35 16,14 157,190

43
MANİSA / ŞEHZADELER
Manisa Kız Anadolu
İmam Hatip Lisesi

-9A 23 11,65 14,39 8,05 3,00 6,52 1,37 3,09 5,04 1,83 1,43 2,35 0,85 4,95 13,84 1,49 1,50 5,41 0,15 2,14 4,68 0,97 1,73 4,23 0,67 29,49 56,46 15,38 152,170

44
MANİSA / ŞEHZADELER
Manisa Kız Anadolu
İmam Hatip Lisesi

-9B 29 9,97 15,59 6,07 2,93 6,21 1,38 2,21 5,11 0,94 0,96 2,04 0,46 3,38 9,62 0,98 1,50 4,42 0,39 1,81 3,96 0,82 2,46 2,96 1,72 25,22 49,91 12,76 150,500

45
MANİSA / TURGUTLU
TURGUTLU DOĞRU
ADRES EĞİTİM

-9E 1 8,00 22,00 2,50 0,00 12,00 -3,00 3,00 9,00 0,75 1,00 5,00 -0,25 4,00 23,00 -1,75 2,00 7,00 0,25 2,00 8,00 0,00 3,00 7,00 1,25 23,00 93,00 -0,25 99,400

46 MANİSA / YUNUSEMRE
Fatih Anadolu Lisesi 1 0,00 0,00 0,00

DERS BAŞARILARINA GÖRE KIYASLAMA
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY TOP TÜR TAR1COĞ1DİNMAT1FİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1DİNMAT1FİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1DİNMAT1FİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1DİNMAT1FİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1DİNMAT1FİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1DİNMAT1FİZKİMBİYTOP
-9D (40) -9E (41) -9C (42) -9A (43) -9B (44) -9E (45) Sınıf/Şube Kodlanmamış (46)



TYT İL ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

MANİSA 9. SINIF KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 1226 6784

Sıra Okul Sınıf Kat.

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 15,64 11,00 12,89 5,87 4,44 4,76 5,21 4,30 4,14 2,74 1,79 2,29 10,25 8,15 8,21 3,25 3,47 2,38 4,85 2,79 4,15 4,81 2,69 4,14 52,62 38,63 42,96 245,180

İl Ortalaması 18,32 9,05 16,06 7,04 3,52 6,16 6,24 3,61 5,34 3,41 1,41 3,06 13,66 6,13 12,13 4,02 2,81 3,32 5,63 2,03 5,12 5,91 1,90 5,43 64,23 30,46 56,62 286,800

KATILIMLAR

PUANA GÖRE KIYASLAMA
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-9D (40) -9E (41) -9C (42) -9A (43) -9B (44) -9E (45) Sınıf/Şube Kodlanmamış (46)

Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.
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TYT İLDEKİ KURUM ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

MANİSA 10. SINIF KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 1763 8620

Sıra Okul Kat.

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 15,41 10,05 12,90 4,55 2,92 3,81 3,47 3,39 2,62 2,35 1,67 1,94 2,43 1,36 2,09 7,56 7,98 5,57 1,97 3,82 1,02 2,39 2,29 1,82 3,74 3,09 2,97 43,87 36,57 34,74 220,540

İl Ortalaması 18,08 8,10 16,05 5,34 2,29 4,77 4,25 2,70 3,58 2,95 1,27 2,63 2,86 1,05 2,60 10,52 6,49 8,90 2,57 3,45 1,71 2,98 1,72 2,55 4,59 2,41 3,98 54,14 29,48 46,77 257,740

KATILIMLAR

1 MANİSA / YUNUSEMRE
Manisa Fen Lisesi 102 24,12 4,30 23,04 7,98 1,29 7,66 7,13 1,49 6,75 4,23 0,50 4,10 3,98 0,57 3,84 23,66 3,69 22,74 6,82 2,12 6,29 7,97 0,86 7,75 8,12 1,25 7,81 94,01 16,07 89,98 401,490

2
MANİSA / YUNUSEMRE
MANİSA TOBB BÜLENT
KOŞMAZ FEN LİSESİ

130 22,64 5,38 21,29 6,96 1,92 6,48 7,14 1,77 6,70 4,09 0,62 3,94 3,86 0,71 3,68 18,40 5,33 17,07 3,95 2,98 3,20 5,52 1,54 5,13 7,24 1,56 6,85 79,80 21,81 74,34 349,710

3
MANİSA / ŞEHZADELER
Şehzadeler Gediz Anadolu
Lisesi

63 20,84 6,29 19,27 5,41 1,21 5,11 3,57 1,57 3,18 3,24 0,84 3,03 3,00 0,78 2,81 18,52 4,67 17,36 5,03 2,16 4,49 4,65 1,37 4,30 5,98 1,42 5,63 70,24 20,31 65,18 329,870

4 MANİSA / YUNUSEMRE
Fatih Anadolu Lisesi 169 21,13 6,11 19,60 7,62 1,51 7,24 5,10 1,74 4,67 4,05 0,62 3,90 3,50 0,59 3,35 15,69 5,49 14,31 4,00 2,74 3,31 3,50 1,24 3,19 7,26 1,72 6,83 71,85 21,76 66,40 320,730

5 MANİSA / ALAŞEHİR
Alaşehir Fen Lisesi 117 19,65 6,18 18,10 5,87 1,34 5,54 4,28 1,66 3,86 3,56 0,86 3,34 3,34 0,68 3,17 16,19 5,34 14,85 3,97 2,63 3,32 5,44 1,49 5,07 5,99 1,91 5,52 68,29 22,09 62,77 310,720

6
MANİSA / SALİHLİ
ÖZEL SALİHLİ DOĞRU
ADRES EĞİTİM KURUMLARI

8 19,13 8,50 17,00 6,13 2,38 5,53 4,75 3,13 3,97 3,63 0,88 3,41 3,13 1,25 2,81 11,38 9,25 9,06 2,63 5,50 1,25 3,63 3,13 2,84 5,75 3,00 5,00 60,16 37,02 50,87 268,630

7
MANİSA / YUNUSEMRE
Manisa Hasan Türek
Anadolu Lisesi

167 19,46 7,04 17,70 5,26 1,89 4,79 4,28 2,33 3,69 3,12 1,27 2,81 3,28 0,83 3,08 10,04 6,70 8,37 2,13 3,54 1,24 3,24 1,88 2,77 6,29 2,20 5,74 57,10 27,68 50,19 265,860

8
MANİSA / YUNUSEMRE
Dündar Çiloğlu Anadolu
Lisesi

184 19,76 6,79 18,06 5,65 2,08 5,13 3,80 2,59 3,15 3,10 1,26 2,79 2,89 0,99 2,64 9,97 6,64 8,31 2,26 4,08 1,24 2,35 1,80 1,90 3,62 2,22 3,06 53,40 28,45 46,28 259,190

9
MANİSA / TURGUTLU
TURGUTLU DOĞRU ADRES
EĞİTİM KURUMLARI

10 18,50 9,30 16,18 4,50 2,10 3,98 1,50 3,20 0,70 2,80 1,80 2,35 3,00 1,20 2,70 11,30 8,60 9,15 4,89 3,33 4,06 4,44 2,56 3,81 4,56 3,33 3,72 55,49 35,42 46,65 255,360

10
MANİSA / SOMA
Rıfat Dağdelen Anadolu
Lisesi

161 17,84 8,26 15,77 5,34 2,43 4,73 4,67 2,87 3,95 2,81 1,34 2,47 2,73 1,17 2,43 8,73 7,00 6,98 1,92 3,39 1,07 2,25 1,74 1,81 4,26 2,69 3,58 50,55 30,89 42,79 243,210

11 MANİSA / YUNUSEMRE
Halit Görgülü Anadolu Lisesi 152 17,07 9,53 14,68 4,92 2,73 4,24 3,73 3,21 2,92 2,78 1,58 2,38 2,73 1,27 2,41 5,77 7,07 4,00 1,01 3,40 0,16 1,57 2,12 1,04 3,93 3,23 3,12 43,51 34,14 34,95 215,800

12 MANİSA / ŞEHZADELER
Manisa Lisesi 379 13,24 10,77 10,55 3,57 2,87 2,85 3,02 3,57 2,13 1,81 1,69 1,39 1,91 1,30 1,59 3,66 7,04 1,90 0,85 4,08 -0,17 0,72 1,77 0,28 1,47 2,90 0,75 30,25 35,99 21,27 173,690

13
MANİSA / ŞEHZADELER
Manisa Kız Anadolu İmam
Hatip Lisesi

121 12,96 12,79 9,76 3,32 4,38 2,22 2,57 4,62 1,41 1,78 2,42 1,18 2,05 2,08 1,53 3,38 9,80 0,93 1,29 4,79 0,09 1,40 2,64 0,74 1,80 4,04 0,79 30,55 47,56 18,65 167,170



TYT İLDEKİ KURUM ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

MANİSA 10. SINIF KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 1763 8620

Sıra Okul Kat.

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 15,41 10,05 12,90 4,55 2,92 3,81 3,47 3,39 2,62 2,35 1,67 1,94 2,43 1,36 2,09 7,56 7,98 5,57 1,97 3,82 1,02 2,39 2,29 1,82 3,74 3,09 2,97 43,87 36,57 34,74 220,540

İl Ortalaması 18,08 8,10 16,05 5,34 2,29 4,77 4,25 2,70 3,58 2,95 1,27 2,63 2,86 1,05 2,60 10,52 6,49 8,90 2,57 3,45 1,71 2,98 1,72 2,55 4,59 2,41 3,98 54,14 29,48 46,77 257,740

KATILIMLAR

DERS BAŞARILARINA GÖRE KIYASLAMA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY TOP TÜR TAR1COĞ1FELDİNMAT1FİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1FELDİNMAT1FİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1FELDİNMAT1FİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1FELDİNMAT1FİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1FELDİNMAT1FİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1FELDİNMAT1FİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1FELDİNMAT1FİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1FELDİNMAT1FİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1FELDİNMAT1FİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1FELDİNMAT1FİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1FELDİNMAT1FİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1FELDİNMAT1FİZKİMBİYTOP
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Not: Grafiklerin Okul etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



TYT İLDEKİ KURUM ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

MANİSA 10. SINIF KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 1763 8620

Sıra Okul Kat.

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 15,41 10,05 12,90 4,55 2,92 3,81 3,47 3,39 2,62 2,35 1,67 1,94 2,43 1,36 2,09 7,56 7,98 5,57 1,97 3,82 1,02 2,39 2,29 1,82 3,74 3,09 2,97 43,87 36,57 34,74 220,540

İl Ortalaması 18,08 8,10 16,05 5,34 2,29 4,77 4,25 2,70 3,58 2,95 1,27 2,63 2,86 1,05 2,60 10,52 6,49 8,90 2,57 3,45 1,71 2,98 1,72 2,55 4,59 2,41 3,98 54,14 29,48 46,77 257,740

KATILIMLAR



TYT İL ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

MANİSA 10. SINIF KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 1763 8620

Sıra Okul Sınıf Kat.

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 15,41 10,05 12,90 4,55 2,92 3,81 3,47 3,39 2,62 2,35 1,67 1,94 2,43 1,36 2,09 7,56 7,98 5,57 1,97 3,82 1,02 2,39 2,29 1,82 3,74 3,09 2,97 43,87 36,57 34,74 220,540

İl Ortalaması 18,08 8,10 16,05 5,34 2,29 4,77 4,25 2,70 3,58 2,95 1,27 2,63 2,86 1,05 2,60 10,52 6,49 8,90 2,57 3,45 1,71 2,98 1,72 2,55 4,59 2,41 3,98 54,14 29,48 46,77 257,740

KATILIMLAR

1 MANİSA / YUNUSEMRE
Manisa Fen Lisesi 10A 27 24,85 4,19 23,81 8,30 1,22 7,99 7,33 1,81 6,88 4,11 0,59 3,96 3,67 0,67 3,50 23,74 4,33 22,66 7,19 1,52 6,81 8,30 0,67 8,13 8,48 1,04 8,22 95,97 16,04 91,96 407,240

2 MANİSA / YUNUSEMRE
Manisa Fen Lisesi 10B 25 23,64 4,60 22,49 7,80 1,44 7,44 6,88 1,40 6,53 4,24 0,36 4,15 4,16 0,44 4,05 25,24 3,20 24,44 6,72 2,56 6,08 7,84 0,72 7,66 8,00 1,40 7,65 94,52 16,12 90,49 406,870

3 MANİSA / YUNUSEMRE
Manisa Fen Lisesi 10D 25 24,64 3,96 23,65 7,68 1,48 7,31 6,56 1,64 6,15 4,36 0,56 4,22 4,16 0,60 4,01 23,24 3,92 22,26 6,88 2,04 6,36 7,54 1,33 7,21 8,29 0,96 8,05 93,35 16,49 89,22 398,530

4 MANİSA / YUNUSEMRE
Manisa Fen Lisesi 10C 25 23,28 4,48 22,16 8,12 1,04 7,86 7,72 1,08 7,45 4,20 0,48 4,08 3,96 0,56 3,82 22,40 3,24 21,59 6,48 2,40 5,88 8,16 0,76 7,97 7,68 1,60 7,28 92,00 15,64 88,09 392,860

5
MANİSA / YUNUSEMRE
MANİSA TOBB BÜLENT
KOŞMAZ FEN LİSESİ

10D 29 22,21 5,62 20,80 7,07 1,79 6,62 7,03 1,90 6,56 3,79 0,79 3,59 3,69 0,86 3,47 19,79 4,24 18,73 3,97 2,76 3,28 5,31 1,41 4,96 7,07 1,10 6,79 79,93 20,47 74,80 354,540

6
MANİSA / YUNUSEMRE
MANİSA TOBB BÜLENT
KOŞMAZ FEN LİSESİ

10E 25 23,24 5,68 21,82 7,16 2,40 6,56 7,44 2,12 6,91 4,32 0,48 4,20 4,04 0,64 3,88 18,32 6,04 16,81 4,12 3,16 3,33 5,68 1,68 5,26 7,44 2,24 6,88 81,76 24,44 75,65 352,800

7
MANİSA / YUNUSEMRE
MANİSA TOBB BÜLENT
KOŞMAZ FEN LİSESİ

10C 27 22,22 5,63 20,81 6,74 1,67 6,32 6,70 1,93 6,22 3,93 0,81 3,72 3,63 0,89 3,41 19,52 4,22 18,46 3,63 2,67 2,96 5,70 1,37 5,36 7,44 1,44 7,08 79,51 20,63 74,34 352,750

8
MANİSA / YUNUSEMRE
MANİSA TOBB BÜLENT
KOŞMAZ FEN LİSESİ

10B 26 23,65 4,42 22,55 7,27 1,65 6,86 7,50 1,54 7,12 4,35 0,42 4,24 4,00 0,62 3,85 16,58 6,23 15,02 4,54 3,04 3,78 6,73 1,38 6,38 7,42 1,85 6,96 82,04 21,15 76,76 351,170

9
MANİSA / ŞEHZADELER
Şehzadeler Gediz Anadolu
Lisesi

10A 21 20,52 6,90 18,80 6,14 1,52 5,76 4,48 2,00 3,98 2,86 1,00 2,61 3,14 0,90 2,92 19,52 5,05 18,26 5,33 2,33 4,75 4,81 1,52 4,43 6,29 1,33 5,95 73,09 22,55 67,46 344,250

10
MANİSA / YUNUSEMRE
MANİSA TOBB BÜLENT
KOŞMAZ FEN LİSESİ

10A 23 21,87 5,52 20,49 6,52 2,13 5,99 7,04 1,30 6,72 4,13 0,57 3,99 4,00 0,48 3,88 17,48 6,22 15,92 3,43 3,39 2,59 4,00 1,91 3,52 6,78 1,22 6,48 75,25 22,74 69,58 335,030

11 MANİSA / YUNUSEMRE
Fatih Anadolu Lisesi 10F 29 21,14 5,76 19,70 8,45 1,07 8,18 5,55 1,69 5,13 4,14 0,52 4,01 3,90 0,34 3,81 15,90 4,69 14,72 4,21 2,10 3,68 3,59 1,00 3,34 7,52 1,38 7,17 74,40 18,55 69,74 329,980

12
MANİSA / ŞEHZADELER
Şehzadeler Gediz Anadolu
Lisesi

10C 17 20,53 5,88 19,06 5,59 1,12 5,31 3,76 1,35 3,43 3,24 0,65 3,07 2,88 0,53 2,75 18,59 4,06 17,57 6,00 1,69 5,58 3,94 0,94 3,70 6,31 1,13 6,03 70,84 17,35 66,50 327,990

13 MANİSA / YUNUSEMRE
Fatih Anadolu Lisesi 10E 28 21,32 5,96 19,83 6,68 1,50 6,30 5,04 1,82 4,58 3,96 0,57 3,82 3,57 0,46 3,46 16,57 5,14 15,29 3,89 2,68 3,22 4,00 1,32 3,67 7,21 2,07 6,70 72,24 21,52 66,87 325,840



TYT İL ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

MANİSA 10. SINIF KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 1763 8620

Sıra Okul Sınıf Kat.

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 15,41 10,05 12,90 4,55 2,92 3,81 3,47 3,39 2,62 2,35 1,67 1,94 2,43 1,36 2,09 7,56 7,98 5,57 1,97 3,82 1,02 2,39 2,29 1,82 3,74 3,09 2,97 43,87 36,57 34,74 220,540

İl Ortalaması 18,08 8,10 16,05 5,34 2,29 4,77 4,25 2,70 3,58 2,95 1,27 2,63 2,86 1,05 2,60 10,52 6,49 8,90 2,57 3,45 1,71 2,98 1,72 2,55 4,59 2,41 3,98 54,14 29,48 46,77 257,740

KATILIMLAR

DERS BAŞARILARINA GÖRE KIYASLAMA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY TOP TÜR TAR1COĞ1FELDİNMAT1FİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1FELDİNMAT1FİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1FELDİNMAT1FİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1FELDİNMAT1FİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1FELDİNMAT1FİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1FELDİNMAT1FİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1FELDİNMAT1FİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1FELDİNMAT1FİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1FELDİNMAT1FİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1FELDİNMAT1FİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1FELDİNMAT1FİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1FELDİNMAT1FİZKİMBİYTOP
10A (1) 10B (2) 10D (3) 10C (4) 10D (5) 10E (6) 10C (7) 10B (8) 10A (9) 10A (10) 10F (11) 10C (12) 10E (13)
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Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



TYT İL ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

MANİSA 10. SINIF KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 1763 8620

Sıra Okul Sınıf Kat.

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 15,41 10,05 12,90 4,55 2,92 3,81 3,47 3,39 2,62 2,35 1,67 1,94 2,43 1,36 2,09 7,56 7,98 5,57 1,97 3,82 1,02 2,39 2,29 1,82 3,74 3,09 2,97 43,87 36,57 34,74 220,540

İl Ortalaması 18,08 8,10 16,05 5,34 2,29 4,77 4,25 2,70 3,58 2,95 1,27 2,63 2,86 1,05 2,60 10,52 6,49 8,90 2,57 3,45 1,71 2,98 1,72 2,55 4,59 2,41 3,98 54,14 29,48 46,77 257,740

KATILIMLAR

14 MANİSA / YUNUSEMRE
Fatih Anadolu Lisesi 10A 28 20,39 7,14 18,61 8,00 1,64 7,59 4,86 1,75 4,42 4,14 0,75 3,96 3,43 0,68 3,26 16,61 6,14 15,07 4,21 3,14 3,43 3,89 1,29 3,57 7,43 1,79 6,98 72,96 24,32 66,89 322,650

15
MANİSA / ŞEHZADELER
Şehzadeler Gediz Anadolu
Lisesi

10B 25 21,32 6,04 19,81 4,68 1,00 4,43 2,68 1,36 2,34 3,56 0,84 3,35 2,96 0,84 2,75 17,64 4,76 16,45 4,16 2,32 3,58 4,96 1,52 4,58 5,52 1,68 5,10 67,48 20,36 62,39 319,640

16 MANİSA / ALAŞEHİR
Alaşehir Fen Lisesi 10A 30 20,48 5,24 19,17 5,63 1,15 5,34 4,04 1,52 3,66 3,30 0,85 3,08 3,19 0,63 3,03 18,45 4,83 17,24 3,52 2,45 2,91 4,31 1,34 3,97 4,79 1,86 4,33 67,71 19,87 62,73 319,500

17 MANİSA / YUNUSEMRE
Fatih Anadolu Lisesi 10D 29 21,24 5,86 19,78 7,52 1,45 7,16 5,45 1,31 5,12 4,03 0,62 3,88 3,31 0,48 3,19 15,07 5,28 13,75 3,48 2,45 2,87 3,34 1,48 2,97 7,10 1,90 6,63 70,54 20,83 65,35 318,240

18 MANİSA / YUNUSEMRE
Fatih Anadolu Lisesi 10C 26 21,88 5,64 20,47 7,72 1,72 7,29 4,28 2,60 3,63 4,08 0,68 3,91 3,60 0,84 3,39 15,23 5,19 13,93 3,36 3,08 2,59 3,68 1,52 3,30 6,92 1,68 6,50 70,75 22,95 65,01 313,770

19 MANİSA / YUNUSEMRE
Fatih Anadolu Lisesi 10B 29 20,90 6,28 19,33 7,34 1,72 6,91 5,31 1,41 4,96 3,97 0,59 3,82 3,21 0,76 3,02 14,76 6,48 13,14 4,76 3,07 3,99 2,55 0,90 2,33 7,31 1,52 6,93 70,11 22,73 64,43 313,420

20 MANİSA / ALAŞEHİR
Alaşehir Fen Lisesi 10B 27 19,63 6,52 18,00 6,04 1,65 5,62 5,04 1,50 4,66 3,50 0,77 3,31 3,27 0,62 3,12 15,74 5,00 14,49 4,19 2,30 3,61 5,78 1,41 5,43 6,56 1,85 6,09 69,75 21,62 64,33 312,710

21 MANİSA / ALAŞEHİR
Alaşehir Fen Lisesi 10E 20 19,70 6,10 18,18 6,20 1,25 5,89 4,70 1,75 4,26 3,85 0,70 3,68 3,10 0,90 2,88 14,90 6,00 13,40 4,40 3,05 3,64 5,85 1,45 5,49 6,25 1,75 5,81 68,95 22,95 63,23 308,890

22 MANİSA / ALAŞEHİR
Alaşehir Fen Lisesi 10D 15 18,60 7,00 16,85 6,29 1,50 5,91 3,21 1,29 2,89 3,86 0,86 3,64 3,93 0,36 3,84 17,33 5,33 16,00 2,53 3,27 1,72 5,60 1,67 5,18 5,93 1,80 5,48 67,28 23,08 61,51 308,190

23 MANİSA / ALAŞEHİR
Alaşehir Fen Lisesi 10C 25 19,28 6,48 17,66 5,46 1,21 5,16 4,00 2,13 3,47 3,50 1,13 3,22 3,46 0,83 3,25 14,40 5,80 12,95 4,80 2,48 4,18 5,96 1,68 5,54 6,60 2,20 6,05 67,46 23,94 61,48 301,350

24
MANİSA / YUNUSEMRE
Manisa Hasan Türek
Anadolu Lisesi

10E 34 19,59 6,91 17,86 6,09 2,24 5,53 5,21 2,65 4,54 3,21 1,38 2,86 3,50 0,56 3,36 11,38 6,71 9,71 1,74 3,76 0,79 3,53 1,71 3,10 6,06 2,26 5,49 60,31 28,18 53,24 277,290

25
MANİSA / YUNUSEMRE
Dündar Çiloğlu Anadolu
Lisesi

10E 37 20,14 5,76 18,70 5,57 1,97 5,07 3,89 2,03 3,39 3,30 0,84 3,09 2,89 0,84 2,68 10,70 5,81 9,25 2,43 3,08 1,66 3,05 1,46 2,69 4,35 2,08 3,83 56,32 23,87 50,36 271,750

26
MANİSA / YUNUSEMRE
Manisa Hasan Türek
Anadolu Lisesi

10C 33 20,30 6,09 18,78 4,48 1,64 4,08 3,52 2,36 2,92 3,03 1,15 2,74 2,91 0,97 2,67 9,91 6,27 8,34 2,39 3,45 1,53 3,36 2,03 2,86 7,52 1,70 7,09 57,42 25,66 51,01 270,060



TYT İL ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

MANİSA 10. SINIF KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 1763 8620

Sıra Okul Sınıf Kat.

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 15,41 10,05 12,90 4,55 2,92 3,81 3,47 3,39 2,62 2,35 1,67 1,94 2,43 1,36 2,09 7,56 7,98 5,57 1,97 3,82 1,02 2,39 2,29 1,82 3,74 3,09 2,97 43,87 36,57 34,74 220,540

İl Ortalaması 18,08 8,10 16,05 5,34 2,29 4,77 4,25 2,70 3,58 2,95 1,27 2,63 2,86 1,05 2,60 10,52 6,49 8,90 2,57 3,45 1,71 2,98 1,72 2,55 4,59 2,41 3,98 54,14 29,48 46,77 257,740

KATILIMLAR

DERS BAŞARILARINA GÖRE KIYASLAMA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY TOP TÜR TAR1COĞ1FELDİNMAT1FİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1FELDİNMAT1FİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1FELDİNMAT1FİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1FELDİNMAT1FİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1FELDİNMAT1FİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1FELDİNMAT1FİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1FELDİNMAT1FİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1FELDİNMAT1FİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1FELDİNMAT1FİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1FELDİNMAT1FİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1FELDİNMAT1FİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1FELDİNMAT1FİZKİMBİYTOP
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Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



TYT İL ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

MANİSA 10. SINIF KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 1763 8620

Sıra Okul Sınıf Kat.

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 15,41 10,05 12,90 4,55 2,92 3,81 3,47 3,39 2,62 2,35 1,67 1,94 2,43 1,36 2,09 7,56 7,98 5,57 1,97 3,82 1,02 2,39 2,29 1,82 3,74 3,09 2,97 43,87 36,57 34,74 220,540

İl Ortalaması 18,08 8,10 16,05 5,34 2,29 4,77 4,25 2,70 3,58 2,95 1,27 2,63 2,86 1,05 2,60 10,52 6,49 8,90 2,57 3,45 1,71 2,98 1,72 2,55 4,59 2,41 3,98 54,14 29,48 46,77 257,740

KATILIMLAR

27
MANİSA / YUNUSEMRE
Manisa Hasan Türek
Anadolu Lisesi

10D 32 19,94 6,87 18,22 5,03 1,81 4,58 4,81 1,61 4,40 3,19 1,26 2,88 3,35 0,74 3,17 9,90 7,39 8,06 1,97 3,13 1,19 3,26 1,32 2,93 6,42 2,10 5,90 57,87 26,23 51,33 269,010

28
MANİSA / SALİHLİ
ÖZEL SALİHLİ DOĞRU
ADRES EĞİTİM KURUMLARI

10 8 19,13 8,50 17,00 6,13 2,38 5,53 4,75 3,13 3,97 3,63 0,88 3,41 3,13 1,25 2,81 11,38 9,25 9,06 2,63 5,50 1,25 3,63 3,13 2,84 5,75 3,00 5,00 60,16 37,02 50,87 268,630

29
MANİSA / YUNUSEMRE
Manisa Hasan Türek
Anadolu Lisesi

10B 35 20,60 6,49 18,98 4,94 1,83 4,49 3,83 2,63 3,17 3,29 1,17 2,99 3,43 0,71 3,25 9,26 7,11 7,48 2,03 3,49 1,16 3,09 2,20 2,54 6,77 2,06 6,26 57,24 27,69 50,32 266,770

30
MANİSA / TURGUTLU
TURGUTLU DOĞRU ADRES
EĞİTİM KURUMLARI

10 9 18,89 8,67 16,72 4,33 2,00 3,83 1,56 2,56 0,92 3,00 1,56 2,61 3,00 1,11 2,72 12,22 7,44 10,36 5,13 3,50 4,25 4,38 2,38 3,78 4,88 3,13 4,09 57,39 32,35 49,28 265,210

31
MANİSA / YUNUSEMRE
Dündar Çiloğlu Anadolu
Lisesi

10D 39 20,77 6,87 19,05 5,62 2,05 5,10 4,33 2,72 3,65 2,90 1,59 2,50 2,72 1,21 2,42 9,87 6,38 8,28 1,97 4,95 0,74 2,87 2,21 2,32 4,71 2,45 4,10 55,76 30,43 48,16 264,780

32
MANİSA / YUNUSEMRE
Dündar Çiloğlu Anadolu
Lisesi

10B 36 19,75 6,31 18,17 5,86 1,92 5,38 4,19 2,56 3,56 3,11 1,28 2,79 2,81 0,75 2,62 9,36 5,53 7,98 2,09 3,77 1,14 2,34 1,34 2,01 3,91 2,09 3,39 53,42 25,55 47,04 259,850

33
MANİSA / SOMA
Rıfat Dağdelen Anadolu
Lisesi

10A 27 17,07 8,15 15,04 5,19 2,26 4,62 6,07 2,44 5,46 3,04 1,44 2,68 2,96 1,22 2,66 11,00 6,56 9,36 2,26 3,70 1,33 3,07 1,85 2,61 4,93 2,89 4,20 55,59 30,51 47,96 259,370

34
MANİSA / YUNUSEMRE
Dündar Çiloğlu Anadolu
Lisesi

10A 36 18,89 7,03 17,13 5,50 2,17 4,96 3,31 2,78 2,61 2,86 1,22 2,56 2,58 1,36 2,24 11,00 8,06 8,99 2,97 4,14 1,94 1,83 1,80 1,38 2,63 1,89 2,16 51,57 30,45 43,97 254,270

35
MANİSA / SOMA
Rıfat Dağdelen Anadolu
Lisesi

10F 32 18,56 8,38 16,47 5,06 2,31 4,48 4,13 3,34 3,29 2,53 1,22 2,23 2,88 0,81 2,67 10,22 6,91 8,49 1,94 3,53 1,05 1,97 1,25 1,66 4,53 2,47 3,91 51,82 30,22 44,25 252,190

36
MANİSA / SOMA
Rıfat Dağdelen Anadolu
Lisesi

10D 36 18,81 6,83 17,10 5,39 2,11 4,86 5,14 2,81 4,44 3,00 1,11 2,72 2,42 1,08 2,15 8,44 6,64 6,78 2,56 3,28 1,74 1,92 1,69 1,49 4,89 2,33 4,31 52,57 27,88 45,59 251,220

37
MANİSA / YUNUSEMRE
Manisa Hasan Türek
Anadolu Lisesi

10A 33 16,68 8,97 14,44 5,79 1,93 5,31 4,03 2,34 3,45 2,86 1,41 2,51 3,21 1,21 2,91 9,73 5,97 8,24 2,55 3,87 1,58 2,97 2,10 2,44 4,55 2,90 3,82 52,37 30,70 44,70 244,670

38
MANİSA / YUNUSEMRE
Dündar Çiloğlu Anadolu
Lisesi

10C 36 19,17 8,03 17,16 5,69 2,28 5,12 3,22 2,89 2,50 3,36 1,33 3,03 3,44 0,81 3,24 8,92 7,47 7,05 1,86 4,44 0,75 1,61 2,14 1,08 2,39 2,58 1,74 49,66 31,97 41,67 244,490

39
MANİSA / SOMA
Rıfat Dağdelen Anadolu
Lisesi

10G 35 16,91 9,14 14,63 4,97 2,69 4,30 4,43 2,49 3,81 2,66 1,60 2,26 3,06 1,26 2,74 8,17 7,66 6,26 1,63 3,57 0,74 2,20 2,29 1,63 4,03 3,17 3,24 48,06 33,87 39,61 232,130



TYT İL ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

MANİSA 10. SINIF KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 1763 8620

Sıra Okul Sınıf Kat.

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 15,41 10,05 12,90 4,55 2,92 3,81 3,47 3,39 2,62 2,35 1,67 1,94 2,43 1,36 2,09 7,56 7,98 5,57 1,97 3,82 1,02 2,39 2,29 1,82 3,74 3,09 2,97 43,87 36,57 34,74 220,540

İl Ortalaması 18,08 8,10 16,05 5,34 2,29 4,77 4,25 2,70 3,58 2,95 1,27 2,63 2,86 1,05 2,60 10,52 6,49 8,90 2,57 3,45 1,71 2,98 1,72 2,55 4,59 2,41 3,98 54,14 29,48 46,77 257,740

KATILIMLAR

DERS BAŞARILARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY TOP TÜR TAR1COĞ1FELDİNMAT1FİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1FELDİNMAT1FİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1FELDİNMAT1FİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1FELDİNMAT1FİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1FELDİNMAT1FİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1FELDİNMAT1FİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1FELDİNMAT1FİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1FELDİNMAT1FİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1FELDİNMAT1FİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1FELDİNMAT1FİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1FELDİNMAT1FİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1FELDİNMAT1FİZKİMBİYTOP
10D (27) 10 (28) 10B (29) 10 (30) 10D (31) 10B (32) 10A (33) 10A (34) 10F (35) 10D (36) 10A (37) 10C (38) 10G (39)
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Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



TYT İL ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

MANİSA 10. SINIF KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 1763 8620

Sıra Okul Sınıf Kat.

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 15,41 10,05 12,90 4,55 2,92 3,81 3,47 3,39 2,62 2,35 1,67 1,94 2,43 1,36 2,09 7,56 7,98 5,57 1,97 3,82 1,02 2,39 2,29 1,82 3,74 3,09 2,97 43,87 36,57 34,74 220,540

İl Ortalaması 18,08 8,10 16,05 5,34 2,29 4,77 4,25 2,70 3,58 2,95 1,27 2,63 2,86 1,05 2,60 10,52 6,49 8,90 2,57 3,45 1,71 2,98 1,72 2,55 4,59 2,41 3,98 54,14 29,48 46,77 257,740

KATILIMLAR

40 MANİSA / YUNUSEMRE
Halit Görgülü Anadolu Lisesi 10B 40 18,90 9,21 16,60 5,10 3,00 4,35 3,18 3,26 2,37 2,90 1,56 2,51 2,31 1,46 1,94 6,13 7,85 4,17 0,98 2,95 0,24 1,40 1,83 0,94 4,05 3,65 3,14 44,95 34,77 36,26 223,540

41
MANİSA / SOMA
Rıfat Dağdelen Anadolu
Lisesi

10E 31 17,68 8,90 15,45 6,10 2,81 5,40 3,74 3,26 2,93 2,84 1,35 2,50 2,35 1,48 1,98 6,16 7,16 4,37 1,17 2,90 0,44 2,27 1,60 1,87 2,87 2,63 2,21 45,18 32,09 37,15 223,070

42 MANİSA / YUNUSEMRE
Halit Görgülü Anadolu Lisesi 10A 36 16,74 9,23 14,44 4,57 2,86 3,86 3,97 3,17 3,18 2,71 1,34 2,38 2,77 1,23 2,46 7,65 6,79 5,95 1,24 3,09 0,47 1,42 1,82 0,97 3,15 2,36 2,56 44,22 31,89 36,27 222,720

43 MANİSA / YUNUSEMRE
Halit Görgülü Anadolu Lisesi 10C 40 16,23 9,75 13,79 4,85 2,58 4,21 4,00 3,55 3,11 2,70 1,50 2,33 2,68 1,23 2,37 5,75 6,25 4,19 0,79 3,13 0,01 1,69 2,15 1,15 4,97 3,26 4,16 43,66 33,40 35,32 215,040

44 MANİSA / ŞEHZADELER
Manisa Lisesi 10D 32 16,16 8,28 14,09 4,59 2,53 3,96 3,25 2,69 2,58 2,16 1,31 1,83 2,59 1,16 2,30 5,53 5,59 4,13 1,32 3,48 0,45 0,90 1,13 0,62 2,77 2,71 2,10 39,27 28,88 32,06 209,010

45 MANİSA / YUNUSEMRE
Halit Görgülü Anadolu Lisesi 10D 36 16,33 9,94 13,85 5,14 2,50 4,51 3,78 2,83 3,07 2,81 1,92 2,33 3,19 1,17 2,90 3,61 7,42 1,76 1,06 4,47 -0,06 1,78 2,69 1,10 3,36 3,53 2,48 41,06 36,47 31,94 201,520

46
MANİSA / ŞEHZADELER
Manisa Kız Anadolu İmam
Hatip Lisesi

10E 27 15,74 11,00 12,99 4,11 3,70 3,19 3,04 3,74 2,10 1,96 2,44 1,35 2,41 1,70 1,98 6,39 6,91 4,66 2,04 3,46 1,17 2,27 2,46 1,65 2,12 3,54 1,23 40,08 38,95 30,32 200,840

47 MANİSA / ŞEHZADELER
Manisa Lisesi 10B 35 15,34 8,23 13,29 4,49 2,49 3,86 3,60 2,57 2,96 2,43 1,37 2,09 1,63 0,91 1,40 5,42 6,30 3,85 0,84 2,81 0,14 0,78 0,59 0,63 2,13 2,47 1,51 36,66 27,74 29,73 200,410

48 MANİSA / ŞEHZADELER
Manisa Lisesi 10C 33 14,30 9,64 11,89 2,97 2,81 2,27 3,90 3,06 3,14 2,32 1,52 1,94 2,10 1,16 1,81 7,63 7,97 5,64 1,14 3,52 0,26 0,97 1,55 0,58 1,41 2,79 0,72 36,74 34,02 28,25 197,030

49 MANİSA / ŞEHZADELER
Manisa Lisesi 10A 24 15,25 9,25 12,94 3,61 2,26 3,04 2,48 3,26 1,66 2,17 2,00 1,67 2,78 1,39 2,43 3,39 6,96 1,65 1,38 3,83 0,42 0,79 1,29 0,47 1,75 2,83 1,04 33,60 33,07 25,32 184,370

50
MANİSA / ŞEHZADELER
Manisa Kız Anadolu İmam
Hatip Lisesi

10B 29 14,48 10,79 11,78 4,14 2,79 3,44 3,97 3,28 3,15 2,48 2,14 1,95 3,00 1,45 2,64 1,71 5,54 0,33 1,15 4,37 0,06 1,15 1,37 0,81 3,11 3,74 2,18 35,19 35,47 26,34 180,740

51 MANİSA / ŞEHZADELER
Manisa Lisesi 10İ 32 14,28 11,88 11,31 3,88 3,50 3,00 2,75 4,41 1,65 2,16 1,88 1,69 2,38 1,38 2,03 2,48 8,13 0,45 0,68 3,94 -0,31 0,61 1,68 0,19 1,52 2,45 0,90 30,74 39,25 20,91 169,670

52
MANİSA / TURGUTLU
TURGUTLU DOĞRU ADRES
EĞİTİM KURUMLARI

10B 1 15,00 15,00 11,25 6,00 3,00 5,25 1,00 9,00 -1,25 1,00 4,00 0,00 3,00 2,00 2,50 3,00 19,00 -1,75 3,00 2,00 2,50 5,00 4,00 4,00 2,00 5,00 0,75 39,00 63,00 23,25 166,710



TYT İL ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

MANİSA 10. SINIF KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 1763 8620

Sıra Okul Sınıf Kat.

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 15,41 10,05 12,90 4,55 2,92 3,81 3,47 3,39 2,62 2,35 1,67 1,94 2,43 1,36 2,09 7,56 7,98 5,57 1,97 3,82 1,02 2,39 2,29 1,82 3,74 3,09 2,97 43,87 36,57 34,74 220,540

İl Ortalaması 18,08 8,10 16,05 5,34 2,29 4,77 4,25 2,70 3,58 2,95 1,27 2,63 2,86 1,05 2,60 10,52 6,49 8,90 2,57 3,45 1,71 2,98 1,72 2,55 4,59 2,41 3,98 54,14 29,48 46,77 257,740

KATILIMLAR
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100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY TOP TÜR TAR1COĞ1FELDİNMAT1FİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1FELDİNMAT1FİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1FELDİNMAT1FİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1FELDİNMAT1FİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1FELDİNMAT1FİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1FELDİNMAT1FİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1FELDİNMAT1FİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1FELDİNMAT1FİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1FELDİNMAT1FİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1FELDİNMAT1FİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1FELDİNMAT1FİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1FELDİNMAT1FİZKİMBİYTOP
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Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



TYT İL ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

MANİSA 10. SINIF KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 1763 8620

Sıra Okul Sınıf Kat.

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 15,41 10,05 12,90 4,55 2,92 3,81 3,47 3,39 2,62 2,35 1,67 1,94 2,43 1,36 2,09 7,56 7,98 5,57 1,97 3,82 1,02 2,39 2,29 1,82 3,74 3,09 2,97 43,87 36,57 34,74 220,540

İl Ortalaması 18,08 8,10 16,05 5,34 2,29 4,77 4,25 2,70 3,58 2,95 1,27 2,63 2,86 1,05 2,60 10,52 6,49 8,90 2,57 3,45 1,71 2,98 1,72 2,55 4,59 2,41 3,98 54,14 29,48 46,77 257,740

KATILIMLAR

53 MANİSA / ŞEHZADELER
Manisa Lisesi 10N 35 12,60 9,94 10,11 3,85 2,82 3,15 2,79 3,56 1,90 0,71 1,06 0,44 1,50 1,00 1,25 3,26 5,56 1,88 0,45 5,39 -0,90 0,77 2,90 0,05 0,61 1,71 0,19 26,54 33,94 18,07 166,530

54 MANİSA / ŞEHZADELER
Manisa Lisesi 10G 30 12,73 11,43 9,88 2,30 2,27 1,73 2,40 3,70 1,48 1,47 1,73 1,03 1,97 1,13 1,68 3,56 7,12 1,78 0,43 4,14 -0,61 0,50 1,14 0,21 1,00 4,71 -0,18 26,36 37,37 17,00 165,260

55 MANİSA / ŞEHZADELER
Manisa Lisesi 10F 32 12,13 12,23 9,07 4,25 2,72 3,57 3,25 3,63 2,34 2,22 1,75 1,78 1,75 1,50 1,38 2,14 7,62 0,23 1,11 4,21 0,05 0,84 2,05 0,33 1,42 2,84 0,71 29,11 38,55 19,46 164,220

56 MANİSA / ŞEHZADELER
Manisa Lisesi 10H 31 12,39 12,97 9,15 4,33 3,90 3,36 3,57 3,80 2,62 1,33 2,30 0,76 1,70 1,97 1,21 2,90 8,28 0,83 0,71 4,89 -0,51 0,64 2,11 0,12 1,14 3,54 0,26 28,71 43,76 17,80 160,470

57 MANİSA / ŞEHZADELER
Manisa Lisesi 10E 33 12,12 11,36 9,28 2,39 2,91 1,67 3,58 3,64 2,67 1,82 1,85 1,36 1,39 1,55 1,01 1,97 5,94 0,48 0,72 5,41 -0,63 0,69 1,88 0,22 1,50 2,28 0,93 26,18 36,82 16,99 158,550

58 MANİSA / ŞEHZADELER
Manisa Lisesi 10M 33 12,15 12,58 9,01 2,79 3,42 1,93 1,94 4,55 0,80 1,42 2,36 0,83 1,85 1,45 1,48 2,36 7,21 0,55 0,91 4,13 -0,12 0,78 3,00 0,03 0,96 3,52 0,08 25,16 42,22 14,59 151,180

59 MANİSA / ŞEHZADELER
Manisa Lisesi 10K 29 9,34 11,59 6,45 3,25 2,68 2,58 2,57 3,96 1,58 1,57 1,29 1,25 1,57 1,07 1,30 2,96 8,44 0,85 0,72 3,12 -0,06 0,36 2,32 -0,22 1,24 3,40 0,39 23,58 37,87 14,12 150,380

60
MANİSA / ŞEHZADELER
Manisa Kız Anadolu İmam
Hatip Lisesi

10D 22 11,52 14,52 7,89 2,81 4,29 1,74 1,57 5,81 0,12 1,48 2,95 0,74 1,33 2,81 0,63 3,14 11,73 0,20 1,23 5,41 -0,12 1,27 3,45 0,41 1,14 4,59 -0,01 25,49 55,56 11,60 148,420

61
MANİSA / ŞEHZADELER
Manisa Kız Anadolu İmam
Hatip Lisesi

10C 24 11,21 14,04 7,70 2,63 5,58 1,23 1,83 5,13 0,55 1,58 2,21 1,03 1,63 2,46 1,01 2,96 12,38 -0,14 0,83 5,29 -0,49 0,96 3,04 0,20 1,25 4,38 0,16 24,88 54,51 11,25 145,020

62
MANİSA / ŞEHZADELER
Manisa Kız Anadolu İmam
Hatip Lisesi

10A 19 10,47 14,89 6,75 2,37 6,32 0,79 1,79 5,95 0,30 1,05 2,47 0,43 1,42 2,32 0,84 2,94 14,59 -0,71 1,11 5,89 -0,36 1,28 3,28 0,46 0,94 4,11 -0,08 23,37 59,82 8,42 137,330

DERS BAŞARILARINA GÖRE KIYASLAMA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY TOP TÜR TAR1COĞ1FELDİNMAT1FİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1FELDİNMAT1FİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1FELDİNMAT1FİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1FELDİNMAT1FİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1FELDİNMAT1FİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1FELDİNMAT1FİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1FELDİNMAT1FİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1FELDİNMAT1FİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1FELDİNMAT1FİZKİMBİYTOP
10N (53) 10G (54) 10F (55) 10H (56) 10E (57) 10M (58) 10K (59) 10D (60) 10C (61) 10A (62)



TYT İL ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

MANİSA 10. SINIF KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 1763 8620

Sıra Okul Sınıf Kat.

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 15,41 10,05 12,90 4,55 2,92 3,81 3,47 3,39 2,62 2,35 1,67 1,94 2,43 1,36 2,09 7,56 7,98 5,57 1,97 3,82 1,02 2,39 2,29 1,82 3,74 3,09 2,97 43,87 36,57 34,74 220,540

İl Ortalaması 18,08 8,10 16,05 5,34 2,29 4,77 4,25 2,70 3,58 2,95 1,27 2,63 2,86 1,05 2,60 10,52 6,49 8,90 2,57 3,45 1,71 2,98 1,72 2,55 4,59 2,41 3,98 54,14 29,48 46,77 257,740

KATILIMLAR

PUANA GÖRE KIYASLAMA
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Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.
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TYT İLDEKİ KURUM ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

MANİSA 11. SINIF EŞİT AĞIRLIK KDS - 1 557 3107

Sıra Okul Kat.

Edebiyat Sosyal Matematik

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Toplam EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 14,06 11,97 11,07 4,04 3,94 3,06 3,75 4,57 2,61 2,33 1,42 1,97 3,07 1,37 2,73 3,67 6,23 2,11 30,92 29,50 23,55 203,290

İl Ortalaması 16,81 9,95 14,32 4,63 3,58 3,73 4,52 4,19 3,48 2,77 1,20 2,47 3,52 1,16 3,23 3,94 5,69 2,52 36,19 25,77 29,75 228,390

KATILIMLAR

1
MANİSA / ŞEHZADELER
Şehzadeler Gediz
Anadolu Lisesi

19 23,00 5,82 21,55 5,80 2,40 5,20 6,40 3,00 5,65 3,60 0,60 3,45 4,10 0,90 3,88 15,45 5,45 14,09 58,35 18,17 53,82 347,220

2 MANİSA / YUNUSEMRE
Fatih Anadolu Lisesi 12 21,17 6,25 19,60 7,00 1,58 6,60 5,83 2,83 5,12 3,67 0,67 3,50 4,08 0,75 3,90 9,08 4,08 8,06 50,83 16,16 46,78 300,640

3
MANİSA / YUNUSEMRE
Manisa Hasan Türek
Anadolu Lisesi

74 22,24 5,78 20,80 5,81 2,63 5,15 5,82 2,82 5,12 3,55 0,68 3,38 4,11 0,75 3,92 5,11 4,23 4,05 46,64 16,89 42,42 275,660

4
MANİSA / YUNUSEMRE
Dündar Çiloğlu Anadolu
Lisesi

73 19,88 7,90 17,90 5,67 2,73 4,99 5,55 3,42 4,69 3,21 0,85 2,99 4,21 0,62 4,05 4,97 4,39 3,87 43,49 19,91 38,49 261,960

5
MANİSA / SOMA
Rıfat Dağdelen Anadolu
Lisesi

67 18,30 8,85 16,09 5,15 3,49 4,28 4,79 4,10 3,76 2,99 1,27 2,67 4,19 0,72 4,01 2,75 3,00 2,00 38,17 21,43 32,81 236,810

6
MANİSA / SALİHLİ
ÖZEL SALİHLİ DOĞRU
ADRES EĞİTİM

5 15,20 11,20 12,40 4,60 4,20 3,55 4,00 4,80 2,80 2,80 1,00 2,55 3,00 2,00 2,50 6,80 5,00 5,55 36,40 28,20 29,35 226,450

7
MANİSA / YUNUSEMRE
Halit Görgülü Anadolu
Lisesi

75 15,57 11,17 12,78 5,19 3,61 4,28 4,19 4,44 3,08 3,29 1,23 2,99 3,49 1,31 3,17 2,62 5,36 1,28 34,35 27,12 27,58 219,890

8
MANİSA / SALİHLİ
ÖZEL SALİHLİ
BAHÇEŞEHİR KOLEJİ

9 15,44 10,89 12,72 4,56 3,00 3,81 4,67 4,44 3,56 2,11 1,33 1,78 3,67 1,11 3,39 5,43 7,43 3,57 35,88 28,20 28,83 218,160

9
MANİSA / ŞEHZADELER
Manisa Kız Anadolu
İmam Hatip Lisesi

45 12,78 13,58 9,38 3,58 4,80 2,38 3,13 5,18 1,84 1,98 1,56 1,59 3,07 1,47 2,70 3,98 8,93 1,74 28,52 35,52 19,63 194,760

10
MANİSA / TURGUTLU
TURGUTLU DOĞRU
ADRES EĞİTİM

7 12,43 12,86 9,21 4,86 4,14 3,82 4,29 4,86 3,07 2,71 1,86 2,25 3,00 2,00 2,50 2,33 3,17 1,54 29,62 28,89 22,39 192,240

11 MANİSA / ŞEHZADELER
Manisa Lisesi 171 13,75 11,88 10,78 3,27 4,23 2,21 3,76 4,86 2,55 2,06 1,49 1,69 2,78 1,58 2,39 2,76 7,51 0,88 28,38 31,55 20,50 189,570



TYT İLDEKİ KURUM ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

MANİSA 11. SINIF EŞİT AĞIRLIK KDS - 1 557 3107

Sıra Okul Kat.

Edebiyat Sosyal Matematik

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Toplam EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 14,06 11,97 11,07 4,04 3,94 3,06 3,75 4,57 2,61 2,33 1,42 1,97 3,07 1,37 2,73 3,67 6,23 2,11 30,92 29,50 23,55 203,290

İl Ortalaması 16,81 9,95 14,32 4,63 3,58 3,73 4,52 4,19 3,48 2,77 1,20 2,47 3,52 1,16 3,23 3,94 5,69 2,52 36,19 25,77 29,75 228,390

KATILIMLAR

DERS BAŞARILARINA GÖRE KIYASLAMA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 TOP TÜR TAR1COĞ1FELDİNMAT1TOPTÜRTAR1COĞ1FELDİNMAT1TOPTÜRTAR1COĞ1FELDİNMAT1TOPTÜRTAR1COĞ1FELDİNMAT1TOPTÜRTAR1COĞ1FELDİNMAT1TOPTÜRTAR1COĞ1FELDİNMAT1TOPTÜRTAR1COĞ1FELDİNMAT1TOPTÜRTAR1COĞ1FELDİNMAT1TOPTÜRTAR1COĞ1FELDİNMAT1TOPTÜRTAR1COĞ1FELDİNMAT1TOP
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Not: Grafiklerin Okul etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



TYT İL ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

MANİSA 11. SINIF EŞİT AĞIRLIK KDS - 1 557 3107

Sıra Okul Sınıf Kat.

Edebiyat Sosyal Matematik

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Toplam EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 14,06 11,97 11,07 4,04 3,94 3,06 3,75 4,57 2,61 2,33 1,42 1,97 3,07 1,37 2,73 3,67 6,23 2,11 30,92 29,50 23,55 203,290

İl Ortalaması 16,81 9,95 14,32 4,63 3,58 3,73 4,52 4,19 3,48 2,77 1,20 2,47 3,52 1,16 3,23 3,94 5,69 2,52 36,19 25,77 29,75 228,390

KATILIMLAR

1
MANİSA / ŞEHZADELER
Şehzadeler Gediz
Anadolu Lisesi

11A 11 23,00 5,82 21,55 5,80 2,40 5,20 6,40 3,00 5,65 3,60 0,60 3,45 4,10 0,90 3,88 15,45 5,45 14,09 58,35 18,17 53,82 347,220

2 MANİSA / YUNUSEMRE
Fatih Anadolu Lisesi 11D 12 21,17 6,25 19,60 7,00 1,58 6,60 5,83 2,83 5,12 3,67 0,67 3,50 4,08 0,75 3,90 9,08 4,08 8,06 50,83 16,16 46,78 300,640

3
MANİSA / YUNUSEMRE
Manisa Hasan Türek
Anadolu Lisesi

11I 12 23,33 5,67 21,92 7,92 1,58 7,52 7,75 1,58 7,35 4,58 0,33 4,50 4,17 0,75 3,98 0,80 2,80 0,10 48,55 12,71 45,37 286,390

4
MANİSA / YUNUSEMRE
Manisa Hasan Türek
Anadolu Lisesi

11G 33 23,09 5,61 21,69 5,09 3,13 4,31 5,84 3,22 5,04 3,56 0,81 3,36 4,25 0,66 4,09 5,72 4,66 4,55 47,55 18,09 43,04 279,730

5
MANİSA / YUNUSEMRE
Dündar Çiloğlu Anadolu
Lisesi

11F 33 20,67 7,21 18,86 5,33 2,91 4,61 5,33 3,48 4,46 3,15 0,64 2,99 4,03 0,82 3,83 5,63 3,81 4,67 44,14 18,87 39,42 266,640

6
MANİSA / YUNUSEMRE
Manisa Hasan Türek
Anadolu Lisesi

11H 29 20,83 6,03 19,32 5,72 2,52 5,09 5,00 2,90 4,28 3,10 0,69 2,93 3,93 0,86 3,72 5,18 4,00 4,18 43,76 17,00 39,52 266,580

7
MANİSA / YUNUSEMRE
Dündar Çiloğlu Anadolu
Lisesi

11G 40 19,23 8,48 17,11 5,95 2,58 5,31 5,73 3,38 4,88 3,25 1,03 2,99 4,35 0,45 4,24 4,44 4,87 3,22 42,95 20,79 37,75 258,100

8
MANİSA / ŞEHZADELER
Manisa Kız Anadolu
İmam Hatip Lisesi

11A 18 18,39 9,22 16,08 5,22 3,67 4,31 5,00 4,11 3,97 3,33 1,00 3,08 3,89 0,94 3,65 4,94 5,75 3,50 40,77 24,69 34,59 244,070

9
MANİSA / SOMA
Rıfat Dağdelen Anadolu
Lisesi

11D 34 18,15 8,65 15,99 5,32 3,12 4,54 5,24 3,74 4,30 3,18 1,06 2,91 4,18 0,65 4,01 3,06 2,81 2,36 39,13 20,03 34,11 242,110

10
MANİSA / SALİHLİ
ÖZEL SALİHLİ DOĞRU
ADRES EĞİTİM

11 4 15,25 10,75 12,56 5,00 3,50 4,12 4,00 4,50 2,88 3,00 0,75 2,81 3,25 1,75 2,81 8,25 6,25 6,69 38,75 27,50 31,87 237,790

11
MANİSA / YUNUSEMRE
Halit Görgülü Anadolu
Lisesi

11B 26 15,88 11,23 13,08 5,54 3,65 4,62 4,92 4,12 3,89 3,38 1,15 3,10 3,35 1,27 3,03 3,15 6,08 1,63 36,22 27,50 29,35 233,410

12
MANİSA / SOMA
Rıfat Dağdelen Anadolu
Lisesi

11E 33 18,45 9,06 16,19 4,97 3,88 4,00 4,33 4,48 3,21 2,79 1,48 2,42 4,21 0,79 4,02 2,44 3,19 1,64 37,19 22,88 31,48 231,350

13
MANİSA / YUNUSEMRE
Halit Görgülü Anadolu
Lisesi

11C 22 16,32 9,41 13,97 4,45 3,77 3,51 3,86 4,00 2,86 3,68 0,86 3,47 3,73 1,27 3,41 2,91 5,45 1,55 34,95 24,76 28,77 220,050



TYT İL ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

MANİSA 11. SINIF EŞİT AĞIRLIK KDS - 1 557 3107

Sıra Okul Sınıf Kat.

Edebiyat Sosyal Matematik

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Toplam EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 14,06 11,97 11,07 4,04 3,94 3,06 3,75 4,57 2,61 2,33 1,42 1,97 3,07 1,37 2,73 3,67 6,23 2,11 30,92 29,50 23,55 203,290

İl Ortalaması 16,81 9,95 14,32 4,63 3,58 3,73 4,52 4,19 3,48 2,77 1,20 2,47 3,52 1,16 3,23 3,94 5,69 2,52 36,19 25,77 29,75 228,390

KATILIMLAR

DERS BAŞARILARINA GÖRE KIYASLAMA
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Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



TYT İL ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

MANİSA 11. SINIF EŞİT AĞIRLIK KDS - 1 557 3107

Sıra Okul Sınıf Kat.

Edebiyat Sosyal Matematik

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Toplam EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 14,06 11,97 11,07 4,04 3,94 3,06 3,75 4,57 2,61 2,33 1,42 1,97 3,07 1,37 2,73 3,67 6,23 2,11 30,92 29,50 23,55 203,290

İl Ortalaması 16,81 9,95 14,32 4,63 3,58 3,73 4,52 4,19 3,48 2,77 1,20 2,47 3,52 1,16 3,23 3,94 5,69 2,52 36,19 25,77 29,75 228,390

KATILIMLAR

14
MANİSA / SALİHLİ
ÖZEL SALİHLİ
BAHÇEŞEHİR KOLEJİ

11C 9 15,44 10,89 12,72 4,56 3,00 3,81 4,67 4,44 3,56 2,11 1,33 1,78 3,67 1,11 3,39 5,43 7,43 3,57 35,88 28,20 28,83 218,160

15
MANİSA / YUNUSEMRE
Halit Görgülü Anadolu
Lisesi

11A 26 15,04 12,08 12,02 5,58 3,27 4,76 3,77 5,04 2,51 3,00 1,46 2,63 3,54 1,42 3,18 1,92 4,36 0,83 32,85 27,63 25,93 207,280

16 MANİSA / ŞEHZADELER
Manisa Lisesi 11E 29 15,48 9,17 13,19 3,31 3,55 2,42 5,00 3,41 4,15 1,69 1,07 1,42 3,07 1,48 2,70 2,11 4,50 0,98 30,66 23,18 24,86 203,550

17
MANİSA / TURGUTLU
TURGUTLU DOĞRU
ADRES EĞİTİM

11 6 12,83 12,67 9,67 5,00 3,83 4,04 4,50 4,50 3,38 2,67 1,83 2,21 3,00 2,00 2,50 2,60 3,60 1,70 30,60 28,43 23,50 196,570

18 MANİSA / ŞEHZADELER
Manisa Lisesi 11G 23 13,91 13,48 10,54 4,52 4,61 3,37 4,09 5,26 2,77 2,57 1,78 2,12 3,22 1,61 2,82 2,63 8,89 0,41 30,94 35,63 22,03 194,020

19 MANİSA / ŞEHZADELER
Manisa Lisesi 11D 26 13,50 10,46 10,88 2,54 3,12 1,76 4,00 4,50 2,88 2,46 1,04 2,20 3,62 1,04 3,36 1,96 3,88 0,99 28,08 24,04 22,07 191,940

20 MANİSA / ŞEHZADELER
Manisa Lisesi 11F 29 13,90 11,07 11,13 3,59 4,00 2,59 4,10 4,86 2,89 2,41 1,59 2,02 2,79 1,55 2,41 2,59 7,63 0,69 29,38 30,70 21,73 190,020

21 MANİSA / ŞEHZADELER
Manisa Lisesi 11H 18 14,50 11,72 11,57 2,78 4,22 1,72 3,00 4,44 1,89 1,94 1,56 1,56 2,50 1,44 2,14 3,53 10,87 0,82 28,25 34,25 19,70 187,220

22
MANİSA / SALİHLİ
ÖZEL SALİHLİ DOĞRU
ADRES EĞİTİM

11A 1 15,00 13,00 11,75 3,00 7,00 1,25 4,00 6,00 2,50 2,00 2,00 1,50 2,00 3,00 1,25 1,00 0,00 1,00 27,00 31,00 19,25 181,060

23 MANİSA / ŞEHZADELER
Manisa Lisesi 11İ 27 12,89 14,22 9,33 2,96 5,89 1,49 2,96 6,07 1,44 1,78 2,07 1,26 2,19 2,22 1,63 3,91 11,64 1,00 26,69 42,11 16,15 177,850

24 MANİSA / ŞEHZADELER
Manisa Lisesi 11K 19 11,58 14,11 8,05 3,11 4,37 2,01 2,47 5,74 1,04 1,42 1,37 1,08 1,79 1,74 1,36 3,33 8,00 1,33 23,70 35,33 14,87 172,820

25
MANİSA / ŞEHZADELER
Manisa Kız Anadolu
İmam Hatip Lisesi

11D 11 10,36 17,73 5,93 2,36 4,36 1,27 2,09 5,45 0,73 1,55 1,91 1,07 2,91 2,00 2,41 3,27 9,64 0,86 22,54 41,09 12,27 168,460

26
MANİSA / TURGUTLU
TURGUTLU DOĞRU
ADRES EĞİTİM

11C 1 10,00 14,00 6,50 4,00 6,00 2,50 3,00 7,00 1,25 3,00 2,00 2,50 3,00 2,00 2,50 1,00 1,00 0,75 24,00 32,00 16,00 166,270



TYT İL ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

MANİSA 11. SINIF EŞİT AĞIRLIK KDS - 1 557 3107

Sıra Okul Sınıf Kat.

Edebiyat Sosyal Matematik

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Toplam EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 14,06 11,97 11,07 4,04 3,94 3,06 3,75 4,57 2,61 2,33 1,42 1,97 3,07 1,37 2,73 3,67 6,23 2,11 30,92 29,50 23,55 203,290

İl Ortalaması 16,81 9,95 14,32 4,63 3,58 3,73 4,52 4,19 3,48 2,77 1,20 2,47 3,52 1,16 3,23 3,94 5,69 2,52 36,19 25,77 29,75 228,390

KATILIMLAR

DERS BAŞARILARINA GÖRE KIYASLAMA
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Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



TYT İL ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

MANİSA 11. SINIF EŞİT AĞIRLIK KDS - 1 557 3107

Sıra Okul Sınıf Kat.

Edebiyat Sosyal Matematik

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Toplam EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 14,06 11,97 11,07 4,04 3,94 3,06 3,75 4,57 2,61 2,33 1,42 1,97 3,07 1,37 2,73 3,67 6,23 2,11 30,92 29,50 23,55 203,290

İl Ortalaması 16,81 9,95 14,32 4,63 3,58 3,73 4,52 4,19 3,48 2,77 1,20 2,47 3,52 1,16 3,23 3,94 5,69 2,52 36,19 25,77 29,75 228,390

KATILIMLAR

27
MANİSA / ŞEHZADELER
Manisa Kız Anadolu
İmam Hatip Lisesi

11C 16 8,13 15,63 4,22 2,56 6,38 0,97 1,75 6,19 0,20 0,75 1,94 0,27 2,25 1,69 1,83 3,47 11,80 0,52 18,91 43,63 8,01 142,650

28
MANİSA / ŞEHZADELER
Şehzadeler Gediz
Anadolu Lisesi

8 0,00 0,00 0,00

29
MANİSA / YUNUSEMRE
Halit Görgülü Anadolu
Lisesi

11D 1 5,00 25,00 -1,25 2,00 8,00 0,00 3,00 7,00 1,25 0,00 5,00 -1,25 1,00 0,00 1,00 0,00 10,00 -2,50 11,00 55,00 -2,75
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Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


TYT İLDEKİ KURUM ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

MANİSA TYT YÖN DENEME - 3  (1.OTURUM) 1401 5465

Sıra Okul Kat.

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 22,94 10,66 20,27 2,65 1,24 2,34 1,81 1,63 1,40 2,76 0,93 2,52 2,91 0,89 2,69 0,01 0,01 0,01 13,41 4,59 12,27 1,25 1,95 0,76 1,56 2,11 1,03 1,25 1,02 0,99 50,55 25,03 44,28 244,310

İl Ortalaması 23,71 10,44 21,10 2,84 1,25 2,53 1,95 1,70 1,52 2,90 1,01 2,65 3,02 0,90 2,80 0,01 0,01 0,01 13,73 4,30 12,65 1,29 1,83 0,83 1,54 2,10 1,02 1,38 1,04 1,12 52,37 24,58 46,23 250,300

KATILIMLAR

1 MANİSA / YUNUSEMRE
Manisa Fen Lisesi 75 32,32 6,17 30,78 3,99 0,83 3,78 3,23 1,27 2,91 4,57 0,29 4,50 4,40 0,32 4,32 33,68 3,59 32,78 4,45 2,05 3,93 3,42 2,89 2,70 4,53 0,95 4,29 94,59 18,36 89,99 402,200

2
MANİSA / YUNUSEMRE
MANİSA TOBB BÜLENT
KOŞMAZ FEN LİSESİ

38 32,13 5,58 30,74 3,79 0,84 3,58 2,53 1,37 2,18 4,13 0,47 4,01 3,87 0,63 3,71 29,61 4,08 28,59 2,97 2,53 2,34 3,00 2,42 2,39 3,55 1,24 3,24 85,58 19,16 80,78 371,570

3
MANİSA / ŞEHZADELER
Şehzadeler Gediz Anadolu
Lisesi

71 30,16 7,13 28,38 3,43 1,03 3,17 2,44 1,46 2,08 4,01 0,53 3,88 3,76 0,53 3,62 27,13 3,90 26,15 2,84 2,34 2,26 2,54 2,56 1,90 3,17 1,40 2,82 79,48 20,88 74,26 347,540

4 MANİSA / YUNUSEMRE
Fatih Anadolu Lisesi 110 30,50 7,38 28,65 3,50 1,13 3,21 2,63 1,46 2,27 4,13 0,57 3,99 3,72 0,49 3,59 25,26 3,92 24,28 2,56 2,27 1,99 2,44 2,65 1,78 2,67 1,32 2,34 77,41 21,19 72,10 340,380

5
MANİSA / YUNUSEMRE
Manisa Sosyal Bilimler
Lisesi

60 28,75 7,80 26,80 3,18 1,17 2,89 2,63 1,62 2,23 3,75 0,85 3,54 3,38 0,68 3,21 11,95 3,07 11,18 0,22 0,94 -0,01 0,98 0,96 0,74 0,12 0,43 0,02 54,96 17,52 50,60 266,740

6
MANİSA / YUNUSEMRE
Manisa Hasan Türek
Anadolu Lisesi

180 24,94 9,34 22,61 2,89 1,05 2,63 1,75 1,42 1,39 2,98 0,77 2,78 3,00 0,78 2,81 0,04 0,00 0,04 15,39 4,32 14,31 1,21 1,89 0,73 1,44 2,43 0,84 1,67 1,41 1,32 55,31 23,41 49,46 263,830

7
MANİSA / YUNUSEMRE
Dündar Çiloğlu Anadolu
Lisesi

210 25,54 9,44 23,18 3,04 1,09 2,77 1,88 1,62 1,48 3,00 0,98 2,76 3,14 0,89 2,92 12,72 4,07 11,70 0,84 1,59 0,44 1,36 1,88 0,89 0,96 0,97 0,72 52,48 22,53 46,86 254,190

8
MANİSA / YUNUSEMRE
Dündar Çiloğlu Anadolu
Lisesi Dil Sınıfı

28 25,07 10,21 22,52 2,93 1,36 2,59 1,64 2,36 1,05 3,32 1,11 3,04 3,11 0,93 2,88 5,07 2,26 4,51 0,26 0,78 0,07 0,65 1,13 0,37 0,09 0,39 -0,01 42,14 20,53 37,02 219,270

9 MANİSA / YUNUSEMRE
Halit Görgülü Anadolu Lisesi 127 20,18 12,71 17,01 2,79 1,24 2,48 1,79 1,91 1,31 2,41 1,37 2,07 2,59 1,13 2,31 0,05 0,02 0,04 9,00 5,19 7,70 0,60 1,96 0,11 1,03 2,19 0,48 0,73 1,33 0,40 41,17 29,05 33,91 210,020

10 MANİSA / ŞEHZADELER
Manisa Lisesi 256 19,04 11,79 16,09 2,45 1,36 2,11 1,80 1,76 1,36 2,12 1,08 1,85 2,55 0,98 2,31 0,02 0,03 0,01 7,50 4,15 6,47 0,38 1,39 0,03 0,95 1,53 0,57 0,26 0,67 0,09 37,07 24,74 30,89 198,830

11
MANİSA / ŞEHZADELER
Manisa Kız Anadolu İmam
Hatip Lisesi

72 19,53 13,68 16,11 2,19 1,54 1,81 1,47 2,10 0,95 1,99 1,65 1,57 2,86 1,15 2,57 0,00 0,06 -0,01 4,48 5,55 3,10 1,09 1,33 0,75 1,12 1,93 0,64 0,45 0,97 0,21 35,18 29,96 27,70 186,840

12
MANİSA / SARUHANLI
Mehmet Akif Ersoy Anadolu
Lisesi

75 18,68 14,53 15,05 2,25 1,43 1,89 1,43 1,78 0,98 2,15 1,37 1,81 2,54 1,17 2,25 0,03 0,02 0,03 4,19 4,12 3,16 0,45 1,86 -0,01 1,08 2,20 0,53 0,55 0,92 0,32 33,35 29,40 26,01 182,080

13
MANİSA / YUNUSEMRE
Halit Görgülü Anadolu Lisesi
Dil Sınıfı

17 20,94 15,94 16,96 1,94 2,53 1,31 1,12 2,76 0,43 2,35 2,12 1,82 2,47 1,76 2,03 3,82 8,47 1,71 0,40 3,33 -0,43 0,73 2,67 0,07 0,47 1,33 0,13 34,24 40,91 24,03 177,350



TYT İLDEKİ KURUM ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

MANİSA TYT YÖN DENEME - 3  (1.OTURUM) 1401 5465

Sıra Okul Kat.

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 22,94 10,66 20,27 2,65 1,24 2,34 1,81 1,63 1,40 2,76 0,93 2,52 2,91 0,89 2,69 0,01 0,01 0,01 13,41 4,59 12,27 1,25 1,95 0,76 1,56 2,11 1,03 1,25 1,02 0,99 50,55 25,03 44,28 244,310

İl Ortalaması 23,71 10,44 21,10 2,84 1,25 2,53 1,95 1,70 1,52 2,90 1,01 2,65 3,02 0,90 2,80 0,01 0,01 0,01 13,73 4,30 12,65 1,29 1,83 0,83 1,54 2,10 1,02 1,38 1,04 1,12 52,37 24,58 46,23 250,300

KATILIMLAR
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY TOP TÜR TAR1COĞ1FELDİNFLSMAT1FİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1FELDİNFLSMAT1FİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1FELDİNFLSMAT1FİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1FELDİNFLSMAT1FİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1FELDİNFLSMAT1FİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1FELDİNFLSMAT1FİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1FELDİNFLSMAT1FİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1FELDİNFLSMAT1FİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1FELDİNFLSMAT1FİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1FELDİNFLSMAT1FİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1FELDİNFLSMAT1FİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1FELDİNFLSMAT1FİZKİMBİYTOP
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Not: Grafiklerin Okul etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



TYT İLDEKİ KURUM ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

MANİSA TYT YÖN DENEME - 3  (1.OTURUM) 1401 5465

Sıra Okul Kat.

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 22,94 10,66 20,27 2,65 1,24 2,34 1,81 1,63 1,40 2,76 0,93 2,52 2,91 0,89 2,69 0,01 0,01 0,01 13,41 4,59 12,27 1,25 1,95 0,76 1,56 2,11 1,03 1,25 1,02 0,99 50,55 25,03 44,28 244,310

İl Ortalaması 23,71 10,44 21,10 2,84 1,25 2,53 1,95 1,70 1,52 2,90 1,01 2,65 3,02 0,90 2,80 0,01 0,01 0,01 13,73 4,30 12,65 1,29 1,83 0,83 1,54 2,10 1,02 1,38 1,04 1,12 52,37 24,58 46,23 250,300

KATILIMLAR

14 MANİSA / ŞEHZADELER
Manisa Lisesi Dil Sınıf 65 13,90 13,68 10,48 1,56 1,85 1,10 0,98 2,05 0,47 1,76 1,55 1,37 1,77 1,47 1,41 2,94 3,38 2,10 0,30 2,40 -0,30 0,83 1,85 0,36 0,18 0,53 0,04 24,22 28,76 17,03 154,770

15
MANİSA / ŞEHZADELER
Kız İmam Hatip Lisesi Dil
Sınıfı

17 13,12 22,59 7,47 1,35 2,82 0,65 1,06 3,06 0,29 1,35 2,53 0,72 2,65 2,06 2,13 3,87 13,67 0,45 0,69 4,08 -0,33 1,08 3,54 0,19 0,46 2,31 -0,12 25,63 56,66 11,45 138,790

16 MANİSA / YUNUSEMRE
ElitTest Eğitim Kurumu (VİP) 33 4,67 24,88 -1,55 0,21 3,39 -0,64 0,27 3,39 -0,58 0,58 2,42 -0,03 1,18 2,48 0,56 4,82 13,91 1,34 1,06 2,94 0,33 0,32 3,23 -0,48 0,61 3,00 -0,14 13,72 59,64 -1,19 104,500

17
MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL HEDEF ETÜT  KURS
MERKEZİ

48 4,94 25,54 -1,45 0,28 3,37 -0,56 0,43 3,37 -0,41 0,63 2,91 -0,10 0,96 2,89 0,23 0,04 0,20 -0,01 2,66 10,25 0,10 1,28 3,47 0,41 0,36 2,86 -0,35 0,61 2,44 0,00 12,19 57,30 -2,14 99,450
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Not: Grafiklerin Okul etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



TYT İL ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

MANİSA TYT YÖN DENEME - 3  (1.OTURUM) 1401 5465

Sıra Okul Sınıf Kat.

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 22,94 10,66 20,27 2,65 1,24 2,34 1,81 1,63 1,40 2,76 0,93 2,52 2,91 0,89 2,69 0,01 0,01 0,01 13,41 4,59 12,27 1,25 1,95 0,76 1,56 2,11 1,03 1,25 1,02 0,99 50,55 25,03 44,28 244,310

İl Ortalaması 23,71 10,44 21,10 2,84 1,25 2,53 1,95 1,70 1,52 2,90 1,01 2,65 3,02 0,90 2,80 0,01 0,01 0,01 13,73 4,30 12,65 1,29 1,83 0,83 1,54 2,10 1,02 1,38 1,04 1,12 52,37 24,58 46,23 250,300

KATILIMLAR

1 MANİSA / YUNUSEMRE
Manisa Fen Lisesi 12C 21 33,71 5,38 32,37 4,24 0,71 4,06 3,38 1,14 3,10 4,62 0,29 4,55 4,38 0,24 4,32 35,24 3,14 34,45 4,71 1,71 4,29 3,05 3,14 2,26 4,71 0,81 4,51 98,04 16,56 93,91 416,010

2 MANİSA / YUNUSEMRE
Manisa Fen Lisesi 12B 24 32,88 6,25 31,31 3,96 0,88 3,74 3,21 1,38 2,86 4,46 0,42 4,35 4,58 0,29 4,51 33,29 4,04 32,28 4,52 2,22 3,97 3,61 2,87 2,89 4,48 0,91 4,25 94,99 19,26 90,16 401,500

3 MANİSA / YUNUSEMRE
Manisa Fen Lisesi 12A 30 30,90 6,67 29,23 3,83 0,87 3,62 3,13 1,27 2,82 4,63 0,20 4,58 4,27 0,40 4,17 32,90 3,53 32,02 4,20 2,17 3,66 3,53 2,73 2,85 4,43 1,07 4,17 91,82 18,91 87,12 393,100

4
MANİSA / YUNUSEMRE
MANİSA TOBB BÜLENT
KOŞMAZ FEN LİSESİ

12B 17 32,29 6,35 30,71 4,06 0,76 3,87 2,94 1,29 2,62 4,18 0,59 4,03 3,94 0,76 3,75 31,94 3,65 31,03 3,24 2,47 2,62 3,18 2,65 2,51 3,82 1,29 3,50 89,59 19,81 84,64 385,090

5
MANİSA / ŞEHZADELER
Şehzadeler Gediz Anadolu
Lisesi

12C 26 30,80 6,24 29,24 3,64 0,84 3,43 2,52 1,28 2,20 4,20 0,44 4,09 3,60 0,60 3,45 29,96 3,46 29,10 3,68 2,12 3,15 2,88 2,48 2,26 3,88 1,04 3,62 85,16 18,50 80,54 364,630

6
MANİSA / YUNUSEMRE
MANİSA TOBB BÜLENT
KOŞMAZ FEN LİSESİ

12A 21 32,00 4,95 30,76 3,57 0,90 3,35 2,19 1,43 1,83 4,10 0,38 4,00 3,81 0,52 3,68 27,71 4,43 26,61 2,76 2,57 2,12 2,86 2,24 2,30 3,33 1,19 3,04 82,33 18,61 77,69 360,620

7 MANİSA / YUNUSEMRE
Fatih Anadolu Lisesi 12A 24 31,21 7,04 29,45 3,50 1,21 3,20 3,08 1,00 2,83 4,17 0,54 4,03 3,79 0,46 3,68 27,33 3,83 26,38 3,00 2,42 2,40 2,54 2,75 1,85 3,04 1,42 2,69 81,66 20,67 76,51 356,920

8
MANİSA / ŞEHZADELER
Şehzadeler Gediz Anadolu
Lisesi

12B 24 29,42 7,71 27,49 3,08 1,13 2,80 2,25 1,50 1,88 3,54 0,67 3,38 3,38 0,42 3,27 28,17 3,54 27,28 2,58 2,46 1,97 2,63 2,71 1,95 2,92 1,79 2,47 77,97 21,93 72,49 344,770

9 MANİSA / YUNUSEMRE
Fatih Anadolu Lisesi 12C 30 30,34 7,21 28,54 3,27 1,30 2,94 2,53 1,63 2,12 4,17 0,37 4,08 3,40 0,57 3,26 26,10 4,00 25,10 2,66 2,38 2,06 2,52 2,69 1,84 2,93 1,28 2,61 77,92 21,43 72,55 340,080

10 MANİSA / YUNUSEMRE
Fatih Anadolu Lisesi 12B 29 29,62 7,62 27,72 3,66 0,97 3,41 2,28 1,59 1,88 4,07 0,79 3,87 3,83 0,52 3,70 25,38 3,69 24,46 2,83 2,38 2,23 2,45 2,83 1,74 2,62 1,45 2,26 76,74 21,84 71,27 339,330

11
MANİSA / ŞEHZADELER
Şehzadeler Gediz Anadolu
Lisesi

12A 21 30,24 7,52 28,36 3,57 1,14 3,29 2,57 1,62 2,17 4,33 0,48 4,21 4,38 0,57 4,24 22,43 4,86 21,21 2,14 2,48 1,52 2,05 2,48 1,43 2,62 1,38 2,27 74,33 22,53 68,70 329,530

12 MANİSA / YUNUSEMRE
Fatih Anadolu Lisesi 12D 27 30,96 7,59 29,06 3,58 1,04 3,32 2,73 1,54 2,35 4,12 0,58 3,97 3,88 0,38 3,79 22,37 4,15 21,33 1,73 1,88 1,26 2,27 2,31 1,69 2,08 1,15 1,79 73,72 20,62 68,56 327,140

13
MANİSA / YUNUSEMRE
Manisa Hasan Türek
Anadolu Lisesi

12C 34 27,50 7,68 25,58 3,00 0,85 2,79 1,41 1,15 1,12 2,97 0,65 2,81 2,97 0,71 2,79 20,03 3,35 19,19 1,79 2,12 1,26 1,88 2,68 1,21 2,26 1,26 1,95 63,81 20,45 58,70 296,700



TYT İL ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

MANİSA TYT YÖN DENEME - 3  (1.OTURUM) 1401 5465

Sıra Okul Sınıf Kat.

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 22,94 10,66 20,27 2,65 1,24 2,34 1,81 1,63 1,40 2,76 0,93 2,52 2,91 0,89 2,69 0,01 0,01 0,01 13,41 4,59 12,27 1,25 1,95 0,76 1,56 2,11 1,03 1,25 1,02 0,99 50,55 25,03 44,28 244,310

İl Ortalaması 23,71 10,44 21,10 2,84 1,25 2,53 1,95 1,70 1,52 2,90 1,01 2,65 3,02 0,90 2,80 0,01 0,01 0,01 13,73 4,30 12,65 1,29 1,83 0,83 1,54 2,10 1,02 1,38 1,04 1,12 52,37 24,58 46,23 250,300

KATILIMLAR
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Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



TYT İL ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

MANİSA TYT YÖN DENEME - 3  (1.OTURUM) 1401 5465

Sıra Okul Sınıf Kat.

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 22,94 10,66 20,27 2,65 1,24 2,34 1,81 1,63 1,40 2,76 0,93 2,52 2,91 0,89 2,69 0,01 0,01 0,01 13,41 4,59 12,27 1,25 1,95 0,76 1,56 2,11 1,03 1,25 1,02 0,99 50,55 25,03 44,28 244,310

İl Ortalaması 23,71 10,44 21,10 2,84 1,25 2,53 1,95 1,70 1,52 2,90 1,01 2,65 3,02 0,90 2,80 0,01 0,01 0,01 13,73 4,30 12,65 1,29 1,83 0,83 1,54 2,10 1,02 1,38 1,04 1,12 52,37 24,58 46,23 250,300

KATILIMLAR

14
MANİSA / YUNUSEMRE
Manisa Hasan Türek
Anadolu Lisesi

12D 29 27,68 7,18 25,88 2,67 0,81 2,46 1,78 1,37 1,44 3,52 0,70 3,34 3,19 0,78 2,99 19,04 4,25 17,97 1,79 2,11 1,26 1,57 3,07 0,80 1,82 1,79 1,38 63,06 22,06 57,52 291,290

15
MANİSA / YUNUSEMRE
Dündar Çiloğlu Anadolu
Lisesi

12C 32 27,13 9,16 24,84 2,94 0,88 2,72 2,03 1,34 1,70 2,84 0,88 2,62 3,13 0,97 2,88 16,59 4,19 15,55 1,30 2,83 0,59 1,83 2,23 1,27 2,07 1,80 1,62 59,86 24,28 53,79 278,510

16
MANİSA / YUNUSEMRE
Dündar Çiloğlu Anadolu
Lisesi

12B 32 27,00 8,71 24,82 2,94 1,35 2,60 1,61 1,39 1,27 3,13 1,13 2,85 3,23 0,87 3,01 17,19 4,88 15,97 1,41 2,31 0,83 1,88 2,31 1,30 1,34 1,56 0,95 59,73 24,51 53,60 275,430

17
MANİSA / YUNUSEMRE
Manisa Sosyal Bilimler
Lisesi

12B 20 29,90 6,75 28,21 3,00 1,25 2,69 2,70 1,65 2,29 3,85 0,70 3,68 3,30 0,85 3,09 12,45 3,15 11,66 0,36 1,36 0,02 1,14 1,00 0,89 0,29 0,43 0,18 56,99 17,14 52,71 273,030

18
MANİSA / YUNUSEMRE
Manisa Hasan Türek
Anadolu Lisesi

12B 31 24,23 8,74 22,04 2,83 1,24 2,52 1,93 1,07 1,66 2,62 0,86 2,41 2,66 0,93 2,42 0,10 0,00 0,10 16,06 4,52 14,94 1,23 1,84 0,77 1,45 2,32 0,87 2,61 1,45 2,25 55,72 22,97 49,98 264,710

19
MANİSA / YUNUSEMRE
Manisa Sosyal Bilimler
Lisesi

12C 21 27,86 8,10 25,83 3,29 1,10 3,01 2,71 1,43 2,36 3,62 1,00 3,37 3,38 0,67 3,21 12,19 3,71 11,26 0,26 0,84 0,05 0,79 1,05 0,53 0,05 0,58 -0,09 54,15 18,48 49,53 263,750

20
MANİSA / YUNUSEMRE
Manisa Sosyal Bilimler
Lisesi

12A 19 28,53 8,58 26,38 3,26 1,16 2,97 2,47 1,79 2,03 3,79 0,84 3,58 3,47 0,53 3,34 11,16 2,26 10,59 0,06 0,69 -0,11 1,06 0,81 0,86 0,06 0,25 0,00 53,86 16,91 49,64 263,420

21 MANİSA / ŞEHZADELER
Manisa Lisesi 12A 29 23,28 8,34 21,19 2,36 1,04 2,10 1,75 1,29 1,43 2,71 0,86 2,50 3,14 0,57 3,00 17,57 4,57 16,43 0,86 1,97 0,37 1,38 1,90 0,91 0,66 0,97 0,41 53,71 21,51 48,34 259,690

22
MANİSA / YUNUSEMRE
Dündar Çiloğlu Anadolu
Lisesi

12A 37 22,19 9,57 19,80 2,78 0,97 2,54 1,76 1,41 1,41 2,92 0,49 2,80 2,95 0,76 2,76 16,27 4,70 15,09 1,32 1,95 0,84 1,54 2,24 0,98 1,43 1,27 1,11 53,16 23,36 47,33 258,550

23
MANİSA / YUNUSEMRE
Manisa Hasan Türek
Anadolu Lisesi

12A 30 22,17 10,67 19,50 2,60 1,07 2,33 1,67 1,40 1,32 2,77 0,87 2,55 3,07 0,73 2,88 0,03 0,00 0,03 15,57 5,47 14,20 1,37 2,53 0,73 1,43 2,90 0,71 1,97 2,07 1,45 52,65 27,71 45,70 252,890

24
MANİSA / YUNUSEMRE
Manisa Hasan Türek
Anadolu Lisesi

12G 27 25,22 10,70 22,55 3,15 1,19 2,85 1,81 2,04 1,31 3,41 0,74 3,22 3,41 0,70 3,23 11,30 3,44 10,44 0,36 1,48 -0,01 1,00 1,80 0,55 0,36 0,84 0,15 50,02 22,93 44,29 246,520

25
MANİSA / YUNUSEMRE
Dündar Çiloğlu Anadolu
Lisesi

12E 36 25,44 9,75 23,01 2,75 1,14 2,47 2,25 1,61 1,85 2,94 1,08 2,67 3,17 1,00 2,92 10,42 4,00 9,42 0,55 1,24 0,23 1,15 1,85 0,69 0,55 0,52 0,42 49,22 22,19 43,68 243,590

26 MANİSA / YUNUSEMRE
Halit Görgülü Anadolu Lisesi 12E 17 20,76 10,35 18,18 2,41 1,06 2,15 1,35 0,94 1,12 2,65 1,00 2,40 2,82 0,94 2,59 15,24 5,88 13,76 1,18 2,88 0,46 1,24 2,94 0,50 1,82 1,88 1,35 49,47 27,87 42,51 242,580



TYT İL ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

MANİSA TYT YÖN DENEME - 3  (1.OTURUM) 1401 5465

Sıra Okul Sınıf Kat.

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 22,94 10,66 20,27 2,65 1,24 2,34 1,81 1,63 1,40 2,76 0,93 2,52 2,91 0,89 2,69 0,01 0,01 0,01 13,41 4,59 12,27 1,25 1,95 0,76 1,56 2,11 1,03 1,25 1,02 0,99 50,55 25,03 44,28 244,310

İl Ortalaması 23,71 10,44 21,10 2,84 1,25 2,53 1,95 1,70 1,52 2,90 1,01 2,65 3,02 0,90 2,80 0,01 0,01 0,01 13,73 4,30 12,65 1,29 1,83 0,83 1,54 2,10 1,02 1,38 1,04 1,12 52,37 24,58 46,23 250,300

KATILIMLAR
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY TOP TÜR TAR1COĞ1FELDİNFLSMAT1FİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1FELDİNFLSMAT1FİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1FELDİNFLSMAT1FİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1FELDİNFLSMAT1FİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1FELDİNFLSMAT1FİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1FELDİNFLSMAT1FİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1FELDİNFLSMAT1FİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1FELDİNFLSMAT1FİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1FELDİNFLSMAT1FİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1FELDİNFLSMAT1FİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1FELDİNFLSMAT1FİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1FELDİNFLSMAT1FİZKİMBİYTOP
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Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



TYT İL ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

MANİSA TYT YÖN DENEME - 3  (1.OTURUM) 1401 5465

Sıra Okul Sınıf Kat.

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 22,94 10,66 20,27 2,65 1,24 2,34 1,81 1,63 1,40 2,76 0,93 2,52 2,91 0,89 2,69 0,01 0,01 0,01 13,41 4,59 12,27 1,25 1,95 0,76 1,56 2,11 1,03 1,25 1,02 0,99 50,55 25,03 44,28 244,310

İl Ortalaması 23,71 10,44 21,10 2,84 1,25 2,53 1,95 1,70 1,52 2,90 1,01 2,65 3,02 0,90 2,80 0,01 0,01 0,01 13,73 4,30 12,65 1,29 1,83 0,83 1,54 2,10 1,02 1,38 1,04 1,12 52,37 24,58 46,23 250,300

KATILIMLAR

27
MANİSA / ŞEHZADELER
Manisa Kız Anadolu İmam
Hatip Lisesi

12B 14 25,79 9,71 23,36 4,00 0,50 3,88 2,43 2,07 1,91 2,50 1,79 2,05 3,43 1,07 3,16 5,29 3,50 4,41 2,93 1,36 2,59 2,43 1,71 2,00 1,07 1,64 0,66 49,87 23,35 44,02 241,130

28
MANİSA / YUNUSEMRE
Dündar Çiloğlu Anadolu
Lisesi

12F 34 26,85 9,68 24,43 3,32 1,24 3,01 1,79 2,03 1,29 3,24 1,24 2,93 3,26 0,88 3,04 7,76 3,00 7,01 0,13 0,90 -0,10 1,00 1,13 0,72 0,00 0,29 -0,07 47,35 20,39 42,26 237,290

29
MANİSA / YUNUSEMRE
Dündar Çiloğlu Anadolu
Lisesi

12D 39 25,21 9,67 22,79 3,46 1,00 3,21 1,82 1,87 1,35 2,95 1,08 2,68 3,13 0,85 2,92 8,85 3,69 7,92 0,33 0,47 0,22 0,83 1,53 0,45 0,44 0,44 0,33 47,02 20,60 41,87 237,200

30 MANİSA / ŞEHZADELER
Manisa Lisesi 12D 29 23,52 11,24 20,71 2,86 1,45 2,50 2,38 1,90 1,91 3,14 0,83 2,93 3,28 0,72 3,09 9,55 3,69 8,63 0,21 0,63 0,05 0,68 1,21 0,38 0,11 0,68 -0,07 45,73 22,35 40,13 232,160

31
MANİSA / YUNUSEMRE
Manisa Hasan Türek
Anadolu Lisesi

12F 29 22,69 11,38 19,84 3,10 1,17 2,81 1,97 1,59 1,57 2,66 0,83 2,45 2,76 0,83 2,55 0,10 0,00 0,10 9,31 4,93 8,08 0,24 0,90 0,01 1,10 1,43 0,74 0,24 0,86 0,02 44,17 23,92 38,17 225,240

32 MANİSA / YUNUSEMRE
Halit Görgülü Anadolu Lisesi 12F 16 17,75 12,00 14,75 3,07 1,00 2,82 2,13 1,80 1,68 1,87 1,33 1,53 2,40 1,07 2,13 14,06 5,94 12,58 1,20 3,40 0,35 1,27 3,27 0,45 1,67 2,60 1,02 45,42 32,41 37,31 223,600

33
MANİSA / YUNUSEMRE
Dündar Çiloğlu Anadolu
Lisesi Dil Sınıfı

11H 28 25,07 10,21 22,52 2,93 1,36 2,59 1,64 2,36 1,05 3,32 1,11 3,04 3,11 0,93 2,88 5,07 2,26 4,51 0,26 0,78 0,07 0,65 1,13 0,37 0,09 0,39 -0,01 42,14 20,53 37,02 219,270

34 MANİSA / ŞEHZADELER
Manisa Lisesi 12M 14 24,07 9,50 21,70 3,43 1,21 3,12 1,93 2,07 1,41 2,21 1,57 1,82 2,43 0,93 2,20 5,77 2,38 5,17 0,11 1,33 -0,22 1,00 0,67 0,83 0,22 0,22 0,17 41,17 19,88 36,20 215,590

35 MANİSA / YUNUSEMRE
Halit Görgülü Anadolu Lisesi 12A 28 22,36 12,14 19,32 3,25 1,11 2,97 2,25 2,04 1,74 2,68 1,14 2,39 2,82 1,07 2,55 7,11 5,29 5,79 0,18 0,91 -0,05 0,86 1,55 0,48 0,18 0,77 -0,01 41,69 26,02 35,18 214,850

36
MANİSA / ŞEHZADELER
Manisa Kız Anadolu İmam
Hatip Lisesi

12A 18 23,83 10,11 21,31 2,44 1,17 2,15 1,72 1,83 1,26 2,67 0,72 2,49 3,44 0,78 3,25 6,00 5,06 4,74 0,31 1,23 0,00 0,77 1,69 0,35 0,15 0,38 0,06 41,33 22,97 35,61 214,420

37 MANİSA / ŞEHZADELER
Manisa Lisesi 12E 23 21,13 12,26 18,07 2,91 1,43 2,55 2,57 1,74 2,13 2,35 1,09 2,08 2,91 0,91 2,68 7,57 5,22 6,26 0,45 0,60 0,30 0,65 1,35 0,31 0,05 0,35 -0,04 40,59 24,95 34,34 212,480

38 MANİSA / ŞEHZADELER
Manisa Lisesi 12B 17 17,82 10,53 15,19 2,31 1,13 2,03 1,69 1,50 1,31 2,06 0,81 1,86 2,44 1,13 2,16 11,06 5,06 9,79 0,69 2,88 -0,03 1,69 1,75 1,25 0,75 1,06 0,48 40,51 25,85 34,04 211,860

39 MANİSA / YUNUSEMRE
Halit Görgülü Anadolu Lisesi 12D 14 19,64 11,64 16,73 2,57 0,86 2,36 1,43 1,29 1,11 2,57 1,14 2,29 2,36 0,71 2,18 7,43 3,93 6,45 0,36 0,82 0,16 0,82 1,27 0,50 0,00 0,55 -0,14 37,18 22,21 31,64 203,830



TYT İL ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

MANİSA TYT YÖN DENEME - 3  (1.OTURUM) 1401 5465

Sıra Okul Sınıf Kat.

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 22,94 10,66 20,27 2,65 1,24 2,34 1,81 1,63 1,40 2,76 0,93 2,52 2,91 0,89 2,69 0,01 0,01 0,01 13,41 4,59 12,27 1,25 1,95 0,76 1,56 2,11 1,03 1,25 1,02 0,99 50,55 25,03 44,28 244,310

İl Ortalaması 23,71 10,44 21,10 2,84 1,25 2,53 1,95 1,70 1,52 2,90 1,01 2,65 3,02 0,90 2,80 0,01 0,01 0,01 13,73 4,30 12,65 1,29 1,83 0,83 1,54 2,10 1,02 1,38 1,04 1,12 52,37 24,58 46,23 250,300

KATILIMLAR
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Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



TYT İL ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

MANİSA TYT YÖN DENEME - 3  (1.OTURUM) 1401 5465

Sıra Okul Sınıf Kat.

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 22,94 10,66 20,27 2,65 1,24 2,34 1,81 1,63 1,40 2,76 0,93 2,52 2,91 0,89 2,69 0,01 0,01 0,01 13,41 4,59 12,27 1,25 1,95 0,76 1,56 2,11 1,03 1,25 1,02 0,99 50,55 25,03 44,28 244,310

İl Ortalaması 23,71 10,44 21,10 2,84 1,25 2,53 1,95 1,70 1,52 2,90 1,01 2,65 3,02 0,90 2,80 0,01 0,01 0,01 13,73 4,30 12,65 1,29 1,83 0,83 1,54 2,10 1,02 1,38 1,04 1,12 52,37 24,58 46,23 250,300

KATILIMLAR

40 MANİSA / YUNUSEMRE
Halit Görgülü Anadolu Lisesi 12C 26 20,96 13,58 17,57 2,85 1,35 2,51 1,88 2,15 1,35 2,73 1,54 2,35 2,77 1,35 2,43 0,19 0,12 0,16 6,25 5,08 4,98 0,42 2,00 -0,08 1,16 2,11 0,63 0,32 0,89 0,09 39,53 30,17 31,99 202,460

41
MANİSA / SARUHANLI
Mehmet Akif Ersoy Anadolu
Lisesi

12C 11 21,64 13,64 18,23 2,45 1,73 2,02 2,00 2,36 1,41 2,82 1,45 2,45 3,00 1,27 2,68 3,20 2,50 2,58 0,60 0,60 0,45 1,20 1,60 0,80 0,10 0,60 -0,05 37,01 25,75 30,57 197,120

42 MANİSA / ŞEHZADELER
Manisa Lisesi 12N 15 20,93 11,53 18,05 2,73 1,20 2,43 1,73 2,33 1,15 1,80 1,07 1,53 2,13 1,33 1,80 4,00 2,14 3,46 0,07 1,14 -0,21 1,07 1,00 0,82 0,07 0,29 0,00 34,53 22,03 29,03 193,090

43
MANİSA / SARUHANLI
Mehmet Akif Ersoy Anadolu
Lisesi

12A 22 19,18 12,23 16,12 1,67 1,10 1,39 0,90 1,24 0,60 1,95 1,14 1,67 2,38 1,05 2,12 6,45 5,14 5,17 0,48 2,76 -0,21 1,29 2,81 0,58 1,19 1,52 0,81 35,49 28,99 28,25 191,440

44 MANİSA / YUNUSEMRE
Halit Görgülü Anadolu Lisesi 12B 26 18,40 15,08 14,63 2,44 1,76 2,00 1,48 2,60 0,83 1,84 1,84 1,38 2,24 1,36 1,90 0,04 0,00 0,04 6,91 4,91 5,68 0,31 1,77 -0,13 0,77 1,92 0,29 0,38 1,38 0,04 34,81 32,62 26,66 185,120

45 MANİSA / ŞEHZADELER
Manisa Lisesi 12C 21 15,10 12,00 12,10 1,79 0,89 1,57 1,32 1,63 0,91 1,53 1,00 1,28 1,58 0,89 1,36 9,24 5,90 7,76 0,56 1,94 0,07 1,17 1,83 0,71 0,33 1,28 0,01 32,62 27,36 25,77 184,300

46 MANİSA / ŞEHZADELER
Manisa Lisesi 12K 21 17,10 12,65 13,94 2,42 1,58 2,03 2,00 1,42 1,64 2,47 1,21 2,17 2,63 1,00 2,38 0,05 0,00 0,05 3,38 2,56 2,73 0,20 0,60 0,05 0,67 1,27 0,35 0,13 0,53 0,00 31,05 22,82 25,34 178,410

47
MANİSA / YUNUSEMRE
Halit Görgülü Anadolu Lisesi
Dil Sınıfı

11D 17 20,94 15,94 16,96 1,94 2,53 1,31 1,12 2,76 0,43 2,35 2,12 1,82 2,47 1,76 2,03 3,82 8,47 1,71 0,40 3,33 -0,43 0,73 2,67 0,07 0,47 1,33 0,13 34,24 40,91 24,03 177,350

48
MANİSA / SARUHANLI
Mehmet Akif Ersoy Anadolu
Lisesi

12D 4 19,75 18,50 15,12 3,25 1,75 2,81 0,75 3,25 -0,06 2,75 2,25 2,19 3,00 1,75 2,56 1,67 2,67 1,00 0,00 2,00 -0,50 1,00 1,00 0,75 32,17 33,17 23,87 174,880

49 MANİSA / ŞEHZADELER
Manisa Lisesi Dil Sınıf 11M 13 18,85 14,00 15,35 1,62 1,92 1,13 1,00 2,38 0,40 2,62 1,77 2,17 2,23 1,38 1,88 2,83 2,67 2,17 0,00 2,80 -0,70 1,10 1,80 0,65 0,30 0,60 0,15 30,55 29,32 23,20 174,220

50
MANİSA / SARUHANLI
Mehmet Akif Ersoy Anadolu
Lisesi

12B 24 17,96 15,63 14,05 2,46 1,58 2,06 1,71 1,79 1,26 2,04 1,29 1,72 2,42 1,25 2,10 0,00 0,04 -0,01 2,58 3,00 1,83 0,38 1,56 -0,02 0,88 1,94 0,39 0,13 0,44 0,02 30,56 28,52 23,40 173,530

51 MANİSA / ŞEHZADELER
Manisa Lisesi 12H 17 15,24 12,06 12,22 2,12 1,41 1,76 2,12 1,18 1,82 1,47 0,94 1,24 2,12 1,29 1,79 4,81 3,94 3,83 0,00 0,90 -0,22 0,40 1,00 0,15 0,00 0,40 -0,10 28,28 23,12 22,49 173,140

52 MANİSA / ŞEHZADELER
Manisa Lisesi 12G 20 15,20 12,35 12,11 2,30 1,65 1,89 1,40 2,10 0,88 1,80 1,25 1,49 2,65 1,00 2,40 3,78 4,33 2,69 0,47 2,00 -0,03 0,87 1,60 0,47 0,07 0,47 -0,05 28,54 26,75 21,85 169,610



TYT İL ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

MANİSA TYT YÖN DENEME - 3  (1.OTURUM) 1401 5465

Sıra Okul Sınıf Kat.

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 22,94 10,66 20,27 2,65 1,24 2,34 1,81 1,63 1,40 2,76 0,93 2,52 2,91 0,89 2,69 0,01 0,01 0,01 13,41 4,59 12,27 1,25 1,95 0,76 1,56 2,11 1,03 1,25 1,02 0,99 50,55 25,03 44,28 244,310

İl Ortalaması 23,71 10,44 21,10 2,84 1,25 2,53 1,95 1,70 1,52 2,90 1,01 2,65 3,02 0,90 2,80 0,01 0,01 0,01 13,73 4,30 12,65 1,29 1,83 0,83 1,54 2,10 1,02 1,38 1,04 1,12 52,37 24,58 46,23 250,300

KATILIMLAR

DERS BAŞARILARINA GÖRE KIYASLAMA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY TOP TÜR TAR1COĞ1FELDİNFLSMAT1FİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1FELDİNFLSMAT1FİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1FELDİNFLSMAT1FİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1FELDİNFLSMAT1FİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1FELDİNFLSMAT1FİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1FELDİNFLSMAT1FİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1FELDİNFLSMAT1FİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1FELDİNFLSMAT1FİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1FELDİNFLSMAT1FİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1FELDİNFLSMAT1FİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1FELDİNFLSMAT1FİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1FELDİNFLSMAT1FİZKİMBİYTOP
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Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



TYT İL ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

MANİSA TYT YÖN DENEME - 3  (1.OTURUM) 1401 5465

Sıra Okul Sınıf Kat.

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 22,94 10,66 20,27 2,65 1,24 2,34 1,81 1,63 1,40 2,76 0,93 2,52 2,91 0,89 2,69 0,01 0,01 0,01 13,41 4,59 12,27 1,25 1,95 0,76 1,56 2,11 1,03 1,25 1,02 0,99 50,55 25,03 44,28 244,310

İl Ortalaması 23,71 10,44 21,10 2,84 1,25 2,53 1,95 1,70 1,52 2,90 1,01 2,65 3,02 0,90 2,80 0,01 0,01 0,01 13,73 4,30 12,65 1,29 1,83 0,83 1,54 2,10 1,02 1,38 1,04 1,12 52,37 24,58 46,23 250,300

KATILIMLAR

53 MANİSA / ŞEHZADELER
Manisa Lisesi 12F 25 16,13 14,04 12,62 2,12 1,44 1,76 1,48 2,12 0,95 1,52 1,12 1,24 2,32 1,12 2,04 0,08 0,12 0,05 3,50 3,65 2,59 0,00 1,19 -0,30 1,00 1,75 0,56 0,13 0,56 -0,02 28,28 27,11 21,49 165,490

54 MANİSA / ŞEHZADELER
Manisa Lisesi 12L 10 18,50 14,00 15,00 2,20 2,00 1,70 0,90 2,40 0,30 1,80 2,10 1,27 2,30 1,60 1,90 2,11 6,56 0,47 0,20 2,20 -0,35 0,60 2,80 -0,10 0,40 1,40 0,05 29,01 35,06 20,24 165,030

55 MANİSA / ŞEHZADELER
Manisa Lisesi 12İ 15 16,07 15,13 12,28 2,20 1,47 1,83 1,40 1,67 0,98 1,60 0,87 1,38 2,20 1,00 1,95 0,07 0,27 0,00 2,25 3,25 1,44 0,18 0,55 0,05 0,27 1,82 -0,18 0,09 0,27 0,02 26,33 26,30 19,75 162,650

56
MANİSA / SARUHANLI
Mehmet Akif Ersoy Anadolu
Lisesi

12 2 14,00 21,50 8,62 3,00 1,50 2,62 1,50 2,50 0,88 2,00 2,00 1,50 3,00 1,00 2,75 3,50 5,00 2,25 0,00 2,00 -0,50 27,00 35,50 18,12 159,880

57
MANİSA / ŞEHZADELER
Manisa Kız Anadolu İmam
Hatip Lisesi

12C 19 16,26 14,47 12,64 1,42 1,37 1,08 0,84 1,53 0,46 1,16 1,53 0,78 2,42 1,32 2,09 0,00 0,11 -0,03 2,61 6,22 1,06 0,44 1,31 0,11 0,88 1,69 0,45 0,13 0,63 -0,03 26,16 30,18 18,61 159,100

58
MANİSA / ŞEHZADELER
Manisa Kız Anadolu İmam
Hatip Lisesi

12D 21 14,62 18,67 9,95 1,48 2,71 0,80 1,19 2,86 0,48 1,81 2,48 1,19 2,38 1,38 2,04 0,00 0,10 -0,02 4,23 7,46 2,37 0,73 1,40 0,38 0,47 2,60 -0,18 0,47 1,20 0,17 27,38 40,86 17,18 152,110

59
MANİSA / SARUHANLI
Mehmet Akif Ersoy Anadolu
Lisesi

12 11,67 16,00 7,67 2,00 1,00 1,75 1,67 1,00 1,42 1,33 1,67 0,92 2,00 0,33 1,92 0,67 0,00 0,67 4,00 10,00 1,50 0,50 2,00 0,00 0,50 1,50 0,12 0,00 1,00 -0,25 24,34 34,50 15,72 151,040

60 MANİSA / ŞEHZADELER
Manisa Lisesi Dil Sınıf 11N 28 11,12 10,46 8,50 1,48 1,04 1,22 0,64 1,36 0,30 1,56 1,28 1,24 1,68 1,60 1,28 3,78 3,26 2,97 0,50 1,43 0,14 0,79 1,50 0,41 0,21 0,43 0,11 21,76 22,36 16,17 150,300

61 MANİSA / ŞEHZADELER
Manisa Lisesi Dil Sınıf 11L 23 14,61 17,35 10,27 1,70 2,78 1,00 1,39 2,70 0,72 1,57 1,78 1,12 1,61 1,39 1,26 1,94 3,76 1,00 0,27 2,93 -0,47 0,73 2,33 0,15 0,07 0,60 -0,08 23,89 35,62 14,97 150,250

62
MANİSA / ŞEHZADELER
Kız İmam Hatip Lisesi Dil
Sınıfı

11E 17 13,12 22,59 7,47 1,35 2,82 0,65 1,06 3,06 0,29 1,35 2,53 0,72 2,65 2,06 2,13 3,87 13,67 0,45 0,69 4,08 -0,33 1,08 3,54 0,19 0,46 2,31 -0,12 25,63 56,66 11,45 138,790

63 MANİSA / ŞEHZADELER
Manisa Lisesi Dil Sınıf 11F 1 6,00 9,00 3,75 2,00 1,00 1,75 2,00 8,00 0,00 1,00 4,00 0,00 11,00 22,00 5,50 117,470

64 MANİSA / YUNUSEMRE
ElitTest Eğitim Kurumu (VİP) -MA 4 6,75 30,75 -0,94 0,25 4,50 -0,88 0,00 4,50 -1,12 0,75 4,25 -0,31 2,00 3,00 1,25 8,75 22,25 3,19 1,25 4,25 0,19 0,00 5,75 -1,44 1,00 4,75 -0,19 20,75 84,00 -0,25 114,660

65 MANİSA / YUNUSEMRE
ElitTest Eğitim Kurumu (VİP) -MB 2 6,00 22,50 0,38 0,00 5,00 -1,25 0,00 4,00 -1,00 0,50 1,50 0,12 1,00 3,50 0,12 4,50 14,50 0,88 1,00 3,00 0,25 0,00 4,00 -1,00 0,50 4,00 -0,50 13,50 62,00 -2,00 107,250



TYT İL ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

MANİSA TYT YÖN DENEME - 3  (1.OTURUM) 1401 5465

Sıra Okul Sınıf Kat.

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 22,94 10,66 20,27 2,65 1,24 2,34 1,81 1,63 1,40 2,76 0,93 2,52 2,91 0,89 2,69 0,01 0,01 0,01 13,41 4,59 12,27 1,25 1,95 0,76 1,56 2,11 1,03 1,25 1,02 0,99 50,55 25,03 44,28 244,310

İl Ortalaması 23,71 10,44 21,10 2,84 1,25 2,53 1,95 1,70 1,52 2,90 1,01 2,65 3,02 0,90 2,80 0,01 0,01 0,01 13,73 4,30 12,65 1,29 1,83 0,83 1,54 2,10 1,02 1,38 1,04 1,12 52,37 24,58 46,23 250,300

KATILIMLAR

DERS BAŞARILARINA GÖRE KIYASLAMA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY TOP TÜR TAR1COĞ1FELDİNFLSMAT1FİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1FELDİNFLSMAT1FİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1FELDİNFLSMAT1FİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1FELDİNFLSMAT1FİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1FELDİNFLSMAT1FİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1FELDİNFLSMAT1FİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1FELDİNFLSMAT1FİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1FELDİNFLSMAT1FİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1FELDİNFLSMAT1FİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1FELDİNFLSMAT1FİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1FELDİNFLSMAT1FİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1FELDİNFLSMAT1FİZKİMBİYTOP
12F (53) 12L (54) 12İ (55) 12 (56) 12C (57) 12D (58) Sınıf/Şube Kodlanmamış (59) 11N (60) 11L (61) 11E (62) 11F (63) -MA (64) -MB (65)
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Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



TYT İL ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

MANİSA TYT YÖN DENEME - 3  (1.OTURUM) 1401 5465

Sıra Okul Sınıf Kat.

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 22,94 10,66 20,27 2,65 1,24 2,34 1,81 1,63 1,40 2,76 0,93 2,52 2,91 0,89 2,69 0,01 0,01 0,01 13,41 4,59 12,27 1,25 1,95 0,76 1,56 2,11 1,03 1,25 1,02 0,99 50,55 25,03 44,28 244,310

İl Ortalaması 23,71 10,44 21,10 2,84 1,25 2,53 1,95 1,70 1,52 2,90 1,01 2,65 3,02 0,90 2,80 0,01 0,01 0,01 13,73 4,30 12,65 1,29 1,83 0,83 1,54 2,10 1,02 1,38 1,04 1,12 52,37 24,58 46,23 250,300

KATILIMLAR

66
MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL HEDEF ETÜT  KURS
MERKEZİ

12C 1 9,00 28,00 2,00 0,00 5,00 -1,25 0,00 5,00 -1,25 3,00 2,00 2,50 0,00 5,00 -1,25 1,00 0,00 1,00 2,00 5,00 0,75 0,00 5,00 -1,25 15,00 55,00 1,25 104,610

67 MANİSA / YUNUSEMRE
ElitTest Eğitim Kurumu (VİP) 12 2 1,00 14,00 -2,50 0,00 1,00 -0,25 0,50 3,00 -0,25 0,50 0,00 0,50 0,50 0,50 0,38 3,00 11,00 0,25 1,00 1,50 0,62 0,00 1,00 -0,25 6,50 32,00 -1,50 104,380

68 MANİSA / YUNUSEMRE
ElitTest Eğitim Kurumu (VİP) -M 11 4,91 26,64 -1,75 0,36 3,45 -0,50 0,36 3,18 -0,43 0,55 3,00 -0,20 1,18 3,18 0,39 5,27 14,73 1,59 1,20 3,00 0,45 0,60 3,40 -0,25 0,60 3,10 -0,18 15,03 63,68 -0,88 103,330

69 MANİSA / YUNUSEMRE
ElitTest Eğitim Kurumu (VİP) 9 5,22 26,89 -1,50 0,22 3,44 -0,64 0,44 3,44 -0,42 0,78 2,22 0,22 1,11 2,44 0,50 3,89 12,22 0,83 1,00 3,63 0,09 0,38 3,00 -0,38 0,75 2,38 0,16 13,79 59,66 -1,14 102,570

70
MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL HEDEF ETÜT  KURS
MERKEZİ

12 14 5,64 28,36 -1,45 0,21 3,21 -0,59 0,43 3,36 -0,41 0,43 3,43 -0,43 1,07 3,29 0,25 2,33 8,75 0,15 1,22 2,89 0,50 0,78 2,44 0,17 0,67 2,56 0,03 12,78 58,29 -1,78 101,170

71 MANİSA / YUNUSEMRE
ElitTest Eğitim Kurumu (VİP) -MD 1 3,00 20,00 -2,00 0,00 1,00 -0,25 9,00 18,00 4,50 0,00 5,00 -1,25 0,00 7,00 -1,75 1,00 5,00 -0,25 13,00 56,00 -1,00 100,320

72
MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL HEDEF ETÜT  KURS
MERKEZİ

20 4,45 23,70 -1,48 0,32 3,42 -0,54 0,47 3,42 -0,38 0,79 2,47 0,17 1,21 2,63 0,55 0,11 0,32 0,03 2,67 9,28 0,35 1,29 3,41 0,44 0,18 2,76 -0,51 0,59 2,35 0,00 12,08 53,76 -1,37 99,910

73
MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL HEDEF ETÜT  KURS
MERKEZİ

-MH 2 4,00 20,50 -1,12 0,50 1,50 0,12 1,00 2,50 0,38 0,00 2,00 -0,50 0,00 1,50 -0,38 3,00 11,50 0,12 1,50 3,00 0,75 0,00 2,50 -0,62 0,50 1,00 0,25 10,50 46,00 -1,00 99,770

74 MANİSA / YUNUSEMRE
ElitTest Eğitim Kurumu (VİP) 12A 4 2,25 17,50 -2,12 0,00 3,00 -0,75 0,00 3,50 -0,88 0,25 1,75 -0,19 1,25 1,25 0,94 1,75 7,25 -0,06 1,00 0,25 0,94 0,25 1,00 0,00 0,25 2,25 -0,31 7,00 37,75 -2,43 98,580

75
MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL HEDEF ETÜT  KURS
MERKEZİ

-M 9 4,78 25,67 -1,64 0,22 3,67 -0,69 0,33 3,22 -0,47 0,44 3,22 -0,36 0,56 3,11 -0,22 3,33 14,78 -0,36 1,17 4,00 0,17 0,50 3,33 -0,33 0,83 3,17 0,04 12,16 64,17 -3,86 95,890

76
MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL HEDEF ETÜT  KURS
MERKEZİ

12G 1 6,00 28,00 -1,00 1,00 4,00 0,00 0,00 4,00 -1,00 1,00 4,00 0,00 1,00 4,00 0,00 1,00 2,00 0,50 10,00 46,00 -1,50 95,520

77
MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL HEDEF ETÜT  KURS
MERKEZİ

12F 1 3,00 27,00 -3,75 3,00 21,00 -2,25 1,00 6,00 -0,50 0,00 4,00 -1,00 0,00 4,00 -1,00 7,00 62,00 -8,50



TYT İL ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

MANİSA TYT YÖN DENEME - 3  (1.OTURUM) 1401 5465

Sıra Okul Sınıf Kat.

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 22,94 10,66 20,27 2,65 1,24 2,34 1,81 1,63 1,40 2,76 0,93 2,52 2,91 0,89 2,69 0,01 0,01 0,01 13,41 4,59 12,27 1,25 1,95 0,76 1,56 2,11 1,03 1,25 1,02 0,99 50,55 25,03 44,28 244,310

İl Ortalaması 23,71 10,44 21,10 2,84 1,25 2,53 1,95 1,70 1,52 2,90 1,01 2,65 3,02 0,90 2,80 0,01 0,01 0,01 13,73 4,30 12,65 1,29 1,83 0,83 1,54 2,10 1,02 1,38 1,04 1,12 52,37 24,58 46,23 250,300
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Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.
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